
SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
ABDULKADİR GÜLDALSİN

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 132.473 202.382 6 6 6 6 1230
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 21 3.75
T.SOSYAL 30 10 18 5.50
T.TARİH 14 6 6 4.50
T.COĞRAFYA 11 1 10 0.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 3 2 2.50
T.MATEMATİK 30 6 24 0.00
T.FEN 30 5 18 0.50
T.FİZİK 10 4 6 2.50
T.KİMYA 10 0 6 0.00
T.BİYOLOJİ 10 1 6 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C Sözcükte Anlam
2 B+B Sözcükte Anlam
3 A+A Cümlede Anlam
4 E+E Dede Korkut Hikayeleri
5 B-c Cümlede Anlam
6 A-b Cümlede Anlam
7 D+D Cümlede Anlam
8 D-a Paragraf Yapısı
9 E-c Paragrafta Anlam

10 A-e İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-d Geçiş Dönemi Eserleri
12 D-b Divan Edebiyatı
13 E-a Halk Edebiyatı
14 E+E Hikaye
15 D+D İsim
16 B-c İsim
17 C-b İsim
18 A+A Eylemsi
19 D-e Eylemsi
20 B-c Eylemsi
21 A-d Eylemsi
22 C-b Eylemsi
23 C+C İsim
24 D-e İsim
25 C-d İsim
26 B-a İsim
27 E-b İsim
28 E-c Ek Eylem
29 A-e Yazım Kuralları
30 C-d Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C+C Selçuklu Türkiyesi
2 D+D Selçuklu Türkiyesi
3 E  Beylikten Devlete
4 A+A Beylikten Devlete
5 C  Beylikten Devlete
6 B-c Beylikten Devlete
7 D+D Beylikten Devlete
8 A+A Beylikten Devlete
9 A-b Beylikten Devlete

10 A-c Beylikten Devlete
11 B-d Beylikten Devlete
12 C-b Beylikten Devlete
13 E-c Beylikten Devlete
14 D+D Beylikten Devlete
15 B-a Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E-b Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-b İç Kuvvetler
18 C-b Jeolojik Zamanlar
19 D+D Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E-a Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B-e İç Kuvvetler
23 C-d İç Kuvvetler
24 A-b Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C-d Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A+A Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-c Başlıca İbadetler: Namaz
28 D+D Zekat
29 B+B Hac
30 E-a İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C Kombinasyon
2 D-a Permütasyon
3 D-b Permütasyon
4 A-d Kombinasyon
5 E+E Permütasyon
6 A-b Sayma
7 C-a Sayma
8 E+E Kombinasyon
9 A-c Binom

10 E-d Binom
11 D-b Olasılık
12 B-a Olasılık
13 A-b Fonksiyon
14 B-c Fonksiyon
15 B-e Fonksiyon
16 D+D Fonksiyon
17 A-c Fonksiyon
18 C-b Fonksiyon
19 E-a Fonksiyon
20 C-e Fonksiyon
21 D-b Fonksiyon
22 B-c Fonksiyon
23 E-d Fonksiyon
24 C-a Fonksiyon
25 A-b Fonksiyon
26 A+A Fonksiyon
27 B-d Fonksiyon
28 E-b Fonksiyon
29 D-a Fonksiyon
30 C+C Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E+E Elektrik ve Manyetizma
2 D-c Elektrik ve Manyetizma
3 B+B Elektrik ve Manyetizma
4 D+D Elektrik ve Manyetizma
5 D-a Katı Basıncı
6 B-e Katı Basıncı
7 B-c Sıvı Basıncı
8 D+D Sıvı Basıncı
9 B-a Sıvı Basıncı

10 A-b Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B-d Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C-e Sabit Oranlar Yasası
13 E-b Katlı Oranlar Kanunu
14 D-c Katlı Oranlar Kanunu
15 D-a Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E  Kimyasal Tepkime Türleri
18 A  Kimyasal Tepkime Türleri
19 C-d Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E+E Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E-b Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B-d Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
ANIL İLHAN

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 102 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 144.160 202.382 3 3 3 3 1139
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 22 2.50
T.SOSYAL 30 10 18 5.50
T.TARİH 14 5 9 2.75
T.COĞRAFYA 11 3 6 1.50
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 2 3 1.25
T.MATEMATİK 30 5 3 4.25
T.FEN 30 1 0 1.00
T.FİZİK 10 1 0 1.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C Sözcükte Anlam
2 B-c Sözcükte Anlam
3 A+A Cümlede Anlam
4 E+E Dede Korkut Hikayeleri
5 B-a Cümlede Anlam
6 A+A Cümlede Anlam
7 D+D Cümlede Anlam
8 D-a Paragraf Yapısı
9 E-d Paragrafta Anlam

10 A-b İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-e Geçiş Dönemi Eserleri
12 D-e Divan Edebiyatı
13 E+E Halk Edebiyatı
14 E-a Hikaye
15 D-a İsim
16 B+B İsim
17 C+C İsim
18 A-b Eylemsi
19 D-c Eylemsi
20 B-e Eylemsi
21 A-b Eylemsi
22 C-a Eylemsi
23 C-b İsim
24 D-e İsim
25 C-e İsim
26 B-a İsim
27 E-d İsim
28 E-a Ek Eylem
29 A-c Yazım Kuralları
30 C-e Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C-d Selçuklu Türkiyesi
2 D+D Selçuklu Türkiyesi
3 E-c Beylikten Devlete
4 A+A Beylikten Devlete
5 C-a Beylikten Devlete
6 B-d Beylikten Devlete
7 D+D Beylikten Devlete
8 A-d Beylikten Devlete
9 A+A Beylikten Devlete

10 A-c Beylikten Devlete
11 B-d Beylikten Devlete
12 C-a Beylikten Devlete
13 E+E Beylikten Devlete
14 D-b Beylikten Devlete
15 B+B Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E-c Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E  İç Kuvvetler
18 C-d Jeolojik Zamanlar
19 D-e Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B-a İç Kuvvetler
23 C+C İç Kuvvetler
24 A  Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C-b Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A-e Başlıca İbadetler: Namaz
27 D+D Başlıca İbadetler: Namaz
28 D-e Zekat
29 B-a Hac
30 E+E İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C  Kombinasyon
2 D  Permütasyon
3 D  Permütasyon
4 A  Kombinasyon
5 E  Permütasyon
6 A  Sayma
7 C  Sayma
8 E  Kombinasyon
9 A  Binom

10 E  Binom
11 D  Olasılık
12 B-a Olasılık
13 A  Fonksiyon
14 B  Fonksiyon
15 B+B Fonksiyon
16 D-c Fonksiyon
17 A+A Fonksiyon
18 C+C Fonksiyon
19 E+E Fonksiyon
20 C  Fonksiyon
21 D+D Fonksiyon
22 B  Fonksiyon
23 E-a Fonksiyon
24 C  Fonksiyon
25 A  Fonksiyon
26 A  Fonksiyon
27 B  Fonksiyon
28 E  Fonksiyon
29 D  Fonksiyon
30 C  Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E  Elektrik ve Manyetizma
2 D  Elektrik ve Manyetizma
3 B  Elektrik ve Manyetizma
4 D+D Elektrik ve Manyetizma
5 D  Katı Basıncı
6 B  Katı Basıncı
7 B  Sıvı Basıncı
8 D  Sıvı Basıncı
9 B  Sıvı Basıncı

10 A  Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C  Sabit Oranlar Yasası
13 E  Katlı Oranlar Kanunu
14 D  Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E  Kimyasal Tepkime Türleri
18 A  Kimyasal Tepkime Türleri
19 C  Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E  Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D  Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
AEYZA  BAYSAL

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 104 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 111.670 202.382 15 15 15 15 1399
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 17 2.75
T.SOSYAL 30 2 13 0.00
T.TARİH 14 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 11 1 4 0.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 0 6 0.00
T.FEN 30 2 5 0.75
T.FİZİK 10 0 2 0.00
T.KİMYA 10 0 1 0.00
T.BİYOLOJİ 10 2 2 1.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C Sözcükte Anlam
2 B-c Sözcükte Anlam
3 A+A Cümlede Anlam
4 E+E Dede Korkut Hikayeleri
5 B-a Cümlede Anlam
6 A+A Cümlede Anlam
7 D  Cümlede Anlam
8 D  Paragraf Yapısı
9 E  Paragrafta Anlam

10 A-b İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-e Geçiş Dönemi Eserleri
12 D-e Divan Edebiyatı
13 E+E Halk Edebiyatı
14 E+E Hikaye
15 D-c İsim
16 B-c İsim
17 C+C İsim
18 A-c Eylemsi
19 D-c Eylemsi
20 B-d Eylemsi
21 A-c Eylemsi
22 C  Eylemsi
23 C-e İsim
24 D-a İsim
25 C-a İsim
26 B-a İsim
27 E-a İsim
28 E-c Ek Eylem
29 A  Yazım Kuralları
30 C  Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C-d Selçuklu Türkiyesi
2 D+D Selçuklu Türkiyesi
3 E-c Beylikten Devlete
4 A-e Beylikten Devlete
5 C  Beylikten Devlete
6 B  Beylikten Devlete
7 D  Beylikten Devlete
8 A-c Beylikten Devlete
9 A  Beylikten Devlete

10 A-c Beylikten Devlete
11 B  Beylikten Devlete
12 C-a Beylikten Devlete
13 E-a Beylikten Devlete
14 D  Beylikten Devlete
15 B-d Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E-c Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E  İç Kuvvetler
18 C  Jeolojik Zamanlar
19 D  Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E  Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B  İç Kuvvetler
23 C-e İç Kuvvetler
24 A  Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C-b Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A  Başlıca İbadetler: Namaz
27 D  Başlıca İbadetler: Namaz
28 D-b Zekat
29 B-e Hac
30 E  İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C  Kombinasyon
2 D  Permütasyon
3 D  Permütasyon
4 A  Kombinasyon
5 E  Permütasyon
6 A  Sayma
7 C-e Sayma
8 E  Kombinasyon
9 A  Binom

10 E  Binom
11 D  Olasılık
12 B-a Olasılık
13 A-d Fonksiyon
14 B  Fonksiyon
15 B  Fonksiyon
16 D  Fonksiyon
17 A  Fonksiyon
18 C  Fonksiyon
19 E  Fonksiyon
20 C  Fonksiyon
21 D-c Fonksiyon
22 B-c Fonksiyon
23 E  Fonksiyon
24 C  Fonksiyon
25 A-b Fonksiyon
26 A  Fonksiyon
27 B  Fonksiyon
28 E  Fonksiyon
29 D  Fonksiyon
30 C  Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E  Elektrik ve Manyetizma
2 D  Elektrik ve Manyetizma
3 B-d Elektrik ve Manyetizma
4 D  Elektrik ve Manyetizma
5 D  Katı Basıncı
6 B  Katı Basıncı
7 B  Sıvı Basıncı
8 D  Sıvı Basıncı
9 B  Sıvı Basıncı

10 A-c Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C  Sabit Oranlar Yasası
13 E-a Katlı Oranlar Kanunu
14 D  Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E  Kimyasal Tepkime Türleri
18 A  Kimyasal Tepkime Türleri
19 C  Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E  Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B+B Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D  Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E+E Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
HAVVA ŞEN

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 121 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 123.316 202.382 12 12 12 12 1308
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 19 1.25
T.SOSYAL 30 8 20 3.00
T.TARİH 14 2 11 0.00
T.COĞRAFYA 11 5 6 3.50
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 3 26 0.00
T.FEN 30 7 17 2.75
T.FİZİK 10 3 7 1.25
T.KİMYA 10 3 1 2.75
T.BİYOLOJİ 10 1 9 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a Sözcükte Anlam
2 B-c Sözcükte Anlam
3 A+A Cümlede Anlam
4 E+E Dede Korkut Hikayeleri
5 B-d Cümlede Anlam
6 A-c Cümlede Anlam
7 D-b Cümlede Anlam
8 D-e Paragraf Yapısı
9 E-d Paragrafta Anlam

10 A-c İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-e Geçiş Dönemi Eserleri
12 D-e Divan Edebiyatı
13 E-b Halk Edebiyatı
14 E  Hikaye
15 D-e İsim
16 B-a İsim
17 C+C İsim
18 A-d Eylemsi
19 D-c Eylemsi
20 B+B Eylemsi
21 A+A Eylemsi
22 C  Eylemsi
23 C-e İsim
24 D-e İsim
25 C  İsim
26 B+B İsim
27 E  İsim
28 E  Ek Eylem
29 A-e Yazım Kuralları
30 C-d Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C * Selçuklu Türkiyesi
2 D-a Selçuklu Türkiyesi
3 E-d Beylikten Devlete
4 A+A Beylikten Devlete
5 C-a Beylikten Devlete
6 B-d Beylikten Devlete
7 D-e Beylikten Devlete
8 A-c Beylikten Devlete
9 A+A Beylikten Devlete

10 A-b Beylikten Devlete
11 B-d Beylikten Devlete
12 C-a Beylikten Devlete
13 E-b Beylikten Devlete
14 D-c Beylikten Devlete
15 B-e Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E+E Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-b İç Kuvvetler
18 C+C Jeolojik Zamanlar
19 D-b Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B-c İç Kuvvetler
23 C+C İç Kuvvetler
24 A-c Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C+C Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A  Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-a Başlıca İbadetler: Namaz
28 D+D Zekat
29 B-a Hac
30 E-c İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-b Kombinasyon
2 D-a Permütasyon
3 D-c Permütasyon
4 A-b Kombinasyon
5 E-c Permütasyon
6 A-b Sayma
7 C-e Sayma
8 E+E Kombinasyon
9 A-e Binom

10 E+E Binom
11 D-c Olasılık
12 B-a Olasılık
13 A-c Fonksiyon
14 B-d Fonksiyon
15 B-d Fonksiyon
16 D-c Fonksiyon
17 A  Fonksiyon
18 C-a Fonksiyon
19 E+E Fonksiyon
20 C-d Fonksiyon
21 D-a Fonksiyon
22 B-c Fonksiyon
23 E-d Fonksiyon
24 C-d Fonksiyon
25 A-d Fonksiyon
26 A-c Fonksiyon
27 B-a Fonksiyon
28 E-c Fonksiyon
29 D-e Fonksiyon
30 C-e Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E+E Elektrik ve Manyetizma
2 D-a Elektrik ve Manyetizma
3 B-c Elektrik ve Manyetizma
4 D-a Elektrik ve Manyetizma
5 D-c Katı Basıncı
6 B+B Katı Basıncı
7 B-a Sıvı Basıncı
8 D-c Sıvı Basıncı
9 B-a Sıvı Basıncı

10 A+A Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B-d Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C+C Sabit Oranlar Yasası
13 E+E Katlı Oranlar Kanunu
14 D  Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E  Kimyasal Tepkime Türleri
18 A+A Kimyasal Tepkime Türleri
19 C  Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B+B Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E-c Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C-d Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
ESMA ÖZDEMİR

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 136 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 115.825 202.382 14 14 14 14 1378
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 13 1.75
T.SOSYAL 30 5 13 1.75
T.TARİH 14 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 11 1 5 0.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 2 2 1.50
T.MATEMATİK 30 1 7 0.00
T.FEN 30 3 7 1.25
T.FİZİK 10 1 2 0.50
T.KİMYA 10 0 1 0.00
T.BİYOLOJİ 10 2 4 1.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-d Sözcükte Anlam
2 B-c Sözcükte Anlam
3 A-b Cümlede Anlam
4 E  Dede Korkut Hikayeleri
5 B-e Cümlede Anlam
6 A-d Cümlede Anlam
7 D+D Cümlede Anlam
8 D  Paragraf Yapısı
9 E  Paragrafta Anlam

10 A-e İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B  Geçiş Dönemi Eserleri
12 D  Divan Edebiyatı
13 E  Halk Edebiyatı
14 E  Hikaye
15 D-b İsim
16 B-d İsim
17 C  İsim
18 A-c Eylemsi
19 D+D Eylemsi
20 B-e Eylemsi
21 A-d Eylemsi
22 C  Eylemsi
23 C-a İsim
24 D+D İsim
25 C-a İsim
26 B  İsim
27 E  İsim
28 E  Ek Eylem
29 A+A Yazım Kuralları
30 C+C Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C+C Selçuklu Türkiyesi
2 D-c Selçuklu Türkiyesi
3 E  Beylikten Devlete
4 A-c Beylikten Devlete
5 C  Beylikten Devlete
6 B-a Beylikten Devlete
7 D-e Beylikten Devlete
8 A  Beylikten Devlete
9 A-d Beylikten Devlete

10 A  Beylikten Devlete
11 B+B Beylikten Devlete
12 C  Beylikten Devlete
13 E  Beylikten Devlete
14 D-c Beylikten Devlete
15 B  Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E  Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-b İç Kuvvetler
18 C  Jeolojik Zamanlar
19 D-a Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E-d Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E  Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B  İç Kuvvetler
23 C-e İç Kuvvetler
24 A-c Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C+C Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A+A Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-c Başlıca İbadetler: Namaz
28 D  Zekat
29 B+B Hac
30 E-c İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-b Kombinasyon
2 D-c Permütasyon
3 D-a Permütasyon
4 A-c Kombinasyon
5 E+E Permütasyon
6 A  Sayma
7 C-e Sayma
8 E  Kombinasyon
9 A  Binom

10 E  Binom
11 D  Olasılık
12 B  Olasılık
13 A  Fonksiyon
14 B  Fonksiyon
15 B  Fonksiyon
16 D  Fonksiyon
17 A  Fonksiyon
18 C-e Fonksiyon
19 E  Fonksiyon
20 C  Fonksiyon
21 D  Fonksiyon
22 B  Fonksiyon
23 E-a Fonksiyon
24 C  Fonksiyon
25 A  Fonksiyon
26 A  Fonksiyon
27 B  Fonksiyon
28 E  Fonksiyon
29 D  Fonksiyon
30 C  Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E  Elektrik ve Manyetizma
2 D+D Elektrik ve Manyetizma
3 B  Elektrik ve Manyetizma
4 D-b Elektrik ve Manyetizma
5 D  Katı Basıncı
6 B  Katı Basıncı
7 B  Sıvı Basıncı
8 D-b Sıvı Basıncı
9 B  Sıvı Basıncı

10 A  Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C-b Sabit Oranlar Yasası
13 E  Katlı Oranlar Kanunu
14 D  Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E  Kimyasal Tepkime Türleri
18 A  Kimyasal Tepkime Türleri
19 C  Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A+A Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E-a Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D  Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C+C Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E-c Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
CEMİLCAN GÖSTERİŞLİ

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 142 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 115.844 202.382 13 13 13 13 1374
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 18 3.50
T.SOSYAL 30 6 24 0.00
T.TARİH 14 4 10 1.50
T.COĞRAFYA 11 2 9 0.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 0 5 0.00
T.MATEMATİK 30 7 23 1.25
T.FEN 30 4 26 0.00
T.FİZİK 10 2 8 0.00
T.KİMYA 10 2 8 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 10 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 D-a İsim
2 B  İsim
3 C-d İsim
4 A-c Eylemsi
5 D-b Eylemsi
6 B-c Eylemsi
7 A+A Eylemsi
8 C-e Eylemsi
9 C-e İsim

10 D+D İsim
11 C-b İsim
12 B-e İsim
13 E+E İsim
14 E  Ek Eylem
15 A+A Yazım Kuralları
16 C+C Noktalama İşaretleri
17 C+C Sözcükte Anlam
18 B-e Sözcükte Anlam
19 A-d Cümlede Anlam
20 E+E Dede Korkut Hikayeleri
21 B+B Cümlede Anlam
22 A-e Cümlede Anlam
23 D  Paragraf Yapısı
24 D  Cümlede Anlam
25 B-d Geçiş Dönemi Eserleri
26 D-e Divan Edebiyatı
27 A-b İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
28 E-a Hikaye
29 E-c Paragrafta Anlam
30 E-d Halk Edebiyatı

CA-ÖC T.SOSYAL
1 A-e Beylikten Devlete
2 A+A Beylikten Devlete
3 C-d Beylikten Devlete
4 A-e Beylikten Devlete
5 B+B Beylikten Devlete
6 E-a Beylikten Devlete
7 D+D Beylikten Devlete
8 E-a Beylikten Devlete
9 D-c Selçuklu Türkiyesi

10 A+A Beylikten Devlete
11 C-b Selçuklu Türkiyesi
12 C-a Beylikten Devlete
13 B-a Beylikten Devlete
14 D-b Beylikten Devlete
15 E-d İç Kuvvetler
16 C-a Jeolojik Zamanlar
17 B-e Dünya'nın Tekonik Yapısı
18 E-c Dünya'nın Tekonik Yapısı
19 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
20 B-d İç Kuvvetler
21 D-e Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
22 E-a Türkiye'de Dış Kuvvetler
23 A-d Kayaçlar ve Yer Şekilleri
24 C-a Dünya'nın Tektonik Yapısı
25 C+C İç Kuvvetler
26 A-c Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-a Başlıca İbadetler: Namaz
28 D-b Zekat
29 B-a Hac
30 E-d İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-e Fonksiyon
2 D+D Fonksiyon
3 A-e Fonksiyon
4 C-b Fonksiyon
5 E-a Fonksiyon
6 C+C Fonksiyon
7 D+D Fonksiyon
8 B-e Fonksiyon
9 E-d Fonksiyon

10 C+C Fonksiyon
11 A-e Fonksiyon
12 A-b Fonksiyon
13 B-a Fonksiyon
14 E-c Fonksiyon
15 D-a Fonksiyon
16 C-b Fonksiyon
17 C-e Kombinasyon
18 D+D Permütasyon
19 D-e Permütasyon
20 A-b Kombinasyon
21 E-c Permütasyon
22 A-e Sayma
23 C+C Sayma
24 E+E Kombinasyon
25 A-e Binom
26 E-c Binom
27 D-e Olasılık
28 B-a Olasılık
29 A-b Fonksiyon
30 B-a Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 B-c Katı Basıncı
2 B-e Sıvı Basıncı
3 D-b Sıvı Basıncı
4 A-e Açı Hava ve Gaz Basıncı
5 B-c Sıvı Basıncı
6 E+E Elektrik ve Manyetizma
7 D-a Elektrik ve Manyetizma
8 B-d Elektrik ve Manyetizma
9 D+D Elektrik ve Manyetizma

10 D-a Katı Basıncı
11 E-b Kimyasal Tepkime Türleri
12 A+A Kimyasal Tepkime Türleri
13 C+C Kimyasal Tepkime Türleri
14 C-b Katlı Oranlar Kanunu
15 B-a Kütlenin Korunumu Kanunu
16 C-b Sabit Oranlar Yasası
17 E-a Katlı Oranlar Kanunu
18 D-b Katlı Oranlar Kanunu
19 D-c Kimyasal Denklemler
20 A-c Mol Kavramı
21 E-b Hücre Bölünmeleri ve Üreme
22 B-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
23 C-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
24 E-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
25 D-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
26 A-e Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
27 E-d Mayoz ve Eşeyli Üreme
28 B-e Hücre Bölünmeleri ve Üreme
29 D-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
30 C-a Mayoz ve Eşeyli Üreme

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
EDANUR ARABACI

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 143 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 164.132 202.382 2 2 2 2 988
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 14 6.50
T.SOSYAL 30 14 16 10.00
T.TARİH 14 4 10 1.50
T.COĞRAFYA 11 5 6 3.50
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 30 6 13 2.75
T.FEN 30 2 8 0.00
T.FİZİK 10 1 1 0.75
T.KİMYA 10 0 3 0.00
T.BİYOLOJİ 10 1 4 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C Sözcükte Anlam
2 B-c Sözcükte Anlam
3 A+A Cümlede Anlam
4 E+E Dede Korkut Hikayeleri
5 B-c Cümlede Anlam
6 A-c Cümlede Anlam
7 D+D Cümlede Anlam
8 D-b Paragraf Yapısı
9 E-c Paragrafta Anlam

10 A-d İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B+B Geçiş Dönemi Eserleri
12 D+D Divan Edebiyatı
13 E+E Halk Edebiyatı
14 E-c Hikaye
15 D+D İsim
16 B+B İsim
17 C-b İsim
18 A-d Eylemsi
19 D+D Eylemsi
20 B  Eylemsi
21 A-d Eylemsi
22 C  Eylemsi
23 C  İsim
24 D-e İsim
25 C-d İsim
26 B  İsim
27 E  İsim
28 E  Ek Eylem
29 A-b Yazım Kuralları
30 C-d Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C-b Selçuklu Türkiyesi
2 D+D Selçuklu Türkiyesi
3 E-b Beylikten Devlete
4 A-c Beylikten Devlete
5 C-d Beylikten Devlete
6 B-d Beylikten Devlete
7 D-e Beylikten Devlete
8 A+A Beylikten Devlete
9 A-e Beylikten Devlete

10 A-c Beylikten Devlete
11 B-d Beylikten Devlete
12 C+C Beylikten Devlete
13 E+E Beylikten Devlete
14 D-e Beylikten Devlete
15 B+B Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E-b Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-c İç Kuvvetler
18 C-a Jeolojik Zamanlar
19 D-a Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E-a Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B+B İç Kuvvetler
23 C+C İç Kuvvetler
24 A-e Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C+C Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A+A Başlıca İbadetler: Namaz
27 D+D Başlıca İbadetler: Namaz
28 D+D Zekat
29 B+B Hac
30 E+E İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-b Kombinasyon
2 D-e Permütasyon
3 D-b Permütasyon
4 A-d Kombinasyon
5 E-b Permütasyon
6 A-c Sayma
7 C-a Sayma
8 E+E Kombinasyon
9 A-c Binom

10 E-b Binom
11 D+D Olasılık
12 B-e Olasılık
13 A-b Fonksiyon
14 B  Fonksiyon
15 B+B Fonksiyon
16 D-c Fonksiyon
17 A+A Fonksiyon
18 C+C Fonksiyon
19 E+E Fonksiyon
20 C  Fonksiyon
21 D-e Fonksiyon
22 B  Fonksiyon
23 E  Fonksiyon
24 C  Fonksiyon
25 A  Fonksiyon
26 A  Fonksiyon
27 B  Fonksiyon
28 E  Fonksiyon
29 D  Fonksiyon
30 C  Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E  Elektrik ve Manyetizma
2 D  Elektrik ve Manyetizma
3 B+B Elektrik ve Manyetizma
4 D-e Elektrik ve Manyetizma
5 D  Katı Basıncı
6 B  Katı Basıncı
7 B  Sıvı Basıncı
8 D  Sıvı Basıncı
9 B  Sıvı Basıncı

10 A  Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C  Sabit Oranlar Yasası
13 E  Katlı Oranlar Kanunu
14 D  Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E-a Kimyasal Tepkime Türleri
18 A  Kimyasal Tepkime Türleri
19 C-a Kimyasal Tepkime Türleri
20 C-e Katlı Oranlar Kanunu
21 A-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E-a Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B+B Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D-a Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
İREM NUR BAL

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 145 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 124.158 202.382 11 11 11 11 1304
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 21 3.75
T.SOSYAL 30 3 3 2.25
T.TARİH 14 3 3 2.25
T.COĞRAFYA 11 0 0 0.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 0 3 0.00
T.FEN 30 2 3 1.25
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 3 0.00
T.BİYOLOJİ 10 2 0 2.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 D+D İsim
2 B-c İsim
3 C-e İsim
4 A-e Eylemsi
5 D+D Eylemsi
6 B-d Eylemsi
7 A-b Eylemsi
8 C-b Eylemsi
9 C-d İsim

10 D+D İsim
11 C+C İsim
12 B-d İsim
13 E+E İsim
14 E-d Ek Eylem
15 A+A Yazım Kuralları
16 C+C Noktalama İşaretleri
17 C+C Sözcükte Anlam
18 B-a Sözcükte Anlam
19 A-b Cümlede Anlam
20 E-d Dede Korkut Hikayeleri
21 B-d Cümlede Anlam
22 A-b Cümlede Anlam
23 D-b Paragraf Yapısı
24 D-e Cümlede Anlam
25 B-e Geçiş Dönemi Eserleri
26 D+D Divan Edebiyatı
27 A-b İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
28 E-c Hikaye
29 E-b Paragrafta Anlam
30 E-d Halk Edebiyatı

CA-ÖC T.SOSYAL
1 A+A Beylikten Devlete
2 A-e Beylikten Devlete
3 C+C Beylikten Devlete
4 A-c Beylikten Devlete
5 B-e Beylikten Devlete
6 E+E Beylikten Devlete
7 D  Beylikten Devlete
8 E  Beylikten Devlete
9 D  Selçuklu Türkiyesi

10 A  Beylikten Devlete
11 C  Selçuklu Türkiyesi
12 C  Beylikten Devlete
13 B  Beylikten Devlete
14 D  Beylikten Devlete
15 E  İç Kuvvetler
16 C  Jeolojik Zamanlar
17 B  Dünya'nın Tekonik Yapısı
18 E  Dünya'nın Tekonik Yapısı
19 E  Türkiye'de Dış Kuvvetler
20 B  İç Kuvvetler
21 D  Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
22 E  Türkiye'de Dış Kuvvetler
23 A  Kayaçlar ve Yer Şekilleri
24 C  Dünya'nın Tektonik Yapısı
25 C  İç Kuvvetler
26 A  Başlıca İbadetler: Namaz
27 D  Başlıca İbadetler: Namaz
28 D  Zekat
29 B  Hac
30 E  İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  Fonksiyon
2 D  Fonksiyon
3 A  Fonksiyon
4 C-b Fonksiyon
5 E  Fonksiyon
6 C  Fonksiyon
7 D  Fonksiyon
8 B  Fonksiyon
9 E-b Fonksiyon

10 C  Fonksiyon
11 A  Fonksiyon
12 A  Fonksiyon
13 B  Fonksiyon
14 E  Fonksiyon
15 D  Fonksiyon
16 C  Fonksiyon
17 C  Kombinasyon
18 D-a Permütasyon
19 D  Permütasyon
20 A  Kombinasyon
21 E  Permütasyon
22 A  Sayma
23 C  Sayma
24 E  Kombinasyon
25 A  Binom
26 E  Binom
27 D  Olasılık
28 B  Olasılık
29 A  Fonksiyon
30 B  Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 B  Katı Basıncı
2 B  Sıvı Basıncı
3 D  Sıvı Basıncı
4 A  Açı Hava ve Gaz Basıncı
5 B  Sıvı Basıncı
6 E  Elektrik ve Manyetizma
7 D  Elektrik ve Manyetizma
8 B  Elektrik ve Manyetizma
9 D  Elektrik ve Manyetizma

10 D  Katı Basıncı
11 E-a Kimyasal Tepkime Türleri
12 A-e Kimyasal Tepkime Türleri
13 C-b Kimyasal Tepkime Türleri
14 C  Katlı Oranlar Kanunu
15 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
16 C  Sabit Oranlar Yasası
17 E  Katlı Oranlar Kanunu
18 D  Katlı Oranlar Kanunu
19 D  Kimyasal Denklemler
20 A  Mol Kavramı
21 E+E Hücre Bölünmeleri ve Üreme
22 B  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
23 C  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
24 E  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
25 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
26 A  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
27 E  Mayoz ve Eşeyli Üreme
28 B+B Hücre Bölünmeleri ve Üreme
29 D  Mayoz ve Eşeyli Üreme
30 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
İSMAİL AYGÜNEŞTR
Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 146 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 126.690 202.382 9 9 9 9 1279
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 9 2.75
T.SOSYAL 30 0 12 0.00
T.TARİH 14 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 11 0 5 0.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 6 8 4.00
T.FEN 30 3 7 1.25
T.FİZİK 10 1 2 0.50
T.KİMYA 10 2 2 1.50
T.BİYOLOJİ 10 0 3 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  Sözcükte Anlam
2 B+B Sözcükte Anlam
3 A  Cümlede Anlam
4 E  Dede Korkut Hikayeleri
5 B-c Cümlede Anlam
6 A-b Cümlede Anlam
7 D+D Cümlede Anlam
8 D  Paragraf Yapısı
9 E+E Paragrafta Anlam

10 A+A İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-c Geçiş Dönemi Eserleri
12 D-b Divan Edebiyatı
13 E-b Halk Edebiyatı
14 E  Hikaye
15 D  İsim
16 B-c İsim
17 C  İsim
18 A  Eylemsi
19 D-a Eylemsi
20 B  Eylemsi
21 A  Eylemsi
22 C-e Eylemsi
23 C  İsim
24 D  İsim
25 C-b İsim
26 B  İsim
27 E  İsim
28 E  Ek Eylem
29 A+A Yazım Kuralları
30 C  Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C-e Selçuklu Türkiyesi
2 D  Selçuklu Türkiyesi
3 E  Beylikten Devlete
4 A-b Beylikten Devlete
5 C  Beylikten Devlete
6 B  Beylikten Devlete
7 D  Beylikten Devlete
8 A-c Beylikten Devlete
9 A  Beylikten Devlete

10 A-b Beylikten Devlete
11 B  Beylikten Devlete
12 C  Beylikten Devlete
13 E-b Beylikten Devlete
14 D  Beylikten Devlete
15 B  Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E-b Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-d İç Kuvvetler
18 C  Jeolojik Zamanlar
19 D-c Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E  Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E-d Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B-a İç Kuvvetler
23 C  İç Kuvvetler
24 A  Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C  Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A-c Başlıca İbadetler: Namaz
27 D  Başlıca İbadetler: Namaz
28 D  Zekat
29 B-a Hac
30 E  İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-a Kombinasyon
2 D-a Permütasyon
3 D+D Permütasyon
4 A  Kombinasyon
5 E  Permütasyon
6 A-d Sayma
7 C  Sayma
8 E  Kombinasyon
9 A-d Binom

10 E  Binom
11 D  Olasılık
12 B-c Olasılık
13 A  Fonksiyon
14 B  Fonksiyon
15 B+B Fonksiyon
16 D-c Fonksiyon
17 A+A Fonksiyon
18 C+C Fonksiyon
19 E+E Fonksiyon
20 C  Fonksiyon
21 D+D Fonksiyon
22 B  Fonksiyon
23 E-a Fonksiyon
24 C  Fonksiyon
25 A  Fonksiyon
26 A  Fonksiyon
27 B  Fonksiyon
28 E  Fonksiyon
29 D-a Fonksiyon
30 C  Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E  Elektrik ve Manyetizma
2 D  Elektrik ve Manyetizma
3 B  Elektrik ve Manyetizma
4 D+D Elektrik ve Manyetizma
5 D  Katı Basıncı
6 B-a Katı Basıncı
7 B  Sıvı Basıncı
8 D  Sıvı Basıncı
9 B  Sıvı Basıncı

10 A-e Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C+C Sabit Oranlar Yasası
13 E-b Katlı Oranlar Kanunu
14 D+D Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E  Kimyasal Tepkime Türleri
18 A-d Kimyasal Tepkime Türleri
19 C  Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E  Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D  Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
KADİR İMRAN

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 147 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 127.490 202.382 8 8 8 8 1274
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 15 3.25
T.SOSYAL 30 6 16 2.00
T.TARİH 14 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 11 3 5 1.75
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 3 17 0.00
T.FEN 30 7 16 3.00
T.FİZİK 10 4 3 3.25
T.KİMYA 10 2 6 0.50
T.BİYOLOJİ 10 1 7 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a Sözcükte Anlam
2 B-a Sözcükte Anlam
3 A+A Cümlede Anlam
4 E+E Dede Korkut Hikayeleri
5 B-d Cümlede Anlam
6 A-e Cümlede Anlam
7 D+D Cümlede Anlam
8 D  Paragraf Yapısı
9 E  Paragrafta Anlam

10 A-b İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-e Geçiş Dönemi Eserleri
12 D  Divan Edebiyatı
13 E+E Halk Edebiyatı
14 E-b Hikaye
15 D-a İsim
16 B+B İsim
17 C-a İsim
18 A-d Eylemsi
19 D-c Eylemsi
20 B-d Eylemsi
21 A+A Eylemsi
22 C  Eylemsi
23 C-e İsim
24 D-e İsim
25 C+C İsim
26 B  İsim
27 E-c İsim
28 E  Ek Eylem
29 A  Yazım Kuralları
30 C  Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C-d Selçuklu Türkiyesi
2 D+D Selçuklu Türkiyesi
3 E-d Beylikten Devlete
4 A  Beylikten Devlete
5 C-a Beylikten Devlete
6 B-d Beylikten Devlete
7 D+D Beylikten Devlete
8 A-b Beylikten Devlete
9 A  Beylikten Devlete

10 A-c Beylikten Devlete
11 B-d Beylikten Devlete
12 C  Beylikten Devlete
13 E-c Beylikten Devlete
14 D  Beylikten Devlete
15 B  Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E  Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-c İç Kuvvetler
18 C-b Jeolojik Zamanlar
19 D+D Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B-c İç Kuvvetler
23 C  İç Kuvvetler
24 A-c Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C+C Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A-e Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-c Başlıca İbadetler: Namaz
28 D  Zekat
29 B+B Hac
30 E-b İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-a Kombinasyon
2 D-a Permütasyon
3 D-c Permütasyon
4 A  Kombinasyon
5 E-d Permütasyon
6 A  Sayma
7 C-b Sayma
8 E+E Kombinasyon
9 A-e Binom

10 E  Binom
11 D-a Olasılık
12 B+B Olasılık
13 A  Fonksiyon
14 B-a Fonksiyon
15 B-e Fonksiyon
16 D-a Fonksiyon
17 A-b Fonksiyon
18 C  Fonksiyon
19 E  Fonksiyon
20 C  Fonksiyon
21 D-e Fonksiyon
22 B  Fonksiyon
23 E-c Fonksiyon
24 C-b Fonksiyon
25 A-d Fonksiyon
26 A-e Fonksiyon
27 B-a Fonksiyon
28 E  Fonksiyon
29 D  Fonksiyon
30 C+C Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E  Elektrik ve Manyetizma
2 D-a Elektrik ve Manyetizma
3 B+B Elektrik ve Manyetizma
4 D-e Elektrik ve Manyetizma
5 D+D Katı Basıncı
6 B  Katı Basıncı
7 B-a Sıvı Basıncı
8 D+D Sıvı Basıncı
9 B  Sıvı Basıncı

10 A+A Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B-d Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C+C Sabit Oranlar Yasası
13 E-d Katlı Oranlar Kanunu
14 D-c Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A+A Mol Kavramı
17 E-c Kimyasal Tepkime Türleri
18 A-d Kimyasal Tepkime Türleri
19 C-b Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A+A Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E-c Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B-d Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D-c Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E-a Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E-d Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
KEREM ÖZENEN

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 148 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 141.647 202.382 4 4 4 4 1151
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 18 7.50
T.SOSYAL 30 10 20 5.00
T.TARİH 14 5 9 2.75
T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 2 3 1.25
T.MATEMATİK 30 3 26 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 D-c İsim
2 B+B İsim
3 C-e İsim
4 A+A Eylemsi
5 D+D Eylemsi
6 B+B Eylemsi
7 A+A Eylemsi
8 C+C Eylemsi
9 C-a İsim

10 D+D İsim
11 C-b İsim
12 B-e İsim
13 E+E İsim
14 E+E Ek Eylem
15 A+A Yazım Kuralları
16 C-a Noktalama İşaretleri
17 C-d Sözcükte Anlam
18 B-c Sözcükte Anlam
19 A-b Cümlede Anlam
20 E-a Dede Korkut Hikayeleri
21 B-d Cümlede Anlam
22 A+A Cümlede Anlam
23 D-c Paragraf Yapısı
24 D-b Cümlede Anlam
25 B-e Geçiş Dönemi Eserleri
26 D+D Divan Edebiyatı
27 A-d İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
28 E-c Hikaye
29 E-a Paragrafta Anlam
30 E-b Halk Edebiyatı

CA-ÖC T.SOSYAL
1 A+A Beylikten Devlete
2 A-b Beylikten Devlete
3 C-d Beylikten Devlete
4 A-c Beylikten Devlete
5 B+B Beylikten Devlete
6 E+E Beylikten Devlete
7 D-a Beylikten Devlete
8 E+E Beylikten Devlete
9 D-a Selçuklu Türkiyesi

10 A-b Beylikten Devlete
11 C+C Selçuklu Türkiyesi
12 C-a Beylikten Devlete
13 B-a Beylikten Devlete
14 D-b Beylikten Devlete
15 E-a İç Kuvvetler
16 C+C Jeolojik Zamanlar
17 B-a Dünya'nın Tekonik Yapısı
18 E-a Dünya'nın Tekonik Yapısı
19 E-a Türkiye'de Dış Kuvvetler
20 B+B İç Kuvvetler
21 D-e Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
22 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
23 A+A Kayaçlar ve Yer Şekilleri
24 C-b Dünya'nın Tektonik Yapısı
25 C-a İç Kuvvetler
26 A-b Başlıca İbadetler: Namaz
27 D+D Başlıca İbadetler: Namaz
28 D-a Zekat
29 B+B Hac
30 E-c İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a Fonksiyon
2 D-b Fonksiyon
3 A-e Fonksiyon
4 C+C Fonksiyon
5 E-b Fonksiyon
6 C-a Fonksiyon
7 D+D Fonksiyon
8 B-e Fonksiyon
9 E * Fonksiyon

10 C-b Fonksiyon
11 A-b Fonksiyon
12 A-e Fonksiyon
13 B+B Fonksiyon
14 E-c Fonksiyon
15 D-a Fonksiyon
16 C-b Fonksiyon
17 C-a Kombinasyon
18 D-c Permütasyon
19 D-a Permütasyon
20 A-b Kombinasyon
21 E-d Permütasyon
22 A-c Sayma
23 C-e Sayma
24 E-d Kombinasyon
25 A-e Binom
26 E-c Binom
27 D-a Olasılık
28 B-a Olasılık
29 A-b Fonksiyon
30 B-c Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 B  Katı Basıncı
2 B  Sıvı Basıncı
3 D  Sıvı Basıncı
4 A  Açı Hava ve Gaz Basıncı
5 B  Sıvı Basıncı
6 E  Elektrik ve Manyetizma
7 D  Elektrik ve Manyetizma
8 B  Elektrik ve Manyetizma
9 D  Elektrik ve Manyetizma

10 D  Katı Basıncı
11 E  Kimyasal Tepkime Türleri
12 A  Kimyasal Tepkime Türleri
13 C  Kimyasal Tepkime Türleri
14 C  Katlı Oranlar Kanunu
15 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
16 C  Sabit Oranlar Yasası
17 E  Katlı Oranlar Kanunu
18 D  Katlı Oranlar Kanunu
19 D  Kimyasal Denklemler
20 A  Mol Kavramı
21 E  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
22 B  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
23 C  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
24 E  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
25 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
26 A  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
27 E  Mayoz ve Eşeyli Üreme
28 B  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
29 D  Mayoz ve Eşeyli Üreme
30 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
MUZAFFER ACAR

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 150 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 132.470 202.382 7 7 7 7 1231
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 21 3.75
T.SOSYAL 30 10 16 6.00
T.TARİH 14 5 9 2.75
T.COĞRAFYA 11 4 7 2.25
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 1 0 1.00
T.MATEMATİK 30 2 28 0.00
T.FEN 30 3 27 0.00
T.FİZİK 10 1 9 0.00
T.KİMYA 10 2 8 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 10 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a Sözcükte Anlam
2 B-a Sözcükte Anlam
3 A-e Cümlede Anlam
4 E-c Dede Korkut Hikayeleri
5 B+B Cümlede Anlam
6 A-c Cümlede Anlam
7 D-c Cümlede Anlam
8 D+D Paragraf Yapısı
9 E-c Paragrafta Anlam

10 A+A İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-c Geçiş Dönemi Eserleri
12 D-e Divan Edebiyatı
13 E+E Halk Edebiyatı
14 E-b Hikaye
15 D+D İsim
16 B-c İsim
17 C-b İsim
18 A-e Eylemsi
19 D-a Eylemsi
20 B-c Eylemsi
21 A+A Eylemsi
22 C-b Eylemsi
23 C-b İsim
24 D+D İsim
25 C-d İsim
26 B-e İsim
27 E+E İsim
28 E-a Ek Eylem
29 A-e Yazım Kuralları
30 C+C Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C-e Selçuklu Türkiyesi
2 D-a Selçuklu Türkiyesi
3 E-c Beylikten Devlete
4 A-b Beylikten Devlete
5 C+C Beylikten Devlete
6 B-c Beylikten Devlete
7 D-e Beylikten Devlete
8 A+A Beylikten Devlete
9 A+A Beylikten Devlete

10 A-c Beylikten Devlete
11 B-e Beylikten Devlete
12 C-e Beylikten Devlete
13 E+E Beylikten Devlete
14 D+D Beylikten Devlete
15 B-a Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E-c Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-b İç Kuvvetler
18 C+C Jeolojik Zamanlar
19 D+D Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E-d Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B+B İç Kuvvetler
23 C-d İç Kuvvetler
24 A-b Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C-a Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A  Başlıca İbadetler: Namaz
27 D  Başlıca İbadetler: Namaz
28 D  Zekat
29 B  Hac
30 E+E İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-a Kombinasyon
2 D-a Permütasyon
3 D-b Permütasyon
4 A-e Kombinasyon
5 E-c Permütasyon
6 A-d Sayma
7 C-e Sayma
8 E-a Kombinasyon
9 A-b Binom

10 E+E Binom
11 D-a Olasılık
12 B-c Olasılık
13 A-d Fonksiyon
14 B+B Fonksiyon
15 B-d Fonksiyon
16 D-c Fonksiyon
17 A-b Fonksiyon
18 C-e Fonksiyon
19 E-a Fonksiyon
20 C-d Fonksiyon
21 D-e Fonksiyon
22 B-c Fonksiyon
23 E-b Fonksiyon
24 C-a Fonksiyon
25 A-b Fonksiyon
26 A-c Fonksiyon
27 B-d Fonksiyon
28 E-c Fonksiyon
29 D-e Fonksiyon
30 C-d Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E+E Elektrik ve Manyetizma
2 D-a Elektrik ve Manyetizma
3 B-d Elektrik ve Manyetizma
4 D-c Elektrik ve Manyetizma
5 D-b Katı Basıncı
6 B-e Katı Basıncı
7 B-d Sıvı Basıncı
8 D-a Sıvı Basıncı
9 B-e Sıvı Basıncı

10 A-d Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B+B Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C-a Sabit Oranlar Yasası
13 E+E Katlı Oranlar Kanunu
14 D-c Katlı Oranlar Kanunu
15 D-a Kimyasal Denklemler
16 A-e Mol Kavramı
17 E-a Kimyasal Tepkime Türleri
18 A-d Kimyasal Tepkime Türleri
19 C-b Kimyasal Tepkime Türleri
20 C-e Katlı Oranlar Kanunu
21 A-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E-d Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B-e Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C-a Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E-d Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
KILIÇ TS OĞUZHAN

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 152 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 172.468 202.382 1 1 1 1 927
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 10 10.50
T.SOSYAL 30 13 14 9.50
T.TARİH 14 7 6 5.50
T.COĞRAFYA 11 4 6 2.50
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 2 2 1.50
T.MATEMATİK 30 2 1 1.75
T.FEN 30 3 13 0.00
T.FİZİK 10 0 6 0.00
T.KİMYA 10 1 4 0.00
T.BİYOLOJİ 10 2 3 1.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 D  İsim
2 B-e İsim
3 C  İsim
4 A+A Eylemsi
5 D+D Eylemsi
6 B-c Eylemsi
7 A+A Eylemsi
8 C  Eylemsi
9 C+C İsim

10 D-b İsim
11 C  İsim
12 B-e İsim
13 E  İsim
14 E  Ek Eylem
15 A+A Yazım Kuralları
16 C+C Noktalama İşaretleri
17 C+C Sözcükte Anlam
18 B-c Sözcükte Anlam
19 A+A Cümlede Anlam
20 E+E Dede Korkut Hikayeleri
21 B+B Cümlede Anlam
22 A+A Cümlede Anlam
23 D-a Paragraf Yapısı
24 D+D Cümlede Anlam
25 B  Geçiş Dönemi Eserleri
26 D-e Divan Edebiyatı
27 A-b İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
28 E-c Hikaye
29 E-a Paragrafta Anlam
30 E+E Halk Edebiyatı

CA-ÖC T.SOSYAL
1 A+A Beylikten Devlete
2 A-e Beylikten Devlete
3 C  Beylikten Devlete
4 A-c Beylikten Devlete
5 B+B Beylikten Devlete
6 E+E Beylikten Devlete
7 D-c Beylikten Devlete
8 E-d Beylikten Devlete
9 D+D Selçuklu Türkiyesi

10 A+A Beylikten Devlete
11 C-e Selçuklu Türkiyesi
12 C-d Beylikten Devlete
13 B+B Beylikten Devlete
14 D+D Beylikten Devlete
15 E-b İç Kuvvetler
16 C-e Jeolojik Zamanlar
17 B+B Dünya'nın Tekonik Yapısı
18 E+E Dünya'nın Tekonik Yapısı
19 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
20 B+B İç Kuvvetler
21 D-e Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
22 E-b Türkiye'de Dış Kuvvetler
23 A-e Kayaçlar ve Yer Şekilleri
24 C  Dünya'nın Tektonik Yapısı
25 C+C İç Kuvvetler
26 A  Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-b Başlıca İbadetler: Namaz
28 D+D Zekat
29 B+B Hac
30 E-b İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  Fonksiyon
2 D  Fonksiyon
3 A  Fonksiyon
4 C  Fonksiyon
5 E  Fonksiyon
6 C  Fonksiyon
7 D  Fonksiyon
8 B  Fonksiyon
9 E  Fonksiyon

10 C  Fonksiyon
11 A  Fonksiyon
12 A  Fonksiyon
13 B  Fonksiyon
14 E  Fonksiyon
15 D  Fonksiyon
16 C  Fonksiyon
17 C  Kombinasyon
18 D  Permütasyon
19 D  Permütasyon
20 A  Kombinasyon
21 E  Permütasyon
22 A  Sayma
23 C+C Sayma
24 E-b Kombinasyon
25 A  Binom
26 E  Binom
27 D  Olasılık
28 B  Olasılık
29 A  Fonksiyon
30 B+B Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 B-e Katı Basıncı
2 B-c Sıvı Basıncı
3 D-a Sıvı Basıncı
4 A-b Açı Hava ve Gaz Basıncı
5 B  Sıvı Basıncı
6 E  Elektrik ve Manyetizma
7 D  Elektrik ve Manyetizma
8 B  Elektrik ve Manyetizma
9 D-c Elektrik ve Manyetizma

10 D-b Katı Basıncı
11 E-d Kimyasal Tepkime Türleri
12 A-b Kimyasal Tepkime Türleri
13 C-b Kimyasal Tepkime Türleri
14 C+C Katlı Oranlar Kanunu
15 B  Kütlenin Korunumu Kanunu
16 C  Sabit Oranlar Yasası
17 E-d Katlı Oranlar Kanunu
18 D  Katlı Oranlar Kanunu
19 D  Kimyasal Denklemler
20 A  Mol Kavramı
21 E-a Hücre Bölünmeleri ve Üreme
22 B+B Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
23 C  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
24 E  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
25 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
26 A  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
27 E+E Mayoz ve Eşeyli Üreme
28 B-e Hücre Bölünmeleri ve Üreme
29 D  Mayoz ve Eşeyli Üreme
30 C-b Mayoz ve Eşeyli Üreme

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
SELMAN ENES UÇAR TR

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 153 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 125.002 202.382 10 10 10 10 1295
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 2 13 0.00
T.SOSYAL 30 6 12 3.00
T.TARİH 14 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 11 3 3 2.25
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 5 5 3.75
T.FEN 30 5 17 0.75
T.FİZİK 10 0 7 0.00
T.KİMYA 10 2 6 0.50
T.BİYOLOJİ 10 3 4 2.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 D-a İsim
2 B  İsim
3 C-b İsim
4 A  Eylemsi
5 D-e Eylemsi
6 B  Eylemsi
7 A-d Eylemsi
8 C-d Eylemsi
9 C  İsim

10 D-e İsim
11 C  İsim
12 B  İsim
13 E  İsim
14 E  Ek Eylem
15 A-b Yazım Kuralları
16 C+C Noktalama İşaretleri
17 C  Sözcükte Anlam
18 B  Sözcükte Anlam
19 A  Cümlede Anlam
20 E+E Dede Korkut Hikayeleri
21 B-c Cümlede Anlam
22 A  Cümlede Anlam
23 D-a Paragraf Yapısı
24 D-c Cümlede Anlam
25 B-a Geçiş Dönemi Eserleri
26 D  Divan Edebiyatı
27 A  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
28 E  Hikaye
29 E-a Paragrafta Anlam
30 E-b Halk Edebiyatı

CA-ÖC T.SOSYAL
1 A-c Beylikten Devlete
2 A-c Beylikten Devlete
3 C  Beylikten Devlete
4 A-c Beylikten Devlete
5 B  Beylikten Devlete
6 E-a Beylikten Devlete
7 D+D Beylikten Devlete
8 E  Beylikten Devlete
9 D+D Selçuklu Türkiyesi

10 A  Beylikten Devlete
11 C-a Selçuklu Türkiyesi
12 C  Beylikten Devlete
13 B  Beylikten Devlete
14 D-c Beylikten Devlete
15 E  İç Kuvvetler
16 C-a Jeolojik Zamanlar
17 B  Dünya'nın Tekonik Yapısı
18 E  Dünya'nın Tekonik Yapısı
19 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
20 B  İç Kuvvetler
21 D  Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
22 E+E Türkiye'de Dış Kuvvetler
23 A-d Kayaçlar ve Yer Şekilleri
24 C+C Dünya'nın Tektonik Yapısı
25 C+C İç Kuvvetler
26 A+A Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-c Başlıca İbadetler: Namaz
28 D-e Zekat
29 B-a Hac
30 E  İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B Fonksiyon
2 D-c Fonksiyon
3 A+A Fonksiyon
4 C+C Fonksiyon
5 E+E Fonksiyon
6 C  Fonksiyon
7 D+D Fonksiyon
8 B-c Fonksiyon
9 E-a Fonksiyon

10 C-b Fonksiyon
11 A  Fonksiyon
12 A  Fonksiyon
13 B  Fonksiyon
14 E  Fonksiyon
15 D  Fonksiyon
16 C  Fonksiyon
17 C  Kombinasyon
18 D  Permütasyon
19 D  Permütasyon
20 A  Kombinasyon
21 E  Permütasyon
22 A  Sayma
23 C  Sayma
24 E  Kombinasyon
25 A  Binom
26 E  Binom
27 D  Olasılık
28 B  Olasılık
29 A-b Fonksiyon
30 B  Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 B-c Katı Basıncı
2 B-c Sıvı Basıncı
3 D-b Sıvı Basıncı
4 A-d Açı Hava ve Gaz Basıncı
5 B  Sıvı Basıncı
6 E  Elektrik ve Manyetizma
7 D  Elektrik ve Manyetizma
8 B-e Elektrik ve Manyetizma
9 D-e Elektrik ve Manyetizma

10 D-c Katı Basıncı
11 E-c Kimyasal Tepkime Türleri
12 A-b Kimyasal Tepkime Türleri
13 C-b Kimyasal Tepkime Türleri
14 C-e Katlı Oranlar Kanunu
15 B+B Kütlenin Korunumu Kanunu
16 C-b Sabit Oranlar Yasası
17 E-a Katlı Oranlar Kanunu
18 D  Katlı Oranlar Kanunu
19 D  Kimyasal Denklemler
20 A+A Mol Kavramı
21 E+E Hücre Bölünmeleri ve Üreme
22 B-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
23 C-b Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
24 E  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
25 D  Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
26 A-e Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
27 E+E Mayoz ve Eşeyli Üreme
28 B-d Hücre Bölünmeleri ve Üreme
29 D+D Mayoz ve Eşeyli Üreme
30 C  Mayoz ve Eşeyli Üreme

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ
13.12.2018

2.DENEME SINAVI
SEMİH SOYLU

Çilimli Anadolu Lisesi
Numarası 154 Sınıfı 10A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 139.180 202.382 5 5 5 5 1168
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
15 15 15 15 1577

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 15 14 11.50
T.SOSYAL 30 6 23 0.25
T.TARİH 14 3 10 0.50
T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00
T.FELSEFE 0 0 0 0.00
T.DİN 5 0 5 0.00
T.MATEMATİK 30 3 18 0.00
T.FEN 30 3 20 0.00
T.FİZİK 10 1 8 0.00
T.KİMYA 10 1 4 0.00
T.BİYOLOJİ 10 1 8 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C Sözcükte Anlam
2 B-c Sözcükte Anlam
3 A+A Cümlede Anlam
4 E+E Dede Korkut Hikayeleri
5 B+B Cümlede Anlam
6 A+A Cümlede Anlam
7 D+D Cümlede Anlam
8 D-b Paragraf Yapısı
9 E+E Paragrafta Anlam

10 A-c İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
11 B-e Geçiş Dönemi Eserleri
12 D-e Divan Edebiyatı
13 E-b Halk Edebiyatı
14 E-c Hikaye
15 D  İsim
16 B-e İsim
17 C+C İsim
18 A-c Eylemsi
19 D+D Eylemsi
20 B+B Eylemsi
21 A+A Eylemsi
22 C+C Eylemsi
23 C-b İsim
24 D-b İsim
25 C-d İsim
26 B+B İsim
27 E-c İsim
28 E-d Ek Eylem
29 A+A Yazım Kuralları
30 C+C Noktalama İşaretleri

CA-ÖC T.SOSYAL
1 C+C Selçuklu Türkiyesi
2 D-a Selçuklu Türkiyesi
3 E  Beylikten Devlete
4 A+A Beylikten Devlete
5 C-e Beylikten Devlete
6 B-a Beylikten Devlete
7 D-e Beylikten Devlete
8 A-d Beylikten Devlete
9 A+A Beylikten Devlete

10 A-b Beylikten Devlete
11 B-c Beylikten Devlete
12 C-a Beylikten Devlete
13 E-c Beylikten Devlete
14 D-e Beylikten Devlete
15 B-a Dünya'nın Tekonik Yapısı
16 E-d Dünya'nın Tekonik Yapısı
17 E-c İç Kuvvetler
18 C-d Jeolojik Zamanlar
19 D+D Türkiye'de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
20 E-a Türkiye'de Dış Kuvvetler
21 E-c Türkiye'de Dış Kuvvetler
22 B+B İç Kuvvetler
23 C+C İç Kuvvetler
24 A-b Kayaçlar ve Yer Şekilleri
25 C-d Dünya'nın Tektonik Yapısı
26 A-b Başlıca İbadetler: Namaz
27 D-e Başlıca İbadetler: Namaz
28 D-c Zekat
29 B-e Hac
30 E-d İnanç - İbadet İlişkisi

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C Kombinasyon
2 D-e Permütasyon
3 D+D Permütasyon
4 A-d Kombinasyon
5 E-d Permütasyon
6 A-c Sayma
7 C-e Sayma
8 E-c Kombinasyon
9 A+A Binom

10 E-b Binom
11 D-c Olasılık
12 B-c Olasılık
13 A-c Fonksiyon
14 B-d Fonksiyon
15 B  Fonksiyon
16 D  Fonksiyon
17 A  Fonksiyon
18 C-b Fonksiyon
19 E-d Fonksiyon
20 C-e Fonksiyon
21 D  Fonksiyon
22 B  Fonksiyon
23 E-d Fonksiyon
24 C  Fonksiyon
25 A  Fonksiyon
26 A  Fonksiyon
27 B-e Fonksiyon
28 E-a Fonksiyon
29 D  Fonksiyon
30 C-b Fonksiyon

CA-ÖC T.FEN
1 E-b Elektrik ve Manyetizma
2 D-c Elektrik ve Manyetizma
3 B  Elektrik ve Manyetizma
4 D+D Elektrik ve Manyetizma
5 D-e Katı Basıncı
6 B-a Katı Basıncı
7 B-c Sıvı Basıncı
8 D-a Sıvı Basıncı
9 B-e Sıvı Basıncı

10 A-c Açı Hava ve Gaz Basıncı
11 B-e Kütlenin Korunumu Kanunu
12 C-e Sabit Oranlar Yasası
13 E-b Katlı Oranlar Kanunu
14 D  Katlı Oranlar Kanunu
15 D  Kimyasal Denklemler
16 A  Mol Kavramı
17 E+E Kimyasal Tepkime Türleri
18 A-d Kimyasal Tepkime Türleri
19 C  Kimyasal Tepkime Türleri
20 C  Katlı Oranlar Kanunu
21 A-d Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
22 E+E Mayoz ve Eşeyli Üreme
23 B-a Hücre Bölünmeleri ve Üreme
24 D-b Mayoz ve Eşeyli Üreme
25 C-a Mayoz ve Eşeyli Üreme
26 E  Hücre Bölünmeleri ve Üreme
27 B-d Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
28 C-e Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
29 E-c Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
30 D-a Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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