
SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SELİM YEŞİLYURT

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 51 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 164.897 201.787 2 2 2 2 1086

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 5 18 0.50

T.SOSYAL 30 20 8 18.00

T.TARİH 14 7 5 5.75

T.COĞRAFYA 11 8 3 7.25

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 5 0 5.00

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 2 4 1.00

T.FİZİK 10 0 2 0.00

T.KİMYA 10 1 0 1.00

T.BİYOLOJİ 10 1 2 0.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D+D Okuma

2 C-b Okuma

3 B  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-c Okuma - Makale

7 C-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-b Okuma - Öykü

13 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C  Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B-a Sanat Akımları

24 B  Sanat Akımları

25 A  Serveti Fünun Şiiri

26 A+A Serveti Fünun Şiiri

27 C-b Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E+E Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C+C Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E-b Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C-b Madde Döngüleri- Karbon

20 E+E Madde Döngüleri - Su

21 E+E Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D+D Nüfus Politikaları

24 C+C Enerji Akışı

25 C+C İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E-a Kuvvet

2 D-b Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B+B Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A+A Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B-e Duyu Organları

26 E-c Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

ŞEREF CAN SÖNMEZOĞLU

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 26 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 125.798 201.787 18 18 18 18 1414

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 5 15 1.25

T.SOSYAL 30 8 6 6.50

T.TARİH 14 3 4 2.00

T.COĞRAFYA 11 0 2 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 5 0 5.00

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D-c Okuma

4 C-a Okuma

5 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A  Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D  Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-c Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-c Okuma - Makale

13 C-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-b Okuma - Öykü

19 A  Serveti Fünun Şiiri

20 A+A Serveti Fünun Şiiri

21 C  Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E+E Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B-e Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D  Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C  Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B-a Sanat Akımları

30 B-c Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-a Madde Döngüleri - Su

16 E-c Nüfus Politikaları

17 A  Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D  Nüfus Politikaları

19 C  Enerji Akışı

20 C  İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C  Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B  Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C  Madde Döngüleri- Karbon

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

MERT ALBAYRAK

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 77 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 151.600 201.787 7 7 7 7 1209

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 6 11 3.25

T.SOSYAL 30 15 11 12.25

T.TARİH 14 7 5 5.75

T.COĞRAFYA 11 3 6 1.50

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 5 0 5.00

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D+D Okuma

2 C+C Okuma

3 B  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-d Okuma - Makale

7 C-a Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C+C Okuma - Öykü

13 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A  Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C-d Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B  Sanat Akımları

24 B  Sanat Akımları

25 A-b Serveti Fünun Şiiri

26 A  Serveti Fünun Şiiri

27 C  Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E-b Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D-c Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-d Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E-d Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C+C Madde Döngüleri- Karbon

20 E-b Madde Döngüleri - Su

21 E-c Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D  Nüfus Politikaları

24 C-d Enerji Akışı

25 C-e İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

ŞEYMANUR ZAFER

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 5 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 124.983 201.787 19 19 19 19 1422

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 8 17 3.75

T.SOSYAL 30 7 13 3.75

T.TARİH 14 0 8 0.00

T.COĞRAFYA 11 3 5 1.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 0 4.00

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D+D Okuma

4 C+C Okuma

5 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-c Okuma - Makale

13 C-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-b Okuma - Öykü

19 A-b Serveti Fünun Şiiri

20 A+A Serveti Fünun Şiiri

21 C+C Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E  Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C-b Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D  Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C-e Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B+B Sanat Akımları

30 B-a Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E  Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-b Madde Döngüleri - Su

16 E+E Nüfus Politikaları

17 A  Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D+D Nüfus Politikaları

19 C  Enerji Akışı

20 C-d İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E-b Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C-b Madde Döngüleri- Karbon

26 D  Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

BEYZA TÖNGEL

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 4 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 149.984 201.787 8 8 8 8 1222

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 14 16 10.00

T.SOSYAL 30 10 20 5.00

T.TARİH 14 5 9 2.75

T.COĞRAFYA 11 2 9 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 3 2 2.50

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D-c Okuma

2 C-a Okuma

3 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-c Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-c Okuma - Makale

7 C-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-b Okuma - Öykü

13 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D+D Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D+D Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C+C Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B-e Sanat Akımları

24 B+B Sanat Akımları

25 A+A Serveti Fünun Şiiri

26 A+A Serveti Fünun Şiiri

27 C+C Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E-b Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C-b Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D-b Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E-b Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-b Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C+C Madde Döngüleri- Karbon

20 E-b Madde Döngüleri - Su

21 E-d Nüfus Politikaları

22 A-b Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D-a Nüfus Politikaları

24 C-d Enerji Akışı

25 C-e İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-a İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C-e Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

ERKUTAY ŞATIR

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 25 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 154.905 201.787 6 6 6 6 1176

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 4 19 0.00

T.SOSYAL 30 19 10 16.50

T.TARİH 14 6 7 4.25

T.COĞRAFYA 11 8 3 7.25

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 5 0 5.00

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D+D Okuma

4 C-b Okuma

5 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-c Okuma - Makale

13 C-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-b Okuma - Öykü

19 A  Serveti Fünun Şiiri

20 A+A Serveti Fünun Şiiri

21 C-b Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E  Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C-d Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C  Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B-a Sanat Akımları

30 B  Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Madde Döngüleri - Su

16 E+E Nüfus Politikaları

17 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D+D Nüfus Politikaları

19 C+C Enerji Akışı

20 C+C İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C+C Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E-b Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C-b Madde Döngüleri- Karbon

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

GÜL ÖZLÜ

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 11 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 167.410 201.787 1 1 1 1 1060

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 7 13 3.75

T.SOSYAL 30 19 10 16.50

T.TARİH 14 9 5 7.75

T.COĞRAFYA 11 6 4 5.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 1 3.75

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D-c Okuma

4 C+C Okuma

5 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A  Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-b Okuma - Makale

13 C-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-b Okuma - Öykü

19 A  Serveti Fünun Şiiri

20 A-e Serveti Fünun Şiiri

21 C  Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E  Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D+D Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C+C Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B+B Sanat Akımları

30 B-a Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D+D Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Madde Döngüleri - Su

16 E-d Nüfus Politikaları

17 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D+D Nüfus Politikaları

19 C-e Enerji Akışı

20 C-e İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B  Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C+C Madde Döngüleri- Karbon

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-a İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SERDAR ŞAHİN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 17 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 138.295 201.787 15 15 15 15 1329

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 8 16 4.00

T.SOSYAL 30 12 18 7.50

T.TARİH 14 7 7 5.25

T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D+D Okuma

4 C+C Okuma

5 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A  Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D  Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-b Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-c Okuma - Makale

13 C-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-b Okuma - Öykü

19 A-e Serveti Fünun Şiiri

20 A+A Serveti Fünun Şiiri

21 C-d Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E-a Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D  Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C-e Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B+B Sanat Akımları

30 B+B Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-a Madde Döngüleri - Su

16 E-a Nüfus Politikaları

17 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D+D Nüfus Politikaları

19 C-a Enerji Akışı

20 C-b İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-b Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B-e Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E-d Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C-a Madde Döngüleri- Karbon

26 D-e Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C-a Gösterişten Uzak Durmak

29 B-e İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

ERME KABAGÖZ

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 29 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 144.964 201.787 11 11 11 11 1276

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 10 16 6.00

T.SOSYAL 30 11 14 7.50

T.TARİH 14 5 7 3.25

T.COĞRAFYA 11 4 5 2.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 2 1.50

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D+D Okuma

2 C+C Okuma

3 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-c Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-c Okuma - Makale

7 C+C Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-a Okuma - Öykü

13 C-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D  Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C  Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B-e Sanat Akımları

24 B  Sanat Akımları

25 A-e Serveti Fünun Şiiri

26 A+A Serveti Fünun Şiiri

27 C  Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E-d Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B-c Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D  Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-b Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B-e Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C+C Madde Döngüleri- Karbon

20 E+E Madde Döngüleri - Su

21 E-a Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D+D Nüfus Politikaları

24 C-a Enerji Akışı

25 C-b İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D-a Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C  Gösterişten Uzak Durmak

29 B-d İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SEDEF ŞAHİN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 13 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 143.292 201.787 12 12 12 12 1290

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 9 17 4.75

T.SOSYAL 30 12 15 8.25

T.TARİH 14 6 8 4.00

T.COĞRAFYA 11 3 5 1.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 3 2 2.50

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D+D Okuma

4 C+C Okuma

5 C-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A+A Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D+D Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-c Okuma - Makale

13 C-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C+C Okuma - Öykü

19 A-c Serveti Fünun Şiiri

20 A-b Serveti Fünun Şiiri

21 C-a Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E-b Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B+B Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C  Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B-c Sanat Akımları

30 B  Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-a Madde Döngüleri - Su

16 E+E Nüfus Politikaları

17 A  Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D+D Nüfus Politikaları

19 C-a Enerji Akışı

20 C-b İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-d Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C  Madde Döngüleri- Karbon

26 D-b Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B-a İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

PINAR BİRİNCİ

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 30 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 154.914 201.787 5 5 5 5 1175

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 5 15 1.25

T.SOSYAL 30 18 11 15.25

T.TARİH 14 9 5 7.75

T.COĞRAFYA 11 5 5 3.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 1 3.75

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D-c Okuma

2 C+C Okuma

3 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-b Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-b Okuma - Makale

7 C-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-b Okuma - Öykü

13 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A  Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C  Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C+C Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B+B Sanat Akımları

24 B-a Sanat Akımları

25 A  Serveti Fünun Şiiri

26 A-e Serveti Fünun Şiiri

27 C  Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E  Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D+D Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B-e Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C+C Madde Döngüleri- Karbon

20 E+E Madde Döngüleri - Su

21 E-d Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D+D Nüfus Politikaları

24 C-e Enerji Akışı

25 C-e İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-a İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

AHMETCAN KAHRAMAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 0 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 149.942 201.787 9 9 9 9 1230

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 7 12 4.00

T.SOSYAL 30 13 8 11.00

T.TARİH 14 6 5 4.75

T.COĞRAFYA 11 5 1 4.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 2 1.50

T.MATEMATİK 30 0 1 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D+D Okuma

4 C  Okuma

5 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A  Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E  Okuma - Makale

13 C+C Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C  Okuma - Öykü

19 A-e Serveti Fünun Şiiri

20 A  Serveti Fünun Şiiri

21 C-a Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E+E Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C-b Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C  Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B-c Sanat Akımları

30 B  Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D+D Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Madde Döngüleri - Su

16 E+E Nüfus Politikaları

17 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D-b Nüfus Politikaları

19 C  Enerji Akışı

20 C+C İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C  Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C  Madde Döngüleri- Karbon

26 D-b Kaza ve Kader Kavramları

27 E-d İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C  Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C-b Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

BİLAL İLHAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 19 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 147.434 201.787 10 10 10 10 1258

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 7 19 2.25

T.SOSYAL 30 15 12 12.00

T.TARİH 14 7 5 5.75

T.COĞRAFYA 11 5 5 3.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 3 2 2.50

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D-c Okuma

2 C-b Okuma

3 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-c Okuma - Makale

7 C+C Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A  Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C  Okuma - Öykü

13 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A  Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C-a Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B-a Sanat Akımları

24 B-d Sanat Akımları

25 A-b Serveti Fünun Şiiri

26 A-e Serveti Fünun Şiiri

27 C+C Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E  Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B-e Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C-b Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C+C Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E-b Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C-b Madde Döngüleri- Karbon

20 E+E Madde Döngüleri - Su

21 E+E Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D-a Nüfus Politikaları

24 C  Enerji Akışı

25 C-e İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-d İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C-b Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

BETÜL AKMAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 15 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 100.000 201.787 21 21 21 21 1549

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 4 26 0.00

T.SOSYAL 30 6 24 0.00

T.TARİH 14 2 12 0.00

T.COĞRAFYA 11 2 9 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D-a Okuma

2 C+C Okuma

3 B-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-c Okuma - Makale

7 C-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-b Okuma - Öykü

13 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D+D Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C-b Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B-d Sanat Akımları

24 B-c Sanat Akımları

25 A-e Serveti Fünun Şiiri

26 A-d Serveti Fünun Şiiri

27 C-e Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E-b Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B-e Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C-e Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D+D Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E-b Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-d Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B-c Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E-c Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C-b Madde Döngüleri- Karbon

20 E+E Madde Döngüleri - Su

21 E-d Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D-e Nüfus Politikaları

24 C-a Enerji Akışı

25 C-a İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-b İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B-d İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A-c Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

GÜLCAN ELİBOL

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 16 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 138.304 201.787 14 14 14 14 1328

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 10 19 5.25

T.SOSYAL 30 10 15 6.25

T.TARİH 14 2 8 0.00

T.COĞRAFYA 11 5 5 3.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 3 2 2.50

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D+D Okuma

4 C-b Okuma

5 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-b Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-c Okuma - Makale

13 C-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-b Okuma - Öykü

19 A-c Serveti Fünun Şiiri

20 A+A Serveti Fünun Şiiri

21 C-a Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E-c Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B-e Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D+D Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C+C Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B+B Sanat Akımları

30 B-d Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Madde Döngüleri - Su

16 E+E Nüfus Politikaları

17 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D+D Nüfus Politikaları

19 C  Enerji Akışı

20 C-e İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-e Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C-e Madde Döngüleri- Karbon

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-a İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A-c Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

GÜLDAN AYDINER

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 0 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 133.302 201.787 16 16 16 16 1376

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 9 21 3.75

T.SOSYAL 30 11 19 6.25

T.TARİH 14 6 8 4.00

T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D+D Okuma

2 C-e Okuma

3 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-c Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-c Okuma - Makale

7 C-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-b Okuma - Öykü

13 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C-a Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B+B Sanat Akımları

24 B-c Sanat Akımları

25 A-e Serveti Fünun Şiiri

26 A-c Serveti Fünun Şiiri

27 C-d Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E-b Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B+B Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D-a Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E-b Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-b Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-b Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C+C Madde Döngüleri- Karbon

20 E-a Madde Döngüleri - Su

21 E+E Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D-b Nüfus Politikaları

24 C-b Enerji Akışı

25 C-d İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D-e Kaza ve Kader Kavramları

27 E-c İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A-b Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SÜMEYYE AKAR

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 61 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 164.082 201.787 3 3 3 3 1090

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 9 21 3.75

T.SOSYAL 30 18 10 15.50

T.TARİH 14 9 5 7.75

T.COĞRAFYA 11 5 4 4.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 1 3.75

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D-a Okuma

2 C-b Okuma

3 B-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-c Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E+E Okuma - Makale

7 C+C Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-d Okuma - Öykü

13 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A+A Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C-b Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B-d Sanat Akımları

24 B+B Sanat Akımları

25 A-e Serveti Fünun Şiiri

26 A+A Serveti Fünun Şiiri

27 C+C Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E-b Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B-e Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D+D Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B-e Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C+C Madde Döngüleri- Karbon

20 E+E Madde Döngüleri - Su

21 E-d Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D+D Nüfus Politikaları

24 C  Enerji Akışı

25 C-e İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-a İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

NESLİHAN ŞEN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 85 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 112.478 201.787 20 20 20 20 1503

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 5 25 0.00

T.SOSYAL 30 9 21 3.75

T.TARİH 14 6 8 4.00

T.COĞRAFYA 11 1 10 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 5 25 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D-c Okuma

4 C-b Okuma

5 C-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E+E Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-b Okuma - Makale

13 C-d Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C-e Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-a Okuma - Öykü

19 A-b Serveti Fünun Şiiri

20 A-d Serveti Fünun Şiiri

21 C-a Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E-d Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B+B Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C-e Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B-a Sanat Akımları

30 B+B Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-a Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E-b Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-c Madde Döngüleri - Su

16 E-b Nüfus Politikaları

17 A-d Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D-b Nüfus Politikaları

19 C-e Enerji Akışı

20 C+C İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-b Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B-d Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E-b Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C-a Madde Döngüleri- Karbon

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-c İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C-a Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A-b Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B+B Doğru Analitiği

2 C-d Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D-e Doğru Analitiği

4 B+B Doğru Analitiği

5 A+A Doğru Analitiği

6 E-b Doğru Analitiği

7 E+E Doğru Analitiği

8 E-a Doğru Analitiği

9 A-d Doğru Analitiği

10 D-b Doğru Analitiği

11 C-a Doğru Analitiği

12 A-d Doğru Analitiği

13 E-c Doğru Analitiği

14 E-a Doğru Analitiği

15 B-c Doğru Analitiği

16 B-e Doğru Analitiği

17 B-a Trigonometri

18 D-b Trigonometri

19 E-b Trigonometri

20 D-a Trigonometri

21 C-e Trigonometri

22 C-d Trigonometri

23 B-a Trigonometri

24 E-d Trigonometri

25 A+A Trigonometri

26 C-e Trigonometri

27 E-c Trigonometri

28 D-a İki Nokta arası Uzaklık

29 B-c Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A-c Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

AHMETCAN YILMAZ

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 57 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 156.613 201.787 4 4 4 4 1165

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 10 15 6.25

T.SOSYAL 30 14 13 10.75

T.TARİH 14 3 9 0.75

T.COĞRAFYA 11 7 3 6.25

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 1 3.75

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-a Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D+D Okuma

4 C+C Okuma

5 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-c Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E  Okuma - Makale

13 C-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C  Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-c Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-b Okuma - Öykü

19 A  Serveti Fünun Şiiri

20 A-e Serveti Fünun Şiiri

21 C-a Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E-d Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B+B Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C-b Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B  Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D  Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C+C Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B+B Sanat Akımları

30 B-c Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D+D Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Madde Döngüleri - Su

16 E-c Nüfus Politikaları

17 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D+D Nüfus Politikaları

19 C+C Enerji Akışı

20 C+C İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E-c Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B+B Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E  Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C+C Madde Döngüleri- Karbon

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C-e Gösterişten Uzak Durmak

29 B+B İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A+A Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

BATUHANKAYA

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 21 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 129.160 201.787 17 17 17 17 1395

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 11 19 6.25

T.SOSYAL 30 8 22 2.50

T.TARİH 14 4 10 1.50

T.COĞRAFYA 11 2 9 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 B-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

2 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

3 D-e Okuma

4 C+C Okuma

5 C-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

6 B-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

7 A-b Cumhuriyet Döneminde Öykü

8 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

9 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

10 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

11 E-b Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

12 E-d Okuma - Makale

13 C+C Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

14 C-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

15 A-b Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

16 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

17 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

18 C-a Okuma - Öykü

19 A-d Serveti Fünun Şiiri

20 A+A Serveti Fünun Şiiri

21 C+C Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

22 E+E Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

23 B+B Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

24 C-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

25 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

26 D-a Cumhuriyet Döneminde Öykü

27 C-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

28 C-a Tanzimat Dönemi Şiiri

29 B-a Sanat Akımları

30 B+B Sanat Akımları

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 D-b Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

4 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 A-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 E-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

7 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 A-c Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

9 B-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C+C Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 E+E Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

12 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 C-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 E-a Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E+E Madde Döngüleri - Su

16 E-c Nüfus Politikaları

17 A-b Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

18 D-b Nüfus Politikaları

19 C-a Enerji Akışı

20 C+C İlk Şehirler - Yerleşmeler

21 E-d Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

22 C-e Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

23 B-d Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

24 E-a Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

25 C-b Madde Döngüleri- Karbon

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E+E İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C-e Gösterişten Uzak Durmak

29 B-d İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A-c Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Doğru Analitiği

2 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

3 D  Doğru Analitiği

4 B  Doğru Analitiği

5 A  Doğru Analitiği

6 E  Doğru Analitiği

7 E  Doğru Analitiği

8 E  Doğru Analitiği

9 A  Doğru Analitiği

10 D  Doğru Analitiği

11 C  Doğru Analitiği

12 A  Doğru Analitiği

13 E  Doğru Analitiği

14 E  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 B  Doğru Analitiği

17 B  Trigonometri

18 D  Trigonometri

19 E  Trigonometri

20 D  Trigonometri

21 C  Trigonometri

22 C  Trigonometri

23 B  Trigonometri

24 E  Trigonometri

25 A  Trigonometri

26 C  Trigonometri

27 E  Trigonometri

28 D  İki Nokta arası Uzaklık

29 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

30 A  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 C  Bağıl Hareket

2 B  Hareket

3 E  Kuvvet

4 D  Bağıl Hareket

5 D  Newton'un Hareket Yasaları

6 C  İki Boyutta Hareket

7 D  İki Boyutta Hareket

8 C  Hareket

9 E  Newton'un Hareket Yasaları

10 C  Newton'un Hareket Yasaları

11 E  Kuantum Sayıları

12 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

13 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

14 B  Atomun Kuantum Modeli

15 D  Kuantum Sayıları

16 A  Atomun Kuantum Modeli

17 E  Gazlar

18 B  Periyodik Sistemde Özellikler

19 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

20 D  Gazlar

21 B  Duyu Organları

22 B  Duyu Organları

23 E  Destek ve Hareket Sistemi

24 A  Sinir Sistemi

25 B  Endokrin Sistemi

26 A  Duyu Organları

27 E  Sindirim Sistemi

28 C  Destek ve Hareket Sistemi

29 D  Sindirim Sistemi

30 D  Destek ve Hareket Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

DİLARA SARIŞAHİN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 9 Sınıfı 11A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 142.481 201.787 13 13 13 13 1297

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

21 21 21 21 1626

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 12 17 7.75

T.SOSYAL 30 10 20 5.00

T.TARİH 14 5 9 2.75

T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 0 0 0.00

T.FEN 30 0 0 0.00

T.FİZİK 10 0 0 0.00

T.KİMYA 10 0 0 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 D+D Okuma

2 C+C Okuma

3 B-d Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

4 A-e Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

5 E-c Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

6 E-c Okuma - Makale

7 C+C Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

8 C+C Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

9 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

10 B+B Okuma- Dilbilgisi - Yazım ve Noktalama

11 A+A Okuma- Dilbilgisi - Cümlenin Ögeleri

12 C-a Okuma - Öykü

13 C-d Cumhuriyet Döneminde Öykü

14 B+B Cumhuriyet Döneminde Öykü

15 A-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

16 D-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

17 C+C Cumhuriyet Döneminde Öykü

18 B-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

19 B-c Cumhuriyet Döneminde Öykü

20 D+D Cumhuriyet Döneminde Öykü

21 C-e Cumhuriyet Döneminde Öykü

22 C-a Tanzimat Dönemi Şiiri

23 B+B Sanat Akımları

24 B+B Sanat Akımları

25 A  Serveti Fünun Şiiri

26 A-b Serveti Fünun Şiiri

27 C-e Tanzimat Dönemi-Serveti Fünun Şiiri

28 E-a Milli Edebiyat - M. Akif Ersoy

29 B-c Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

30 C-a Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

CA-ÖC T.SOSYAL

1 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

2 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

4 E-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

5 B+B Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

6 D-e Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

7 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

8 E-c Değişen Dünya Değerleri Karşısında Osmanlı Siyaset

9 E+E Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

10 C-b Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11 A+A Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12 B-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

13 E-d Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

14 C-e Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

15 E-d Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

16 C-b Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

17 B-a Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörle

18 E+E Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Dağılışı

19 C-d Madde Döngüleri- Karbon

20 E-a Madde Döngüleri - Su

21 E+E Nüfus Politikaları

22 A+A Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları

23 D-b Nüfus Politikaları

24 C-d Enerji Akışı

25 C-d İlk Şehirler - Yerleşmeler

26 D+D Kaza ve Kader Kavramları

27 E-a İbadetler İle İlgili Temel İlkeler

28 C+C Gösterişten Uzak Durmak

29 B-a İbadetlerin Bireysel Faydaları

30 A-c Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Trigonometri

2 D  Trigonometri

3 E  Trigonometri

4 D  Trigonometri

5 C  Trigonometri

6 C  Trigonometri

7 B  Trigonometri

8 E  Trigonometri

9 A  Trigonometri

10 C  Trigonometri

11 E  Trigonometri

12 D  İki Nokta arası Uzaklık

13 B  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

14 A  Doğru Analitiği

15 B  Doğru Analitiği

16 C  Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

17 B  Doğru Analitiği

18 D  Doğru Analitiği

19 A  Doğru Analitiği

20 E  Doğru Analitiği

21 E  Doğru Analitiği

22 E  Doğru Analitiği

23 D  Doğru Analitiği

24 A  Doğru Analitiği

25 C  Doğru Analitiği

26 A  Doğru Analitiği

27 E  Doğru Analitiği

28 E  Doğru Analitiği

29 B  Doğru Analitiği

30 B  Doğru Analitiği

CA-ÖC T.FEN

1 E  Kuvvet

2 D  Bağıl Hareket

3 C  Bağıl Hareket

4 B  Hareket

5 C  Hareket

6 E  Newton'un Hareket Yasaları

7 C  Newton'un Hareket Yasaları

8 D  Newton'un Hareket Yasaları

9 C  İki Boyutta Hareket

10 D  İki Boyutta Hareket

11 B  Atomun Kuantum Modeli

12 D  Kuantum Sayıları

13 A  Atomun Kuantum Modeli

14 E  Kuantum Sayıları

15 A  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

16 B  Periyodik Sisemde Değişen Özellikler

17 A  Periyodik Sistemde Yer Bulma

18 D  Gazlar

19 E  Gazlar

20 B  Periyodik Sistemde Özellikler

21 A  Sinir Sistemi

22 B  Endokrin Sistemi

23 A  Duyu Organları

24 B  Duyu Organları

25 B  Duyu Organları

26 E  Destek ve Hareket Sistemi

27 C  Destek ve Hareket Sistemi

28 D  Destek ve Hareket Sistemi

29 E  Sindirim Sistemi

30 D  Sindirim Sistemi

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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