
SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

MEHMET CEBECİOĞLU

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 115 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 154.981 188.714 6 6 6 6 1546

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 8 22 2.50

T.SOSYAL 30 9 21 3.75

T.TARİH 14 6 8 4.00

T.COĞRAFYA 11 1 10 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 7 23 1.25

T.FEN 30 13 16 9.00

T.FİZİK 10 3 7 1.25

T.KİMYA 10 4 6 2.50

T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C-e Sözcükte Anlam

2 E-c Sözcükte Anlam

3 D-b Cümlede Anlam

4 B+B Cümlede Anlam

5 A+A Cümlede Anlam

6 D-b Cümlede Anlam

7 B+B Paragrafta Anlam

8 D-a Yazım Kuralları

9 E-b Noktalama İşaretleri

10 B+B İletişim Ögeleri

11 A-b Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B-d Dil

15 A-b Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-c Hikaye

17 B+B Şiir Bilgisi

18 D-c Şiir Bilgisi

19 A-e İsim

20 E-a İsim

21 C-a Şiir Bilgisi

22 A-e Sıfat

23 B-d Hikaye

24 A-b Hikaye

25 C-a Şiir Bilgisi

26 E-a Şiir Bilgisi

27 C-e Şiir Bilgisi

28 C-d Sıfat

29 E-a Sıfat

30 C+C Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Tarih ve Zaman

2 C+C Tarih ve Zaman

3 C-e Tarih ve Zaman

4 B+B Tarih ve Zaman

5 C-d Tarih ve Zaman

6 D-a Tarih ve Zaman

7 E-b Tarih ve Zaman

8 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

9 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

10 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

11 A-e İnanlığın İlk Dönemleri

12 D-c İnanlığın İlk Dönemleri

13 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

14 B-a İnanlığın İlk Dönemleri

15 E-b Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E-d Yerel Saat Hesaplamaları

17 B-c Coğrafyanın Bölümleri

18 A-b Tarihsel Süreçte Corafya

19 C-d Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E-d Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D+D Türkiye'nin Konumu

24 D-e Harita Projeksiyonları

25 A-d Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-c İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B-d İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D+D Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D-a Mantık

2 E-a Mantık

3 A+A Mantık

4 E-a Mantık

5 E-a Küme Problemi

6 D-a Kümeler

7 B-a Kümeler

8 C-a Mantık

9 A+A Kümeler

10 B-a Küme Problemi

11 A+A Aralık

12 B-a Aralık

13 D-a 1. Dereceden Denklem

14 E-a 1. Dereceden Denklem

15 B-a Sayı Kümeleri

16 C-a Sayı Kümeleri

17 A-b Sayı Kümeleri

18 B-c Bölme

19 D+D Bölme

20 E+E Bölünebilme

21 C-d Bölünebilme

22 E-c Bölünebilme

23 B+B EBOB - EKOK

24 B-a EBOB - EKOK

25 A-b Eşitsizlik

26 C+C Eşitsizlik

27 D-a Eşitsizlik

28 A-b Eşitsizlik

29 C-b Denklem

30 E-b Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D-a Fizik Bilimine Giriş

2 E-d Fizik Bilimine Giriş

3 D+D Madde ve Özellikleri

4 E-b Madde ve Özellikleri

5 E+E Madde ve Özellikleri

6 A-b Madde ve Özellikleri

7 B-c Madde ve Özellikleri

8 A+A Hareket

9 B-e Hareket

10 D-c Hareket

11 D-c Simyadan Kimyaya

12 B-a Periyodik Cetvel

13 C-d Element ve Bileşik

14 A-b Periyodik Cetvel

15 A+A Attom Altı Tanecikler

16 B+B Kimyanın Sembolik Dili

17 E-d Kimyanın Sembolik Dili

18 E-a Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A+A Simyadan Kimyaya

21 C-d Canlıların Ortak Özellikleri

22 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E+E Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SELİN CAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 125 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 174.957 188.714 4 4 4 4 1282

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 13 17 8.75

T.SOSYAL 30 13 17 8.75

T.TARİH 14 8 6 6.50

T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 5 23 0.00

T.FEN 30 10 20 5.00

T.FİZİK 10 2 8 0.00

T.KİMYA 10 4 6 2.50

T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C+C Sözcükte Anlam

2 E+E Sözcükte Anlam

3 D+D Cümlede Anlam

4 B-d Cümlede Anlam

5 A-d Cümlede Anlam

6 D-b Cümlede Anlam

7 B+B Paragrafta Anlam

8 D+D Yazım Kuralları

9 E-b Noktalama İşaretleri

10 B-a İletişim Ögeleri

11 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D-b Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B+B Dil

15 A-c Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-c Hikaye

17 B-a Şiir Bilgisi

18 D+D Şiir Bilgisi

19 A-d İsim

20 E-b İsim

21 C+C Şiir Bilgisi

22 A+A Sıfat

23 B+B Hikaye

24 A+A Hikaye

25 C-b Şiir Bilgisi

26 E-d Şiir Bilgisi

27 C-e Şiir Bilgisi

28 C+C Sıfat

29 E-b Sıfat

30 C-a Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Tarih ve Zaman

2 C+C Tarih ve Zaman

3 C-b Tarih ve Zaman

4 B-d Tarih ve Zaman

5 C+C Tarih ve Zaman

6 D+D Tarih ve Zaman

7 E+E Tarih ve Zaman

8 C-a İnanlığın İlk Dönemleri

9 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

10 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

11 A-c İnanlığın İlk Dönemleri

12 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

13 D-c İnanlığın İlk Dönemleri

14 B-e İnanlığın İlk Dönemleri

15 E-c Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

17 B+B Coğrafyanın Bölümleri

18 A-c Tarihsel Süreçte Corafya

19 C-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D+D Türkiye'nin Konumu

24 D-a Harita Projeksiyonları

25 A-b Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-e İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B-c İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D-a Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D-e Mantık

2 E  Mantık

3 A-c Mantık

4 E  Mantık

5 E+E Küme Problemi

6 D-c Kümeler

7 B-e Kümeler

8 C-a Mantık

9 A-e Kümeler

10 B-e Küme Problemi

11 A-b Aralık

12 B-c Aralık

13 D-a 1. Dereceden Denklem

14 E-d 1. Dereceden Denklem

15 B-a Sayı Kümeleri

16 C-d Sayı Kümeleri

17 A-e Sayı Kümeleri

18 B-c Bölme

19 D+D Bölme

20 E+E Bölünebilme

21 C-a Bölünebilme

22 E-b Bölünebilme

23 B+B EBOB - EKOK

24 B-c EBOB - EKOK

25 A-d Eşitsizlik

26 C-e Eşitsizlik

27 D-c Eşitsizlik

28 A-d Eşitsizlik

29 C-a Denklem

30 E+E Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D-a Fizik Bilimine Giriş

2 E-a Fizik Bilimine Giriş

3 D-e Madde ve Özellikleri

4 E-c Madde ve Özellikleri

5 E-b Madde ve Özellikleri

6 A-b Madde ve Özellikleri

7 B+B Madde ve Özellikleri

8 A-c Hareket

9 B-d Hareket

10 D+D Hareket

11 D-c Simyadan Kimyaya

12 B-c Periyodik Cetvel

13 C-e Element ve Bileşik

14 A+A Periyodik Cetvel

15 A-c Attom Altı Tanecikler

16 B+B Kimyanın Sembolik Dili

17 E-d Kimyanın Sembolik Dili

18 E+E Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A-d Simyadan Kimyaya

21 C+C Canlıların Ortak Özellikleri

22 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

İLKBAL AYDIN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 112 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 208.250 188.714 2 2 2 2 873

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 9 19 4.25

T.SOSYAL 30 18 12 15.00

T.TARİH 14 9 5 7.75

T.COĞRAFYA 11 7 4 6.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 5 15 1.25

T.FEN 30 15 12 12.00

T.FİZİK 10 6 3 5.25

T.KİMYA 10 4 6 2.50

T.BİYOLOJİ 10 5 3 4.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C+C Sözcükte Anlam

2 E  Sözcükte Anlam

3 D+D Cümlede Anlam

4 B-c Cümlede Anlam

5 A-d Cümlede Anlam

6 D-c Cümlede Anlam

7 B-d Paragrafta Anlam

8 D+D Yazım Kuralları

9 E-b Noktalama İşaretleri

10 B-e İletişim Ögeleri

11 A-b Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D-b Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B-e Dil

15 A-c Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-c Hikaye

17 B-d Şiir Bilgisi

18 D+D Şiir Bilgisi

19 A-e İsim

20 E  İsim

21 C-b Şiir Bilgisi

22 A-e Sıfat

23 B+B Hikaye

24 A+A Hikaye

25 C+C Şiir Bilgisi

26 E-b Şiir Bilgisi

27 C-d Şiir Bilgisi

28 C-a Sıfat

29 E-a Sıfat

30 C+C Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Tarih ve Zaman

2 C+C Tarih ve Zaman

3 C-e Tarih ve Zaman

4 B+B Tarih ve Zaman

5 C-d Tarih ve Zaman

6 D+D Tarih ve Zaman

7 E-a Tarih ve Zaman

8 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

9 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

10 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

11 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

12 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

13 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

14 B+B İnanlığın İlk Dönemleri

15 E-d Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

17 B+B Coğrafyanın Bölümleri

18 A+A Tarihsel Süreçte Corafya

19 C+C Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D+D Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D+D Türkiye'nin Konumu

24 D-b Harita Projeksiyonları

25 A+A Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-a İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B+B İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D-a Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D-e Mantık

2 E+E Mantık

3 A+A Mantık

4 E+E Mantık

5 E-c Küme Problemi

6 D-a Kümeler

7 B-c Kümeler

8 C  Mantık

9 A  Kümeler

10 B-a Küme Problemi

11 A-e Aralık

12 B  Aralık

13 D-e 1. Dereceden Denklem

14 E-d 1. Dereceden Denklem

15 B  Sayı Kümeleri

16 C  Sayı Kümeleri

17 A-b Sayı Kümeleri

18 B-a Bölme

19 D-c Bölme

20 E-a Bölünebilme

21 C+C Bölünebilme

22 E-a Bölünebilme

23 B+B EBOB - EKOK

24 B  EBOB - EKOK

25 A  Eşitsizlik

26 C  Eşitsizlik

27 D-a Eşitsizlik

28 A  Eşitsizlik

29 C  Denklem

30 E-d Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D+D Fizik Bilimine Giriş

2 E+E Fizik Bilimine Giriş

3 D-a Madde ve Özellikleri

4 E  Madde ve Özellikleri

5 E+E Madde ve Özellikleri

6 A+A Madde ve Özellikleri

7 B+B Madde ve Özellikleri

8 A+A Hareket

9 B-d Hareket

10 D-b Hareket

11 D+D Simyadan Kimyaya

12 B-e Periyodik Cetvel

13 C-b Element ve Bileşik

14 A+A Periyodik Cetvel

15 A-c Attom Altı Tanecikler

16 B+B Kimyanın Sembolik Dili

17 E-d Kimyanın Sembolik Dili

18 E-a Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A-c Simyadan Kimyaya

21 C-e Canlıların Ortak Özellikleri

22 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SUDENUR ŞEN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 114 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 144.962 188.714 9 9 9 9 1694

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 9 20 4.00

T.SOSYAL 30 12 16 8.00

T.TARİH 14 5 9 2.75

T.COĞRAFYA 11 3 7 1.25

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 0 4.00

T.MATEMATİK 30 5 17 0.75

T.FEN 30 5 17 0.75

T.FİZİK 10 1 5 0.00

T.KİMYA 10 2 7 0.25

T.BİYOLOJİ 10 2 5 0.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A+A Metinlerin Sınıflandırılması

2 D+D Hikaye

3 B-d Şiir Bilgisi

4 D-b Şiir Bilgisi

5 A+A İsim

6 E  İsim

7 C-e Şiir Bilgisi

8 A-e Sıfat

9 B-e Hikaye

10 A+A Hikaye

11 C-e Şiir Bilgisi

12 E-d Şiir Bilgisi

13 C-b Şiir Bilgisi

14 C-a Sıfat

15 E-c Sıfat

16 C+C Sıfat

17 C+C Sözcükte Anlam

18 E-b Sözcükte Anlam

19 D-c Cümlede Anlam

20 B-d Cümlede Anlam

21 A+A Cümlede Anlam

22 D-a Cümlede Anlam

23 B-c Paragrafta Anlam

24 D-a Yazım Kuralları

25 E-d Noktalama İşaretleri

26 B-d İletişim Ögeleri

27 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-e Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-c Tarih ve Zaman

2 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

3 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

4 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

5 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

6 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

7 D-e İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-e İnanlığın İlk Dönemleri

9 E-d Tarih ve Zaman

10 C+C Tarih ve Zaman

11 C-a Tarih ve Zaman

12 B+B Tarih ve Zaman

13 C+C Tarih ve Zaman

14 D-a Tarih ve Zaman

15 B-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-e Türkiye'nin Konumu

18 D-b Harita Projeksiyonları

19 A+A Koordinat Sistemi

20 E-a Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

22 B+B Coğrafyanın Bölümleri

23 A  Tarihsel Süreçte Corafya

24 C-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B+B İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D+D Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B  İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D+D İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B-a Sayı Kümeleri

2 C-a Sayı Kümeleri

3 A  Sayı Kümeleri

4 B  Bölme

5 D+D Bölme

6 E+E Bölünebilme

7 C-e Bölünebilme

8 E  Bölünebilme

9 B-e EBOB - EKOK

10 B-c EBOB - EKOK

11 A+A Eşitsizlik

12 C+C Eşitsizlik

13 D-e Eşitsizlik

14 A-b Eşitsizlik

15 C  Denklem

16 E-a Denklem

17 D-e Mantık

18 E  Mantık

19 A-b Mantık

20 E-c Mantık

21 E-c Küme Problemi

22 D  Kümeler

23 B-c Kümeler

24 C  Mantık

25 A  Kümeler

26 B-a Küme Problemi

27 A-d Aralık

28 B-d Aralık

29 D-e 1. Dereceden Denklem

30 E+E 1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B  Madde ve Özellikleri

3 A-c Hareket

4 B  Hareket

5 D  Hareket

6 E-c Fizik Bilimine Giriş

7 D-a Fizik Bilimine Giriş

8 D-a Madde ve Özellikleri

9 E+E Madde ve Özellikleri

10 E  Madde ve Özellikleri

11 B-e Periyodik Cetvel

12 D-c Simyadan Kimyaya

13 A+A Periyodik Cetvel

14 C  Element ve Bileşik

15 E-b Kimya Bilimi

16 C-a İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A-e Attom Altı Tanecikler

18 B+B Kimyanın Sembolik Dili

19 E-d Kimyanın Sembolik Dili

20 A-b Simyadan Kimyaya

21 A-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-d Canlıların Ortak Özellikleri

25 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

HÜLYA GÜLSÜM YÜKSEL

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 135 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 219.935 188.714 1 1 1 1 763

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 15 14 11.50

T.SOSYAL 30 19 10 16.50

T.TARİH 14 9 4 8.00

T.COĞRAFYA 11 7 4 6.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 3 2 2.50

T.MATEMATİK 30 5 6 3.50

T.FEN 30 8 14 4.50

T.FİZİK 10 3 5 1.75

T.KİMYA 10 5 4 4.00

T.BİYOLOJİ 10 0 5 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C-b Sözcükte Anlam

2 E+E Sözcükte Anlam

3 D+D Cümlede Anlam

4 B+B Cümlede Anlam

5 A+A Cümlede Anlam

6 D-b Cümlede Anlam

7 B-e Paragrafta Anlam

8 D+D Yazım Kuralları

9 E-c Noktalama İşaretleri

10 B+B İletişim Ögeleri

11 A-b Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D-b Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B-e Dil

15 A+A Metinlerin Sınıflandırılması

16 D+D Hikaye

17 B-e Şiir Bilgisi

18 D+D Şiir Bilgisi

19 A-e İsim

20 E+E İsim

21 C-b Şiir Bilgisi

22 A-b Sıfat

23 B+B Hikaye

24 A+A Hikaye

25 C-a Şiir Bilgisi

26 E-d Şiir Bilgisi

27 C+C Şiir Bilgisi

28 C-b Sıfat

29 E  Sıfat

30 C+C Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Tarih ve Zaman

2 C  Tarih ve Zaman

3 C-a Tarih ve Zaman

4 B+B Tarih ve Zaman

5 C+C Tarih ve Zaman

6 D+D Tarih ve Zaman

7 E+E Tarih ve Zaman

8 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

9 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

10 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

11 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

12 D-e İnanlığın İlk Dönemleri

13 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

14 B+B İnanlığın İlk Dönemleri

15 E+E Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

17 B+B Coğrafyanın Bölümleri

18 A+A Tarihsel Süreçte Corafya

19 C-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D+D Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E+E Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D+D Türkiye'nin Konumu

24 D-e Harita Projeksiyonları

25 A-e Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-a İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B+B İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D+D Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D  Mantık

2 E  Mantık

3 A  Mantık

4 E  Mantık

5 E  Küme Problemi

6 D  Kümeler

7 B  Kümeler

8 C  Mantık

9 A  Kümeler

10 B+B Küme Problemi

11 A  Aralık

12 B  Aralık

13 D+D 1. Dereceden Denklem

14 E-a 1. Dereceden Denklem

15 B  Sayı Kümeleri

16 C  Sayı Kümeleri

17 A-c Sayı Kümeleri

18 B-d Bölme

19 D+D Bölme

20 E-a Bölünebilme

21 C+C Bölünebilme

22 E  Bölünebilme

23 B  EBOB - EKOK

24 B  EBOB - EKOK

25 A+A Eşitsizlik

26 C  Eşitsizlik

27 D-e Eşitsizlik

28 A  Eşitsizlik

29 C-e Denklem

30 E  Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D-a Fizik Bilimine Giriş

2 E+E Fizik Bilimine Giriş

3 D-b Madde ve Özellikleri

4 E-d Madde ve Özellikleri

5 E-c Madde ve Özellikleri

6 A-b Madde ve Özellikleri

7 B+B Madde ve Özellikleri

8 A+A Hareket

9 B  Hareket

10 D  Hareket

11 D-c Simyadan Kimyaya

12 B-e Periyodik Cetvel

13 C+C Element ve Bileşik

14 A-d Periyodik Cetvel

15 A  Attom Altı Tanecikler

16 B+B Kimyanın Sembolik Dili

17 E+E Kimyanın Sembolik Dili

18 E+E Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A-b Simyadan Kimyaya

21 C-a Canlıların Ortak Özellikleri

22 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

BÜŞRA AYDEMİR

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 108 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 186.600 188.714 3 3 3 3 1132

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 12 10 9.50

T.SOSYAL 30 16 11 13.25

T.TARİH 14 9 5 7.75

T.COĞRAFYA 11 4 5 2.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 3 1 2.75

T.MATEMATİK 30 3 14 0.00

T.FEN 30 7 15 3.25

T.FİZİK 10 1 6 0.00

T.KİMYA 10 3 3 2.25

T.BİYOLOJİ 10 3 6 1.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A+A Metinlerin Sınıflandırılması

2 D+D Hikaye

3 B  Şiir Bilgisi

4 D  Şiir Bilgisi

5 A+A İsim

6 E  İsim

7 C-b Şiir Bilgisi

8 A-e Sıfat

9 B+B Hikaye

10 A+A Hikaye

11 C  Şiir Bilgisi

12 E  Şiir Bilgisi

13 C  Şiir Bilgisi

14 C-e Sıfat

15 E  Sıfat

16 C-a Sıfat

17 C+C Sözcükte Anlam

18 E+E Sözcükte Anlam

19 D-c Cümlede Anlam

20 B-d Cümlede Anlam

21 A+A Cümlede Anlam

22 D-c Cümlede Anlam

23 B+B Paragrafta Anlam

24 D+D Yazım Kuralları

25 E-c Noktalama İşaretleri

26 B  İletişim Ögeleri

27 A-e Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-d Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Tarih ve Zaman

2 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

3 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

4 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

5 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-c İnanlığın İlk Dönemleri

7 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-a İnanlığın İlk Dönemleri

9 E+E Tarih ve Zaman

10 C+C Tarih ve Zaman

11 C+C Tarih ve Zaman

12 B+B Tarih ve Zaman

13 C+C Tarih ve Zaman

14 D+D Tarih ve Zaman

15 B  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-a Türkiye'nin Konumu

18 D+D Harita Projeksiyonları

19 A-d Koordinat Sistemi

20 E+E Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E  Yerel Saat Hesaplamaları

22 B+B Coğrafyanın Bölümleri

23 A+A Tarihsel Süreçte Corafya

24 C-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B+B İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-a Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B  İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D+D İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Sayı Kümeleri

2 C-b Sayı Kümeleri

3 A  Sayı Kümeleri

4 B-a Bölme

5 D-b Bölme

6 E-c Bölünebilme

7 C-a Bölünebilme

8 E-a Bölünebilme

9 B-e EBOB - EKOK

10 B-d EBOB - EKOK

11 A  Eşitsizlik

12 C  Eşitsizlik

13 D-e Eşitsizlik

14 A  Eşitsizlik

15 C  Denklem

16 E-b Denklem

17 D-c Mantık

18 E+E Mantık

19 A-e Mantık

20 E+E Mantık

21 E  Küme Problemi

22 D-c Kümeler

23 B+B Kümeler

24 C  Mantık

25 A-c Kümeler

26 B  Küme Problemi

27 A  Aralık

28 B  Aralık

29 D  1. Dereceden Denklem

30 E  1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B-e Madde ve Özellikleri

3 A+A Hareket

4 B-c Hareket

5 D  Hareket

6 E-c Fizik Bilimine Giriş

7 D-a Fizik Bilimine Giriş

8 D  Madde ve Özellikleri

9 E  Madde ve Özellikleri

10 E-a Madde ve Özellikleri

11 B  Periyodik Cetvel

12 D-a Simyadan Kimyaya

13 A  Periyodik Cetvel

14 C-d Element ve Bileşik

15 E-a Kimya Bilimi

16 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A  Attom Altı Tanecikler

18 B+B Kimyanın Sembolik Dili

19 E+E Kimyanın Sembolik Dili

20 A  Simyadan Kimyaya

21 A  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-d Canlıların Ortak Özellikleri

25 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E+E Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

TUANA DUMANBTS

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 133 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 152.481 188.714 7 7 7 7 1585

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 11 10 8.50

T.SOSYAL 30 7 9 4.75

T.TARİH 14 3 7 1.25

T.COĞRAFYA 11 0 1 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 1 3.75

T.MATEMATİK 30 1 11 0.00

T.FEN 30 4 6 2.50

T.FİZİK 10 0 4 0.00

T.KİMYA 10 3 1 2.75

T.BİYOLOJİ 10 1 1 0.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C+C Sözcükte Anlam

2 E-b Sözcükte Anlam

3 D+D Cümlede Anlam

4 B+B Cümlede Anlam

5 A+A Cümlede Anlam

6 D+D Cümlede Anlam

7 B-e Paragrafta Anlam

8 D-a Yazım Kuralları

9 E-c Noktalama İşaretleri

10 B+B İletişim Ögeleri

11 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B-e Dil

15 A  Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-c Hikaye

17 B  Şiir Bilgisi

18 D  Şiir Bilgisi

19 A-e İsim

20 E-b İsim

21 C+C Şiir Bilgisi

22 A  Sıfat

23 B+B Hikaye

24 A+A Hikaye

25 C  Şiir Bilgisi

26 E  Şiir Bilgisi

27 C  Şiir Bilgisi

28 C  Sıfat

29 E  Sıfat

30 C-a Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Tarih ve Zaman

2 C+C Tarih ve Zaman

3 C-b Tarih ve Zaman

4 B-d Tarih ve Zaman

5 C  Tarih ve Zaman

6 D-c Tarih ve Zaman

7 E+E Tarih ve Zaman

8 C-a İnanlığın İlk Dönemleri

9 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

10 C  İnanlığın İlk Dönemleri

11 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

12 D-a İnanlığın İlk Dönemleri

13 D  İnanlığın İlk Dönemleri

14 B  İnanlığın İlk Dönemleri

15 E  Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E-c Yerel Saat Hesaplamaları

17 B  Coğrafyanın Bölümleri

18 A  Tarihsel Süreçte Corafya

19 C  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D  Türkiye'nin Konumu

24 D  Harita Projeksiyonları

25 A  Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D+D İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B+B İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D-e Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D-b Mantık

2 E  Mantık

3 A-d Mantık

4 E  Mantık

5 E  Küme Problemi

6 D-a Kümeler

7 B-d Kümeler

8 C  Mantık

9 A+A Kümeler

10 B-e Küme Problemi

11 A-e Aralık

12 B-e Aralık

13 D-b 1. Dereceden Denklem

14 E  1. Dereceden Denklem

15 B-d Sayı Kümeleri

16 C  Sayı Kümeleri

17 A  Sayı Kümeleri

18 B  Bölme

19 D  Bölme

20 E  Bölünebilme

21 C-a Bölünebilme

22 E  Bölünebilme

23 B  EBOB - EKOK

24 B-d EBOB - EKOK

25 A  Eşitsizlik

26 C  Eşitsizlik

27 D  Eşitsizlik

28 A  Eşitsizlik

29 C  Denklem

30 E  Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D  Fizik Bilimine Giriş

2 E-d Fizik Bilimine Giriş

3 D-a Madde ve Özellikleri

4 E  Madde ve Özellikleri

5 E  Madde ve Özellikleri

6 A  Madde ve Özellikleri

7 B-c Madde ve Özellikleri

8 A  Hareket

9 B-e Hareket

10 D  Hareket

11 D  Simyadan Kimyaya

12 B  Periyodik Cetvel

13 C-a Element ve Bileşik

14 A  Periyodik Cetvel

15 A  Attom Altı Tanecikler

16 B+B Kimyanın Sembolik Dili

17 E  Kimyanın Sembolik Dili

18 E+E Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A  Simyadan Kimyaya

21 C-a Canlıların Ortak Özellikleri

22 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

BAHARTANK E

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 10600 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 149.974 188.714 8 8 8 8 1621

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 1 8 0.00

T.SOSYAL 30 9 17 4.75

T.TARİH 14 6 5 4.75

T.COĞRAFYA 11 2 9 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 1 3 0.25

T.MATEMATİK 30 5 14 1.50

T.FEN 30 13 17 8.75

T.FİZİK 10 5 5 3.75

T.KİMYA 10 4 6 2.50

T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A-d Metinlerin Sınıflandırılması

2 D-a Hikaye

3 B-c Şiir Bilgisi

4 D-c Şiir Bilgisi

5 A-c İsim

6 E-c İsim

7 C+C Şiir Bilgisi

8 A-c Sıfat

9 B-c Hikaye

10 A  Hikaye

11 C  Şiir Bilgisi

12 E  Şiir Bilgisi

13 C  Şiir Bilgisi

14 C  Sıfat

15 E  Sıfat

16 C  Sıfat

17 C  Sözcükte Anlam

18 E  Sözcükte Anlam

19 D  Cümlede Anlam

20 B  Cümlede Anlam

21 A  Cümlede Anlam

22 D  Cümlede Anlam

23 B  Paragrafta Anlam

24 D  Yazım Kuralları

25 E  Noktalama İşaretleri

26 B  İletişim Ögeleri

27 A  Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E  Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D  Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B  Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Tarih ve Zaman

2 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

3 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

4 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

5 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-a İnanlığın İlk Dönemleri

7 D  İnanlığın İlk Dönemleri

8 B  İnanlığın İlk Dönemleri

9 E  Tarih ve Zaman

10 C+C Tarih ve Zaman

11 C-b Tarih ve Zaman

12 B+B Tarih ve Zaman

13 C-d Tarih ve Zaman

14 D-c Tarih ve Zaman

15 B-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-c Türkiye'nin Konumu

18 D-a Harita Projeksiyonları

19 A-b Koordinat Sistemi

20 E-d Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

22 B+B Coğrafyanın Bölümleri

23 A-d Tarihsel Süreçte Corafya

24 C-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-e İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-a Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D  İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B+B Sayı Kümeleri

2 C-a Sayı Kümeleri

3 A  Sayı Kümeleri

4 B  Bölme

5 D  Bölme

6 E-c Bölünebilme

7 C-d Bölünebilme

8 E-d Bölünebilme

9 B+B EBOB - EKOK

10 B-c EBOB - EKOK

11 A+A Eşitsizlik

12 C-b Eşitsizlik

13 D-a Eşitsizlik

14 A-e Eşitsizlik

15 C  Denklem

16 E  Denklem

17 D  Mantık

18 E  Mantık

19 A  Mantık

20 E+E Mantık

21 E-c Küme Problemi

22 D-a Kümeler

23 B-c Kümeler

24 C-a Mantık

25 A  Kümeler

26 B  Küme Problemi

27 A  Aralık

28 B+B Aralık

29 D-a 1. Dereceden Denklem

30 E-b 1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-d Madde ve Özellikleri

2 B+B Madde ve Özellikleri

3 A+A Hareket

4 B-d Hareket

5 D-c Hareket

6 E+E Fizik Bilimine Giriş

7 D+D Fizik Bilimine Giriş

8 D-a Madde ve Özellikleri

9 E+E Madde ve Özellikleri

10 E-c Madde ve Özellikleri

11 B-e Periyodik Cetvel

12 D-c Simyadan Kimyaya

13 A+A Periyodik Cetvel

14 C+C Element ve Bileşik

15 E-a Kimya Bilimi

16 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A-c Attom Altı Tanecikler

18 B+B Kimyanın Sembolik Dili

19 E-d Kimyanın Sembolik Dili

20 A-c Simyadan Kimyaya

21 A-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-e Canlıların Ortak Özellikleri

25 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SONGÜL KARAALİ

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 129 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 165.796 188.714 5 5 5 5 1395

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 8 13 4.75

T.SOSYAL 30 9 4 8.00

T.TARİH 14 1 2 0.50

T.COĞRAFYA 11 3 2 2.50

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 5 0 5.00

T.MATEMATİK 30 2 3 1.25

T.FEN 30 8 9 5.75

T.FİZİK 10 1 4 0.00

T.KİMYA 10 4 2 3.50

T.BİYOLOJİ 10 3 3 2.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A  Metinlerin Sınıflandırılması

2 D+D Hikaye

3 B-d Şiir Bilgisi

4 D  Şiir Bilgisi

5 A  İsim

6 E-a İsim

7 C-e Şiir Bilgisi

8 A  Sıfat

9 B-d Hikaye

10 A+A Hikaye

11 C-b Şiir Bilgisi

12 E-d Şiir Bilgisi

13 C-d Şiir Bilgisi

14 C  Sıfat

15 E  Sıfat

16 C-a Sıfat

17 C+C Sözcükte Anlam

18 E-b Sözcükte Anlam

19 D+D Cümlede Anlam

20 B-d Cümlede Anlam

21 A+A Cümlede Anlam

22 D  Cümlede Anlam

23 B  Paragrafta Anlam

24 D+D Yazım Kuralları

25 E-c Noktalama İşaretleri

26 B+B İletişim Ögeleri

27 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D-e Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B  Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E  Tarih ve Zaman

2 C  İnanlığın İlk Dönemleri

3 C  İnanlığın İlk Dönemleri

4 A  İnanlığın İlk Dönemleri

5 A  İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-c İnanlığın İlk Dönemleri

7 D  İnanlığın İlk Dönemleri

8 B  İnanlığın İlk Dönemleri

9 E+E Tarih ve Zaman

10 C-e Tarih ve Zaman

11 C  Tarih ve Zaman

12 B  Tarih ve Zaman

13 C  Tarih ve Zaman

14 D  Tarih ve Zaman

15 B  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D  Türkiye'nin Konumu

18 D-b Harita Projeksiyonları

19 A-e Koordinat Sistemi

20 E  Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

22 B+B Coğrafyanın Bölümleri

23 A  Tarihsel Süreçte Corafya

24 C+C Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B+B İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D+D Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D+D İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Sayı Kümeleri

2 C  Sayı Kümeleri

3 A  Sayı Kümeleri

4 B  Bölme

5 D  Bölme

6 E  Bölünebilme

7 C  Bölünebilme

8 E  Bölünebilme

9 B-c EBOB - EKOK

10 B  EBOB - EKOK

11 A+A Eşitsizlik

12 C  Eşitsizlik

13 D  Eşitsizlik

14 A  Eşitsizlik

15 C-b Denklem

16 E  Denklem

17 D  Mantık

18 E  Mantık

19 A  Mantık

20 E  Mantık

21 E  Küme Problemi

22 D  Kümeler

23 B  Kümeler

24 C  Mantık

25 A  Kümeler

26 B+B Küme Problemi

27 A  Aralık

28 B  Aralık

29 D  1. Dereceden Denklem

30 E-d 1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B-a Madde ve Özellikleri

3 A  Hareket

4 B  Hareket

5 D-a Hareket

6 E-c Fizik Bilimine Giriş

7 D+D Fizik Bilimine Giriş

8 D  Madde ve Özellikleri

9 E  Madde ve Özellikleri

10 E  Madde ve Özellikleri

11 B  Periyodik Cetvel

12 D-b Simyadan Kimyaya

13 A+A Periyodik Cetvel

14 C  Element ve Bileşik

15 E  Kimya Bilimi

16 C-a İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A  Attom Altı Tanecikler

18 B+B Kimyanın Sembolik Dili

19 E+E Kimyanın Sembolik Dili

20 A+A Simyadan Kimyaya

21 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C  Canlıların Ortak Özellikleri

25 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E+E Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

İRFAN EREN YAHŞ İ

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 113 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 119.985 188.714 18 18 18 18 2074

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 4 24 0.00

T.SOSYAL 30 9 19 4.25

T.TARİH 14 9 5 7.75

T.COĞRAFYA 11 0 9 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 0 5 0.00

T.MATEMATİK 30 5 13 1.75

T.FEN 30 1 19 0.00

T.FİZİK 10 1 6 0.00

T.KİMYA 10 0 7 0.00

T.BİYOLOJİ 10 0 6 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A  Metinlerin Sınıflandırılması

2 D-b Hikaye

3 B-e Şiir Bilgisi

4 D-a Şiir Bilgisi

5 A-b İsim

6 E-d İsim

7 C-a Şiir Bilgisi

8 A-c Sıfat

9 B-e Hikaye

10 A+A Hikaye

11 C+C Şiir Bilgisi

12 E-d Şiir Bilgisi

13 C-b Şiir Bilgisi

14 C  Sıfat

15 E-c Sıfat

16 C-b Sıfat

17 C-a Sözcükte Anlam

18 E-d Sözcükte Anlam

19 D-e Cümlede Anlam

20 B-e Cümlede Anlam

21 A-d Cümlede Anlam

22 D-c Cümlede Anlam

23 B+B Paragrafta Anlam

24 D-a Yazım Kuralları

25 E-b Noktalama İşaretleri

26 B-c İletişim Ögeleri

27 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D-c Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-a Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Tarih ve Zaman

2 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

3 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

4 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

5 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-c İnanlığın İlk Dönemleri

7 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-a İnanlığın İlk Dönemleri

9 E+E Tarih ve Zaman

10 C+C Tarih ve Zaman

11 C+C Tarih ve Zaman

12 B+B Tarih ve Zaman

13 C+C Tarih ve Zaman

14 D+D Tarih ve Zaman

15 B  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-a Türkiye'nin Konumu

18 D-e Harita Projeksiyonları

19 A-e Koordinat Sistemi

20 E-d Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E-b Yerel Saat Hesaplamaları

22 B-c Coğrafyanın Bölümleri

23 A  Tarihsel Süreçte Corafya

24 C-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-a İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-c Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B-d İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-e İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D-b İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Sayı Kümeleri

2 C-b Sayı Kümeleri

3 A  Sayı Kümeleri

4 B  Bölme

5 D-b Bölme

6 E-c Bölünebilme

7 C  Bölünebilme

8 E-a Bölünebilme

9 B-e EBOB - EKOK

10 B-d EBOB - EKOK

11 A  Eşitsizlik

12 C  Eşitsizlik

13 D-e Eşitsizlik

14 A  Eşitsizlik

15 C  Denklem

16 E-b Denklem

17 D+D Mantık

18 E+E Mantık

19 A-e Mantık

20 E+E Mantık

21 E  Küme Problemi

22 D-c Kümeler

23 B+B Kümeler

24 C  Mantık

25 A-c Kümeler

26 B-a Küme Problemi

27 A  Aralık

28 B  Aralık

29 D+D 1. Dereceden Denklem

30 E-c 1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B-e Madde ve Özellikleri

3 A+A Hareket

4 B-c Hareket

5 D  Hareket

6 E-c Fizik Bilimine Giriş

7 D-a Fizik Bilimine Giriş

8 D  Madde ve Özellikleri

9 E  Madde ve Özellikleri

10 E-a Madde ve Özellikleri

11 B  Periyodik Cetvel

12 D-a Simyadan Kimyaya

13 A-d Periyodik Cetvel

14 C  Element ve Bileşik

15 E-b Kimya Bilimi

16 C-e İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A  Attom Altı Tanecikler

18 B-a Kimyanın Sembolik Dili

19 E-d Kimyanın Sembolik Dili

20 A-c Simyadan Kimyaya

21 A  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-e Canlıların Ortak Özellikleri

25 D  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

MELİSA ÖĞÜN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 117 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 121.701 188.714 15 15 15 15 2029

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 3 27 0.00

T.SOSYAL 30 3 27 0.00

T.TARİH 14 1 13 0.00

T.COĞRAFYA 11 2 9 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 0 5 0.00

T.MATEMATİK 30 11 18 6.50

T.FEN 30 5 25 0.00

T.FİZİK 10 2 8 0.00

T.KİMYA 10 2 8 0.00

T.BİYOLOJİ 10 1 9 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A-b Metinlerin Sınıflandırılması

2 D-c Hikaye

3 B-d Şiir Bilgisi

4 D-b Şiir Bilgisi

5 A-c İsim

6 E-b İsim

7 C-b Şiir Bilgisi

8 A-d Sıfat

9 B-e Hikaye

10 A-c Hikaye

11 C-b Şiir Bilgisi

12 E-d Şiir Bilgisi

13 C+C Şiir Bilgisi

14 C-d Sıfat

15 E-a Sıfat

16 C-b Sıfat

17 C+C Sözcükte Anlam

18 E-b Sözcükte Anlam

19 D-c Cümlede Anlam

20 B-e Cümlede Anlam

21 A+A Cümlede Anlam

22 D-b Cümlede Anlam

23 B-d Paragrafta Anlam

24 D-e Yazım Kuralları

25 E-b Noktalama İşaretleri

26 B-e İletişim Ögeleri

27 A-b Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E-d Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D-c Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-e Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Tarih ve Zaman

2 C-d İnanlığın İlk Dönemleri

3 C-b İnanlığın İlk Dönemleri

4 A-d İnanlığın İlk Dönemleri

5 A-b İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-c İnanlığın İlk Dönemleri

7 D-e İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-d İnanlığın İlk Dönemleri

9 E+E Tarih ve Zaman

10 C-e Tarih ve Zaman

11 C-b Tarih ve Zaman

12 B-a Tarih ve Zaman

13 C-d Tarih ve Zaman

14 D-b Tarih ve Zaman

15 B-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D+D Türkiye'nin Konumu

18 D-e Harita Projeksiyonları

19 A-c Koordinat Sistemi

20 E-c Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E-d Yerel Saat Hesaplamaları

22 B+B Coğrafyanın Bölümleri

23 A-d Tarihsel Süreçte Corafya

24 C-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-a İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-c Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B-e İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D-e İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B-a Sayı Kümeleri

2 C-e Sayı Kümeleri

3 A-c Sayı Kümeleri

4 B+B Bölme

5 D+D Bölme

6 E-c Bölünebilme

7 C-e Bölünebilme

8 E-b Bölünebilme

9 B-e EBOB - EKOK

10 B+B EBOB - EKOK

11 A-e Eşitsizlik

12 C+C Eşitsizlik

13 D-b Eşitsizlik

14 A-c Eşitsizlik

15 C-e Denklem

16 E  Denklem

17 D-b Mantık

18 E-b Mantık

19 A-c Mantık

20 E+E Mantık

21 E-a Küme Problemi

22 D+D Kümeler

23 B-c Kümeler

24 C+C Mantık

25 A+A Kümeler

26 B+B Küme Problemi

27 A-e Aralık

28 B+B Aralık

29 D-a 1. Dereceden Denklem

30 E+E 1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A+A Madde ve Özellikleri

2 B-c Madde ve Özellikleri

3 A+A Hareket

4 B-d Hareket

5 D-e Hareket

6 E-a Fizik Bilimine Giriş

7 D-e Fizik Bilimine Giriş

8 D-c Madde ve Özellikleri

9 E-a Madde ve Özellikleri

10 E-c Madde ve Özellikleri

11 B-a Periyodik Cetvel

12 D-e Simyadan Kimyaya

13 A+A Periyodik Cetvel

14 C-b Element ve Bileşik

15 E+E Kimya Bilimi

16 C-a İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A-c Attom Altı Tanecikler

18 B-c Kimyanın Sembolik Dili

19 E-b Kimyanın Sembolik Dili

20 A-c Simyadan Kimyaya

21 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-b Canlıların Ortak Özellikleri

25 D-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

SENANUR ÖZTÜRK

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 126 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 129.164 188.714 12 12 12 12 1927

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 10 20 5.00

T.SOSYAL 30 7 23 1.25

T.TARİH 14 4 10 1.50

T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 0 5 0.00

T.MATEMATİK 30 4 26 0.00

T.FEN 30 8 22 2.50

T.FİZİK 10 1 9 0.00

T.KİMYA 10 4 6 2.50

T.BİYOLOJİ 10 3 7 1.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C-d Sözcükte Anlam

2 E+E Sözcükte Anlam

3 D+D Cümlede Anlam

4 B-e Cümlede Anlam

5 A-e Cümlede Anlam

6 D-b Cümlede Anlam

7 B-c Paragrafta Anlam

8 D-a Yazım Kuralları

9 E-b Noktalama İşaretleri

10 B+B İletişim Ögeleri

11 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E-a Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D-b Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B-d Dil

15 A+A Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-a Hikaye

17 B+B Şiir Bilgisi

18 D-e Şiir Bilgisi

19 A+A İsim

20 E-a İsim

21 C-b Şiir Bilgisi

22 A-e Sıfat

23 B+B Hikaye

24 A+A Hikaye

25 C-d Şiir Bilgisi

26 E+E Şiir Bilgisi

27 C-a Şiir Bilgisi

28 C-b Sıfat

29 E+E Sıfat

30 C-d Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Tarih ve Zaman

2 C-e Tarih ve Zaman

3 C-d Tarih ve Zaman

4 B-d Tarih ve Zaman

5 C-e Tarih ve Zaman

6 D+D Tarih ve Zaman

7 E+E Tarih ve Zaman

8 C-a İnanlığın İlk Dönemleri

9 A-e İnanlığın İlk Dönemleri

10 C-b İnanlığın İlk Dönemleri

11 A-d İnanlığın İlk Dönemleri

12 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

13 D-e İnanlığın İlk Dönemleri

14 B-e İnanlığın İlk Dönemleri

15 E-d Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E-d Yerel Saat Hesaplamaları

17 B+B Coğrafyanın Bölümleri

18 A+A Tarihsel Süreçte Corafya

19 C-d Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E+E Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D-e Türkiye'nin Konumu

24 D-e Harita Projeksiyonları

25 A-e Koordinat Sistemi

26 B-a İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-b İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B-e İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D-b Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D-e Mantık

2 E+E Mantık

3 A-c Mantık

4 E+E Mantık

5 E-c Küme Problemi

6 D-a Kümeler

7 B-a Kümeler

8 C-a Mantık

9 A-d Kümeler

10 B-e Küme Problemi

11 A-e Aralık

12 B-a Aralık

13 D-e 1. Dereceden Denklem

14 E-c 1. Dereceden Denklem

15 B-e Sayı Kümeleri

16 C-d Sayı Kümeleri

17 A-b Sayı Kümeleri

18 B-a Bölme

19 D-a Bölme

20 E-c Bölünebilme

21 C-e Bölünebilme

22 E-d Bölünebilme

23 B+B EBOB - EKOK

24 B-a EBOB - EKOK

25 A-c Eşitsizlik

26 C-d Eşitsizlik

27 D-c Eşitsizlik

28 A+A Eşitsizlik

29 C-a Denklem

30 E-a Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D-a Fizik Bilimine Giriş

2 E-b Fizik Bilimine Giriş

3 D-a Madde ve Özellikleri

4 E+E Madde ve Özellikleri

5 E-d Madde ve Özellikleri

6 A-e Madde ve Özellikleri

7 B-e Madde ve Özellikleri

8 A-d Hareket

9 B-e Hareket

10 D-c Hareket

11 D-a Simyadan Kimyaya

12 B+B Periyodik Cetvel

13 C-e Element ve Bileşik

14 A-d Periyodik Cetvel

15 A+A Attom Altı Tanecikler

16 B-d Kimyanın Sembolik Dili

17 E-b Kimyanın Sembolik Dili

18 E+E Kimya Bilimi

19 C-a İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A+A Simyadan Kimyaya

21 C-d Canlıların Ortak Özellikleri

22 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E+E Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

PINAR TAYLAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 120 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 135.813 188.714 10 10 10 10 1828

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 8 15 4.25

T.SOSYAL 30 8 15 4.25

T.TARİH 14 2 8 0.00

T.COĞRAFYA 11 4 4 3.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 4 17 0.00

T.FEN 30 7 19 2.25

T.FİZİK 10 2 6 0.50

T.KİMYA 10 4 5 2.75

T.BİYOLOJİ 10 1 8 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C-d Sözcükte Anlam

2 E-b Sözcükte Anlam

3 D+D Cümlede Anlam

4 B-d Cümlede Anlam

5 A-d Cümlede Anlam

6 D-c Cümlede Anlam

7 B  Paragrafta Anlam

8 D-a Yazım Kuralları

9 E-b Noktalama İşaretleri

10 B  İletişim Ögeleri

11 A+A Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E-a Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B+B Dil

15 A-e Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-a Hikaye

17 B+B Şiir Bilgisi

18 D-c Şiir Bilgisi

19 A  İsim

20 E-b İsim

21 C-e Şiir Bilgisi

22 A  Sıfat

23 B-e Hikaye

24 A+A Hikaye

25 C  Şiir Bilgisi

26 E  Şiir Bilgisi

27 C  Şiir Bilgisi

28 C+C Sıfat

29 E+E Sıfat

30 C-b Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-c Tarih ve Zaman

2 C-b Tarih ve Zaman

3 C-a Tarih ve Zaman

4 B  Tarih ve Zaman

5 C  Tarih ve Zaman

6 D-b Tarih ve Zaman

7 E-a Tarih ve Zaman

8 C-d İnanlığın İlk Dönemleri

9 A-c İnanlığın İlk Dönemleri

10 C  İnanlığın İlk Dönemleri

11 A  İnanlığın İlk Dönemleri

12 D-e İnanlığın İlk Dönemleri

13 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

14 B+B İnanlığın İlk Dönemleri

15 E  Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

17 B+B Coğrafyanın Bölümleri

18 A  Tarihsel Süreçte Corafya

19 C-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E+E Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D-c Türkiye'nin Konumu

24 D  Harita Projeksiyonları

25 A+A Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-c İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B-d İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D-a Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D-a Mantık

2 E-d Mantık

3 A-c Mantık

4 E  Mantık

5 E-b Küme Problemi

6 D-a Kümeler

7 B+B Kümeler

8 C+C Mantık

9 A  Kümeler

10 B-a Küme Problemi

11 A  Aralık

12 B  Aralık

13 D-e 1. Dereceden Denklem

14 E-d 1. Dereceden Denklem

15 B-c Sayı Kümeleri

16 C  Sayı Kümeleri

17 A  Sayı Kümeleri

18 B-e Bölme

19 D+D Bölme

20 E+E Bölünebilme

21 C-a Bölünebilme

22 E-c Bölünebilme

23 B-c EBOB - EKOK

24 B-d EBOB - EKOK

25 A  Eşitsizlik

26 C  Eşitsizlik

27 D-c Eşitsizlik

28 A  Eşitsizlik

29 C-a Denklem

30 E-c Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D+D Fizik Bilimine Giriş

2 E-b Fizik Bilimine Giriş

3 D+D Madde ve Özellikleri

4 E  Madde ve Özellikleri

5 E-c Madde ve Özellikleri

6 A  Madde ve Özellikleri

7 B-a Madde ve Özellikleri

8 A-c Hareket

9 B-e Hareket

10 D-b Hareket

11 D+D Simyadan Kimyaya

12 B-e Periyodik Cetvel

13 C+C Element ve Bileşik

14 A-b Periyodik Cetvel

15 A  Attom Altı Tanecikler

16 B+B Kimyanın Sembolik Dili

17 E-b Kimyanın Sembolik Dili

18 E-b Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A-b Simyadan Kimyaya

21 C-a Canlıların Ortak Özellikleri

22 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

NURCAN ORHAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 119 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 120.817 188.714 16 16 16 16 2060

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 5 25 0.00

T.SOSYAL 30 7 19 2.25

T.TARİH 14 5 9 2.75

T.COĞRAFYA 11 1 6 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 1 4 0.00

T.MATEMATİK 30 0 2 0.00

T.FEN 30 9 20 4.00

T.FİZİK 10 2 8 0.00

T.KİMYA 10 3 7 1.25

T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A-d Metinlerin Sınıflandırılması

2 D-b Hikaye

3 B-e Şiir Bilgisi

4 D-c Şiir Bilgisi

5 A-b İsim

6 E-a İsim

7 C+C Şiir Bilgisi

8 A-b Sıfat

9 B-e Hikaye

10 A-d Hikaye

11 C-b Şiir Bilgisi

12 E-c Şiir Bilgisi

13 C-d Şiir Bilgisi

14 C+C Sıfat

15 E-a Sıfat

16 C-e Sıfat

17 C-b Sözcükte Anlam

18 E-b Sözcükte Anlam

19 D+D Cümlede Anlam

20 B-c Cümlede Anlam

21 A-e Cümlede Anlam

22 D-c Cümlede Anlam

23 B-a Paragrafta Anlam

24 D-b Yazım Kuralları

25 E-c Noktalama İşaretleri

26 B-a İletişim Ögeleri

27 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-e Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-b Tarih ve Zaman

2 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

3 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

4 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

5 A-e İnanlığın İlk Dönemleri

6 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

7 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-e İnanlığın İlk Dönemleri

9 E+E Tarih ve Zaman

10 C-a Tarih ve Zaman

11 C-e Tarih ve Zaman

12 B-a Tarih ve Zaman

13 C-e Tarih ve Zaman

14 D-b Tarih ve Zaman

15 B-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-d Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-b Türkiye'nin Konumu

18 D-b Harita Projeksiyonları

19 A-d Koordinat Sistemi

20 E-b Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

22 B  Coğrafyanın Bölümleri

23 A  Tarihsel Süreçte Corafya

24 C  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-c İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-e Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D-c İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Sayı Kümeleri

2 C-a Sayı Kümeleri

3 A  Sayı Kümeleri

4 B  Bölme

5 D  Bölme

6 E-d Bölünebilme

7 C  Bölünebilme

8 E  Bölünebilme

9 B  EBOB - EKOK

10 B  EBOB - EKOK

11 A  Eşitsizlik

12 C  Eşitsizlik

13 D  Eşitsizlik

14 A  Eşitsizlik

15 C  Denklem

16 E  Denklem

17 D  Mantık

18 E  Mantık

19 A  Mantık

20 E  Mantık

21 E  Küme Problemi

22 D  Kümeler

23 B  Kümeler

24 C  Mantık

25 A  Kümeler

26 B  Küme Problemi

27 A  Aralık

28 B  Aralık

29 D  1. Dereceden Denklem

30 E  1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B-d Madde ve Özellikleri

3 A+A Hareket

4 B-c Hareket

5 D-b Hareket

6 E+E Fizik Bilimine Giriş

7 D-a Fizik Bilimine Giriş

8 D-c Madde ve Özellikleri

9 E-d Madde ve Özellikleri

10 E-c Madde ve Özellikleri

11 B+B Periyodik Cetvel

12 D-a Simyadan Kimyaya

13 A-d Periyodik Cetvel

14 C-e Element ve Bileşik

15 E-a Kimya Bilimi

16 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A-b Attom Altı Tanecikler

18 B+B Kimyanın Sembolik Dili

19 E-b Kimyanın Sembolik Dili

20 A-b Simyadan Kimyaya

21 A-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-e Canlıların Ortak Özellikleri

25 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E+E Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

RÜMEYSA ARABACI

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 122 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 108.331 188.714 20 20 20 20 2215

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 5 25 0.00

T.SOSYAL 30 6 24 0.00

T.TARİH 14 2 12 0.00

T.COĞRAFYA 11 4 7 2.25

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 0 5 0.00

T.MATEMATİK 30 5 24 0.00

T.FEN 30 8 22 2.50

T.FİZİK 10 3 7 1.25

T.KİMYA 10 1 9 0.00

T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A-c Metinlerin Sınıflandırılması

2 D-e Hikaye

3 B+B Şiir Bilgisi

4 D-a Şiir Bilgisi

5 A-d İsim

6 E-b İsim

7 C-e Şiir Bilgisi

8 A-d Sıfat

9 B-a Hikaye

10 A-c Hikaye

11 C-a Şiir Bilgisi

12 E-b Şiir Bilgisi

13 C+C Şiir Bilgisi

14 C-a Sıfat

15 E-b Sıfat

16 C-a Sıfat

17 C+C Sözcükte Anlam

18 E-a Sözcükte Anlam

19 D-b Cümlede Anlam

20 B-e Cümlede Anlam

21 A-c Cümlede Anlam

22 D-a Cümlede Anlam

23 B+B Paragrafta Anlam

24 D-b Yazım Kuralları

25 E-c Noktalama İşaretleri

26 B+B İletişim Ögeleri

27 A-b Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E-c Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D-a Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-a Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Tarih ve Zaman

2 C-d İnanlığın İlk Dönemleri

3 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

4 A-e İnanlığın İlk Dönemleri

5 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-e İnanlığın İlk Dönemleri

7 D-a İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-d İnanlığın İlk Dönemleri

9 E-b Tarih ve Zaman

10 C-d Tarih ve Zaman

11 C-a Tarih ve Zaman

12 B-a Tarih ve Zaman

13 C-e Tarih ve Zaman

14 D-a Tarih ve Zaman

15 B-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-b Türkiye'nin Konumu

18 D-b Harita Projeksiyonları

19 A+A Koordinat Sistemi

20 E+E Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E-a Yerel Saat Hesaplamaları

22 B+B Coğrafyanın Bölümleri

23 A+A Tarihsel Süreçte Corafya

24 C-d Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-a İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-a Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B-c İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-a İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D-b İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B+B Sayı Kümeleri

2 C-a Sayı Kümeleri

3 A-b Sayı Kümeleri

4 B-a Bölme

5 D-c Bölme

6 E * Bölünebilme

7 C-e Bölünebilme

8 E-b Bölünebilme

9 B-a EBOB - EKOK

10 B+B EBOB - EKOK

11 A-d Eşitsizlik

12 C-b Eşitsizlik

13 D-b Eşitsizlik

14 A-b Eşitsizlik

15 C-a Denklem

16 E-b Denklem

17 D-c Mantık

18 E+E Mantık

19 A-d Mantık

20 E-b Mantık

21 E-a Küme Problemi

22 D-c Kümeler

23 B-a Kümeler

24 C+C Mantık

25 A-b Kümeler

26 B-e Küme Problemi

27 A+A Aralık

28 B-a Aralık

29 D-c 1. Dereceden Denklem

30 E-a 1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B-d Madde ve Özellikleri

3 A-c Hareket

4 B-a Hareket

5 D-e Hareket

6 E-b Fizik Bilimine Giriş

7 D+D Fizik Bilimine Giriş

8 D-c Madde ve Özellikleri

9 E+E Madde ve Özellikleri

10 E+E Madde ve Özellikleri

11 B+B Periyodik Cetvel

12 D-b Simyadan Kimyaya

13 A-e Periyodik Cetvel

14 C-a Element ve Bileşik

15 E-a Kimya Bilimi

16 C-a İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A-c Attom Altı Tanecikler

18 B-e Kimyanın Sembolik Dili

19 E-b Kimyanın Sembolik Dili

20 A-e Simyadan Kimyaya

21 A-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-a Canlıların Ortak Özellikleri

25 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

MELİH İLHAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 116 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 125.825 188.714 14 14 14 14 1973

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 7 23 1.25

T.SOSYAL 30 9 20 4.00

T.TARİH 14 4 10 1.50

T.COĞRAFYA 11 3 7 1.25

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 8 22 2.50

T.FEN 30 6 24 0.00

T.FİZİK 10 1 9 0.00

T.KİMYA 10 3 7 1.25

T.BİYOLOJİ 10 2 8 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C+C Sözcükte Anlam

2 E-b Sözcükte Anlam

3 D-a Cümlede Anlam

4 B+B Cümlede Anlam

5 A-b Cümlede Anlam

6 D+D Cümlede Anlam

7 B-e Paragrafta Anlam

8 D-a Yazım Kuralları

9 E-a Noktalama İşaretleri

10 B+B İletişim Ögeleri

11 A-c Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E-d Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D-a Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B-c Dil

15 A-e Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-b Hikaye

17 B-a Şiir Bilgisi

18 D+D Şiir Bilgisi

19 A+A İsim

20 E-b İsim

21 C-d Şiir Bilgisi

22 A+A Sıfat

23 B-c Hikaye

24 A-b Hikaye

25 C-e Şiir Bilgisi

26 E-b Şiir Bilgisi

27 C-e Şiir Bilgisi

28 C-b Sıfat

29 E-c Sıfat

30 C-e Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-b Tarih ve Zaman

2 C-e Tarih ve Zaman

3 C-b Tarih ve Zaman

4 B-d Tarih ve Zaman

5 C-a Tarih ve Zaman

6 D-c Tarih ve Zaman

7 E-b Tarih ve Zaman

8 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

9 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

10 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

11 A-e İnanlığın İlk Dönemleri

12 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

13 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

14 B-e İnanlığın İlk Dönemleri

15 E-c Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E-b Yerel Saat Hesaplamaları

17 B-c Coğrafyanın Bölümleri

18 A+A Tarihsel Süreçte Corafya

19 C+C Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E-b Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D  Türkiye'nin Konumu

24 D-b Harita Projeksiyonları

25 A+A Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-b İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B-e İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D-c Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D-a Mantık

2 E-b Mantık

3 A-c Mantık

4 E-d Mantık

5 E+E Küme Problemi

6 D+D Kümeler

7 B-c Kümeler

8 C-b Mantık

9 A+A Kümeler

10 B+B Küme Problemi

11 A-c Aralık

12 B-d Aralık

13 D-e 1. Dereceden Denklem

14 E-d 1. Dereceden Denklem

15 B-c Sayı Kümeleri

16 C-b Sayı Kümeleri

17 A+A Sayı Kümeleri

18 B+B Bölme

19 D-c Bölme

20 E-d Bölünebilme

21 C-e Bölünebilme

22 E-d Bölünebilme

23 B-c EBOB - EKOK

24 B+B EBOB - EKOK

25 A+A Eşitsizlik

26 C-b Eşitsizlik

27 D-c Eşitsizlik

28 A-d Eşitsizlik

29 C-e Denklem

30 E-d Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D-e Fizik Bilimine Giriş

2 E-d Fizik Bilimine Giriş

3 D-c Madde ve Özellikleri

4 E-b Madde ve Özellikleri

5 E-a Madde ve Özellikleri

6 A-b Madde ve Özellikleri

7 B-c Madde ve Özellikleri

8 A-d Hareket

9 B-e Hareket

10 D+D Hareket

11 D-c Simyadan Kimyaya

12 B+B Periyodik Cetvel

13 C-a Element ve Bileşik

14 A-b Periyodik Cetvel

15 A-c Attom Altı Tanecikler

16 B-d Kimyanın Sembolik Dili

17 E+E Kimyanın Sembolik Dili

18 E-d Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A-b Simyadan Kimyaya

21 C-a Canlıların Ortak Özellikleri

22 D-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

ALİ TÜRK

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 0 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 115.819 188.714 19 19 19 19 2135

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 6 24 0.00

T.SOSYAL 30 7 19 2.25

T.TARİH 14 5 9 2.75

T.COĞRAFYA 11 0 7 0.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 0 2 0.00

T.FEN 30 8 22 2.50

T.FİZİK 10 1 9 0.00

T.KİMYA 10 3 7 1.25

T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A-d Metinlerin Sınıflandırılması

2 D-b Hikaye

3 B-e Şiir Bilgisi

4 D-c Şiir Bilgisi

5 A-b İsim

6 E-a İsim

7 C+C Şiir Bilgisi

8 A-b Sıfat

9 B-e Hikaye

10 A-d Hikaye

11 C-b Şiir Bilgisi

12 E-c Şiir Bilgisi

13 C-d Şiir Bilgisi

14 C-d Sıfat

15 E-c Sıfat

16 C-a Sıfat

17 C+C Sözcükte Anlam

18 E-a Sözcükte Anlam

19 D+D Cümlede Anlam

20 B-c Cümlede Anlam

21 A-e Cümlede Anlam

22 D+D Cümlede Anlam

23 B-a Paragrafta Anlam

24 D-b Yazım Kuralları

25 E-c Noktalama İşaretleri

26 B-a İletişim Ögeleri

27 A-d Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-a Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-b Tarih ve Zaman

2 C-e İnanlığın İlk Dönemleri

3 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

4 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

5 A-e İnanlığın İlk Dönemleri

6 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

7 D+D İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-e İnanlığın İlk Dönemleri

9 E+E Tarih ve Zaman

10 C-a Tarih ve Zaman

11 C-e Tarih ve Zaman

12 B-a Tarih ve Zaman

13 C-e Tarih ve Zaman

14 D-b Tarih ve Zaman

15 B-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-d Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-b Türkiye'nin Konumu

18 D-b Harita Projeksiyonları

19 A-d Koordinat Sistemi

20 E-b Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E-d Yerel Saat Hesaplamaları

22 B  Coğrafyanın Bölümleri

23 A  Tarihsel Süreçte Corafya

24 C  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D  Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-d İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-e Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D+D İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B  Sayı Kümeleri

2 C-a Sayı Kümeleri

3 A  Sayı Kümeleri

4 B  Bölme

5 D  Bölme

6 E-d Bölünebilme

7 C  Bölünebilme

8 E  Bölünebilme

9 B  EBOB - EKOK

10 B  EBOB - EKOK

11 A  Eşitsizlik

12 C  Eşitsizlik

13 D  Eşitsizlik

14 A  Eşitsizlik

15 C  Denklem

16 E  Denklem

17 D  Mantık

18 E  Mantık

19 A  Mantık

20 E  Mantık

21 E  Küme Problemi

22 D  Kümeler

23 B  Kümeler

24 C  Mantık

25 A  Kümeler

26 B  Küme Problemi

27 A  Aralık

28 B  Aralık

29 D  1. Dereceden Denklem

30 E  1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B-c Madde ve Özellikleri

3 A-b Hareket

4 B-a Hareket

5 D-b Hareket

6 E-c Fizik Bilimine Giriş

7 D+D Fizik Bilimine Giriş

8 D-e Madde ve Özellikleri

9 E-d Madde ve Özellikleri

10 E-c Madde ve Özellikleri

11 B+B Periyodik Cetvel

12 D-a Simyadan Kimyaya

13 A-b Periyodik Cetvel

14 C+C Element ve Bileşik

15 E-d Kimya Bilimi

16 C-e İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A-d Attom Altı Tanecikler

18 B-c Kimyanın Sembolik Dili

19 E-b Kimyanın Sembolik Dili

20 A+A Simyadan Kimyaya

21 A-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-e Canlıların Ortak Özellikleri

25 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C+C Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Beştepe Yayınları okulsonuc.com 29.12.2018



SINAV SONUÇ BELGESİ

13.12.2018

2.DENEME SINAVI

HİLAL TAYLAN

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 111 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 133.290 188.714 11 11 11 11 1878

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 3 26 0.00

T.SOSYAL 30 13 17 8.75

T.TARİH 14 5 9 2.75

T.COĞRAFYA 11 4 7 2.25

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 4 1 3.75

T.MATEMATİK 30 3 7 1.25

T.FEN 30 5 25 0.00

T.FİZİK 10 1 9 0.00

T.KİMYA 10 2 8 0.00

T.BİYOLOJİ 10 2 8 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 C-a Sözcükte Anlam

2 E-a Sözcükte Anlam

3 D-e Cümlede Anlam

4 B-d Cümlede Anlam

5 A-b Cümlede Anlam

6 D-c Cümlede Anlam

7 B-e Paragrafta Anlam

8 D-b Yazım Kuralları

9 E-c Noktalama İşaretleri

10 B-e İletişim Ögeleri

11 A-c Tük Edebiyatının Dönemleri

12 E-d Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

13 D-e Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

14 B-a Dil

15 A-b Metinlerin Sınıflandırılması

16 D-c Hikaye

17 B-e Şiir Bilgisi

18 D-e Şiir Bilgisi

19 A+A İsim

20 E * İsim

21 C+C Şiir Bilgisi

22 A-e Sıfat

23 B-e Hikaye

24 A-d Hikaye

25 C-a Şiir Bilgisi

26 E-d Şiir Bilgisi

27 C-a Şiir Bilgisi

28 C+C Sıfat

29 E-a Sıfat

30 C-a Sıfat

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Tarih ve Zaman

2 C-e Tarih ve Zaman

3 C+C Tarih ve Zaman

4 B+B Tarih ve Zaman

5 C-a Tarih ve Zaman

6 D-e Tarih ve Zaman

7 E+E Tarih ve Zaman

8 C-d İnanlığın İlk Dönemleri

9 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

10 C+C İnanlığın İlk Dönemleri

11 A-d İnanlığın İlk Dönemleri

12 D-a İnanlığın İlk Dönemleri

13 D-c İnanlığın İlk Dönemleri

14 B-e İnanlığın İlk Dönemleri

15 E-d Haritayı Oluşturan Unsurlar

16 E-c Yerel Saat Hesaplamaları

17 B-e Coğrafyanın Bölümleri

18 A-c Tarihsel Süreçte Corafya

19 C-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

20 D-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

21 B+B Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

22 E+E Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

23 D-e Türkiye'nin Konumu

24 D+D Harita Projeksiyonları

25 A+A Koordinat Sistemi

26 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

27 C+C İbadetin Anlamı ve Kapsamı

28 D-e İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

29 B+B İbadet-Temizlik İlişkisi

30 D+D Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 D+D Mantık

2 E-d Mantık

3 A-c Mantık

4 E-d Mantık

5 E-c Küme Problemi

6 D+D Kümeler

7 B-e Kümeler

8 C-b Mantık

9 A+A Kümeler

10 B-c Küme Problemi

11 A  Aralık

12 B  Aralık

13 D  1. Dereceden Denklem

14 E  1. Dereceden Denklem

15 B  Sayı Kümeleri

16 C  Sayı Kümeleri

17 A  Sayı Kümeleri

18 B  Bölme

19 D  Bölme

20 E  Bölünebilme

21 C  Bölünebilme

22 E  Bölünebilme

23 B  EBOB - EKOK

24 B  EBOB - EKOK

25 A  Eşitsizlik

26 C  Eşitsizlik

27 D  Eşitsizlik

28 A  Eşitsizlik

29 C  Denklem

30 E  Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 D-a Fizik Bilimine Giriş

2 E-b Fizik Bilimine Giriş

3 D-c Madde ve Özellikleri

4 E-d Madde ve Özellikleri

5 E+E Madde ve Özellikleri

6 A-b Madde ve Özellikleri

7 B-a Madde ve Özellikleri

8 A-d Hareket

9 B-e Hareket

10 D-a Hareket

11 D-b Simyadan Kimyaya

12 B-c Periyodik Cetvel

13 C+C Element ve Bileşik

14 A-e Periyodik Cetvel

15 A-b Attom Altı Tanecikler

16 B-d Kimyanın Sembolik Dili

17 E-a Kimyanın Sembolik Dili

18 E-a Kimya Bilimi

19 C+C İş Sağlığı ve Güvenliği

20 A-e Simyadan Kimyaya

21 C-b Canlıların Ortak Özellikleri

22 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 A-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

25 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 E-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 E-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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2.DENEME SINAVI

ŞEVVAL ÖZDEMİR

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 130 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 120.797 188.714 17 17 17 17 2067

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 6 24 0.00

T.SOSYAL 30 11 19 6.25

T.TARİH 14 3 11 0.25

T.COĞRAFYA 11 6 5 4.75

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 2 3 1.25

T.MATEMATİK 30 2 8 0.00

T.FEN 30 5 25 0.00

T.FİZİK 10 2 8 0.00

T.KİMYA 10 2 8 0.00

T.BİYOLOJİ 10 1 9 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A-d Metinlerin Sınıflandırılması

2 D+D Hikaye

3 B-e Şiir Bilgisi

4 D-b Şiir Bilgisi

5 A-e İsim

6 E-c İsim

7 C-a Şiir Bilgisi

8 A-b Sıfat

9 B-c Hikaye

10 A-d Hikaye

11 C-e Şiir Bilgisi

12 E-b Şiir Bilgisi

13 C-d Şiir Bilgisi

14 C+C Sıfat

15 E-b Sıfat

16 C-a Sıfat

17 C-e Sözcükte Anlam

18 E-d Sözcükte Anlam

19 D+D Cümlede Anlam

20 B-c Cümlede Anlam

21 A-b Cümlede Anlam

22 D-b Cümlede Anlam

23 B-a Paragrafta Anlam

24 D-e Yazım Kuralları

25 E-c Noktalama İşaretleri

26 B-c İletişim Ögeleri

27 A-b Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E+E Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D+D Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B+B Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E+E Tarih ve Zaman

2 C-a İnanlığın İlk Dönemleri

3 C-b İnanlığın İlk Dönemleri

4 A-c İnanlığın İlk Dönemleri

5 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-e İnanlığın İlk Dönemleri

7 D-b İnanlığın İlk Dönemleri

8 B-c İnanlığın İlk Dönemleri

9 E-a Tarih ve Zaman

10 C-b Tarih ve Zaman

11 C+C Tarih ve Zaman

12 B-c Tarih ve Zaman

13 C-e Tarih ve Zaman

14 D-b Tarih ve Zaman

15 B+B Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D-c Türkiye'nin Konumu

18 D+D Harita Projeksiyonları

19 A+A Koordinat Sistemi

20 E-b Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E-c Yerel Saat Hesaplamaları

22 B+B Coğrafyanın Bölümleri

23 A+A Tarihsel Süreçte Corafya

24 C+C Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-a Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-e İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D+D Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B+B İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-b İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D-b İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B-e Sayı Kümeleri

2 C-a Sayı Kümeleri

3 A-b Sayı Kümeleri

4 B-d Bölme

5 D-c Bölme

6 E+E Bölünebilme

7 C+C Bölünebilme

8 E-a Bölünebilme

9 B-d EBOB - EKOK

10 B-d EBOB - EKOK

11 A  Eşitsizlik

12 C  Eşitsizlik

13 D  Eşitsizlik

14 A  Eşitsizlik

15 C  Denklem

16 E  Denklem

17 D  Mantık

18 E  Mantık

19 A  Mantık

20 E  Mantık

21 E  Küme Problemi

22 D  Kümeler

23 B  Kümeler

24 C  Mantık

25 A  Kümeler

26 B  Küme Problemi

27 A  Aralık

28 B  Aralık

29 D  1. Dereceden Denklem

30 E  1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B-a Madde ve Özellikleri

3 A-e Hareket

4 B-d Hareket

5 D-a Hareket

6 E+E Fizik Bilimine Giriş

7 D-b Fizik Bilimine Giriş

8 D-c Madde ve Özellikleri

9 E-a Madde ve Özellikleri

10 E+E Madde ve Özellikleri

11 B-c Periyodik Cetvel

12 D-a Simyadan Kimyaya

13 A-b Periyodik Cetvel

14 C-d Element ve Bileşik

15 E-c Kimya Bilimi

16 C-a İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A+A Attom Altı Tanecikler

18 B+B Kimyanın Sembolik Dili

19 E-b Kimyanın Sembolik Dili

20 A-c Simyadan Kimyaya

21 A-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-b Canlıların Ortak Özellikleri

25 D+D Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-c Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E-b Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-d Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ
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2.DENEME SINAVI

ŞÜKRÜ AKGÜMÜŞ

Çilimli Anadolu Lisesi

Numarası 127 Sınıfı 9A

İl DÜZCE İlçe ÇİLİMLİ

Puan

Türü

Öğr.

Puanı

Genel

Ort

Sınıf

Sırası

Okul

Sırası

İlçe

Sırası

İl

Sırası

Genel

Sırası

TYT 129.150 188.714 13 13 13 13 1932

SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1

SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1

EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

20 20 20 20 2551

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net

TÜRKÇE 30 7 23 1.25

T.SOSYAL 30 8 22 2.50

T.TARİH 14 5 9 2.75

T.COĞRAFYA 11 3 8 1.00

T.FELSEFE 0 0 0 0.00

T.DİN 5 0 5 0.00

T.MATEMATİK 30 6 24 0.00

T.FEN 30 10 20 5.00

T.FİZİK 10 5 5 3.75

T.KİMYA 10 2 8 0.00

T.BİYOLOJİ 10 3 7 1.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00

T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00

TARİH1 0 0 0 0.00

COĞRAFYA1 0 0 0 0.00

SOSYAL 0 0 0 0.00

TARİH2 0 0 0 0.00

COĞRAFYA2 0 0 0 0.00

FELSEFE 0 0 0 0.00

DİN 0 0 0 0.00

MATEMATİK 0 0 0 0.00

FEN 0 0 0 0.00

FİZİK 0 0 0 0.00

KİMYA 0 0 0 0.00

BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü

1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE

1 A+A Metinlerin Sınıflandırılması

2 D-e Hikaye

3 B-a Şiir Bilgisi

4 D+D Şiir Bilgisi

5 A-b İsim

6 E-c İsim

7 C-a Şiir Bilgisi

8 A-d Sıfat

9 B+B Hikaye

10 A-e Hikaye

11 C+C Şiir Bilgisi

12 E+E Şiir Bilgisi

13 C-b Şiir Bilgisi

14 C-b Sıfat

15 E-b Sıfat

16 C-d Sıfat

17 C-a Sözcükte Anlam

18 E-d Sözcükte Anlam

19 D-e Cümlede Anlam

20 B-a Cümlede Anlam

21 A-e Cümlede Anlam

22 D+D Cümlede Anlam

23 B-a Paragrafta Anlam

24 D-b Yazım Kuralları

25 E-d Noktalama İşaretleri

26 B+B İletişim Ögeleri

27 A-e Tük Edebiyatının Dönemleri

28 E-a Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

29 D-c Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi

30 B-d Dil

CA-ÖC T.SOSYAL

1 E-a Tarih ve Zaman

2 C-a İnanlığın İlk Dönemleri

3 C-a İnanlığın İlk Dönemleri

4 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

5 A+A İnanlığın İlk Dönemleri

6 D-b İnanlığın İlk Dönemleri

7 D-b İnanlığın İlk Dönemleri

8 B+B İnanlığın İlk Dönemleri

9 E-b Tarih ve Zaman

10 C-b Tarih ve Zaman

11 C+C Tarih ve Zaman

12 B-c Tarih ve Zaman

13 C+C Tarih ve Zaman

14 D-c Tarih ve Zaman

15 B-c Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

16 E-d Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

17 D+D Türkiye'nin Konumu

18 D+D Harita Projeksiyonları

19 A-d Koordinat Sistemi

20 E-d Haritayı Oluşturan Unsurlar

21 E+E Yerel Saat Hesaplamaları

22 B-e Coğrafyanın Bölümleri

23 A-e Tarihsel Süreçte Corafya

24 C-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

25 D-e Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

26 B-a İbadet-Temizlik İlişkisi

27 D-a Hz. Muhammed'in Doduğu Ortam

28 B-a İbadetin Anlamı ve Kapsamı

29 C-a İbadetin Anlamı ve Kapsamı

30 D-a İbadet-Temizlik İlişkisi - Teyemmüm

CA-ÖC T.MATEMATİK

1 B-e Sayı Kümeleri

2 C-e Sayı Kümeleri

3 A-e Sayı Kümeleri

4 B-e Bölme

5 D+D Bölme

6 E-d Bölünebilme

7 C-d Bölünebilme

8 E-d Bölünebilme

9 B-d EBOB - EKOK

10 B-d EBOB - EKOK

11 A-c Eşitsizlik

12 C+C Eşitsizlik

13 D-c Eşitsizlik

14 A-c Eşitsizlik

15 C+C Denklem

16 E-b Denklem

17 D-b Mantık

18 E-b Mantık

19 A-b Mantık

20 E-b Mantık

21 E-a Küme Problemi

22 D-a Kümeler

23 B-a Kümeler

24 C-a Mantık

25 A+A Kümeler

26 B+B Küme Problemi

27 A-b Aralık

28 B+B Aralık

29 D-b 1. Dereceden Denklem

30 E-b 1. Dereceden Denklem

CA-ÖC T.FEN

1 A-b Madde ve Özellikleri

2 B+B Madde ve Özellikleri

3 A-b Hareket

4 B+B Hareket

5 D+D Hareket

6 E-d Fizik Bilimine Giriş

7 D+D Fizik Bilimine Giriş

8 D+D Madde ve Özellikleri

9 E-d Madde ve Özellikleri

10 E-d Madde ve Özellikleri

11 B-c Periyodik Cetvel

12 D-c Simyadan Kimyaya

13 A-c Periyodik Cetvel

14 C+C Element ve Bileşik

15 E-c Kimya Bilimi

16 C-b İş Sağlığı ve Güvenliği

17 A-b Attom Altı Tanecikler

18 B+B Kimyanın Sembolik Dili

19 E-b Kimyanın Sembolik Dili

20 A-b Simyadan Kimyaya

21 A+A Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

22 C-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

23 D-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

24 C-a Canlıların Ortak Özellikleri

25 D-a Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

26 C-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

27 D-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

28 E+E Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

29 A-e Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

30 E+E Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bİleşikler

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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