
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF DENEME-2 20 20 20 8429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,1 12,4 8,97 12,1 7,0 10,29 11,1 8,1 9,08 9,0 7,4 7,19 44,3 34,9 35,53 209,230

Okul Ortalaması 12,4 18,9 7,64 10,9 12,3 7,82 0,2 2,0 -0,30 1,1 1,9 0,64 24,6 35,0 15,80 149,370

KATILIMLAR

1 51 SELİM YEŞİLYURT 11A 14 14 10,50 16 9 13,75 1 0 1,00 31 23 25,25 175,633 1 1 1 1 5021

2 19 BİIAI İLHAN 11A 13 16 9,00 16 9 13,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 30 28 23,00 167,478 2 2 2 2 5550

3 5 ŞEYMANUR ZAFER 11A 18 16 14,00 9 14 5,50 1 2 0,50 28 32 20,00 165,895 3 3 3 3 5658

4 0 SEDEF ŞAHİN 11A 17 17 12,75 10 15 6,25 1 0 1,00 28 32 20,00 164,480 4 4 4 4 5736

5 16 GÜLCAN ELİBOL 11A 14 19 9,25 13 10 10,50 1 0 1,00 28 29 20,75 162,768 5 5 5 5 5845

6 0 DİLARA SARIŞAHİN 11A 18 14 14,50 7 15 3,25 1 2 0,50 26 31 18,25 161,918 6 6 6 6 5900

7 7 AHMETCAN KAHRAMAN11A 11 13 7,75 15 7 13,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 27 23 21,25 161,680 7 7 7 7 5911

8 0 BEYZA TÖNGEL 11A 16 19 11,25 9 14 5,50 1 0 1,00 26 33 17,75 157,138 8 8 8 8 6207

9 57 AHMETCAN YILMAZ 11A 12 17 7,75 10 13 6,75 1 2 0,50 2 4 1,00 25 36 16,00 149,870 9 9 9 9 6618

10 61 SÜMEYYE AKAR 11A 12 21 6,75 12 13 8,75 1 0 1,00 25 34 16,50 149,245 10 10 10 10 6654

11 25 ERKUTAY ŞATIR 11A 11 16 7,00 11 11 8,25 1 0 1,00 23 27 16,25 148,863 11 11 11 11 6671

12 0 GÜLDAN AYDINER 11A 13 22 7,50 11 14 7,50 1 0 1,00 25 36 16,00 148,740 12 12 12 12 6677

13 0 SERDAR ZENGİN 11A 13 21 7,75 10 15 6,25 1 0 1,00 24 36 15,00 146,430 13 13 13 13 6779

14 11 FATMA GÜL ÖZLÜ 11A 10 21 4,75 13 12 10,00 1 1 0,75 24 34 15,50 144,653 14 14 14 14 6865

15 0 AHMETMERT ALBAYRAK11A 12 21 6,75 10 12 7,00 1 3 0,25 23 36 14,00 142,993 15 15 15 15 6946

16 30 PINAR BİRİNCİ 11A 9 22 3,50 13 12 10,00 1 1 0,75 23 35 14,25 140,140 16 16 16 16 7065

17 21 BATUHANKAYA 11A 10 25 3,75 11 14 7,50 1 0 1,00 22 39 12,25 135,203 17 17 17 17 7261

18 26 ŞEREF CAN SÖNMEZOĞLU11A 8 19 3,25 9 7 7,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 18 29 10,75 130,508 18 18 18 18 7427

19 29 EMRE KABAGÖZ 11A 7 18 2,50 7 11 4,25 1 0 1,00 15 29 7,75 122,338 19 19 19 19 7610

20 85 NESLİHAN ŞEN 11A 9 26 2,50 6 19 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 16 48 4,00 111,395 20 20 20 20 7816
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF DENEME-2 20 20 20 8429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,07 12,37 8,97 4,37 2,04 3,86 1,22 3,22 0,42 3,00 0,84 2,79 3,45 0,94 3,22 11,11 8,14 9,08 2,81 2,51 2,18 3,36 2,25 2,80 2,87 2,63 2,21 44,26 34,94 35,53 209,230

Okul Ortalaması 12,35 18,85 7,64 3,85 3,75 2,91 1,60 5,00 0,35 2,75 1,35 2,41 2,70 2,20 2,15 0,20 2,00 -0,30 1,00 0,33 0,92 0,11 0,00 0,11 0,00 1,56 -0,39 24,56 35,04 15,80 149,370

KATILIMLAR

1 51 SELİM YEŞİLYURT 11A 14 14 10,50 6 2 5,50 2 5 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 31 23 25,25 175,633 5021

2 19 BİIAI İLHAN 11A 13 16 9,00 5 3 4,25 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 30 28 23,00 167,478 5550

3 5 ŞEYMANUR ZAFER 11A 18 16 14,00 2 6 0,50 1 6 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 32 20,00 165,895 5658

4 0 SEDEF ŞAHİN 11A 17 17 12,75 3 5 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 28 32 20,00 164,480 5736

5 16 GÜLCAN ELİBOL 11A 14 19 9,25 5 2 4,50 2 5 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 28 29 20,75 162,768 5845

6 0 DİLARA SARIŞAHİN 11A 18 14 14,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 31 18,25 161,918 5900

7 7 AHMETCAN KAHRAMAN 11A 11 13 7,75 7 1 6,75 2 5 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 23 21,25 161,680 5911

8 0 BEYZA TÖNGEL 11A 16 19 11,25 2 6 0,50 4 3 3,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 26 33 17,75 157,138 6207

9 57 AHMETCAN YILMAZ 11A 12 17 7,75 4 4 3,00 0 7 -1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 25 36 16,00 149,870 6618

10 61 SÜMEYYE AKAR 11A 12 21 6,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 25 34 16,50 149,245 6654

11 25 ERKUTAY ŞATIR 11A 11 16 7,00 4 3 3,25 3 4 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 23 27 16,25 148,863 6671

12 0 GÜLDAN AYDINER 11A 13 22 7,50 4 4 3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 25 36 16,00 148,740 6677

13 0 SERDAR ZENGİN 11A 13 21 7,75 2 6 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 24 36 15,00 146,430 6779

14 11 FATMA GÜL ÖZLÜ 11A 10 21 4,75 4 4 3,00 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 34 15,50 144,653 6865

15 0 AHMETMERT ALBAYRAK 11A 12 21 6,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 23 36 14,00 142,993 6946

16 30 PINAR BİRİNCİ 11A 9 22 3,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 35 14,25 140,140 7065

17 21 BATUHANKAYA 11A 10 25 3,75 4 4 3,00 2 5 0,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 22 39 12,25 135,203 7261

18 26 ŞEREF CAN SÖNMEZOĞLU 11A 8 19 3,25 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 18 29 10,75 130,508 7427

19 29 EMRE KABAGÖZ 11A 7 18 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 15 29 7,75 122,338 7610

20 85 NESLİHAN ŞEN 11A 9 26 2,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 16 48 4,00 111,395 7816

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF DENEME-2 20 20 20 8429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,07 12,37 8,97 4,37 2,04 3,86 1,22 3,22 0,42 3,00 0,84 2,79 3,45 0,94 3,22 11,11 8,14 9,08 2,81 2,51 2,18 3,36 2,25 2,80 2,87 2,63 2,21 44,26 34,94 35,53 209,230

Okul Ortalaması 12,35 18,85 7,64 3,85 3,75 2,91 1,60 5,00 0,35 2,75 1,35 2,41 2,70 2,20 2,15 0,20 2,00 -0,30 1,00 0,33 0,92 0,11 0,00 0,11 0,00 1,56 -0,39 24,56 35,04 15,80 149,370

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 51 SELİM YEŞİLYURT 11A 14 14 10,50 6 2 5,50 2 5 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 31 23 25,25 175,633 5021

2 19 BİIAI İLHAN 11A 13 16 9,00 5 3 4,25 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 30 28 23,00 167,478 5550

3 5 ŞEYMANUR ZAFER 11A 18 16 14,00 2 6 0,50 1 6 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 32 20,00 165,895 5658

4 0 SEDEF ŞAHİN 11A 17 17 12,75 3 5 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 28 32 20,00 164,480 5736

5 16 GÜLCAN ELİBOL 11A 14 19 9,25 5 2 4,50 2 5 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 28 29 20,75 162,768 5845

6 0 DİLARA SARIŞAHİN 11A 18 14 14,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 31 18,25 161,918 5900

7 7 AHMETCAN KAHRAMAN 11A 11 13 7,75 7 1 6,75 2 5 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 23 21,25 161,680 5911

8 0 BEYZA TÖNGEL 11A 16 19 11,25 2 6 0,50 4 3 3,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 26 33 17,75 157,138 6207

9 57 AHMETCAN YILMAZ 11A 12 17 7,75 4 4 3,00 0 7 -1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 25 36 16,00 149,870 6618

10 61 SÜMEYYE AKAR 11A 12 21 6,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 25 34 16,50 149,245 6654

11 25 ERKUTAY ŞATIR 11A 11 16 7,00 4 3 3,25 3 4 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 23 27 16,25 148,863 6671

12 0 GÜLDAN AYDINER 11A 13 22 7,50 4 4 3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 25 36 16,00 148,740 6677

13 0 SERDAR ZENGİN 11A 13 21 7,75 2 6 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 24 36 15,00 146,430 6779

14 11 FATMA GÜL ÖZLÜ 11A 10 21 4,75 4 4 3,00 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 34 15,50 144,653 6865

15 0 AHMETMERT ALBAYRAK 11A 12 21 6,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 23 36 14,00 142,993 6946

16 30 PINAR BİRİNCİ 11A 9 22 3,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 35 14,25 140,140 7065

17 21 BATUHANKAYA 11A 10 25 3,75 4 4 3,00 2 5 0,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 22 39 12,25 135,203 7261

18 26 ŞEREF CAN SÖNMEZOĞLU 11A 8 19 3,25 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 18 29 10,75 130,508 7427

19 29 EMRE KABAGÖZ 11A 7 18 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 15 29 7,75 122,338 7610

20 85 NESLİHAN ŞEN 11A 9 26 2,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 16 48 4,00 111,395 7816

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCAN KAHRAMAN 7 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 161,680 209,230 7 7 7 7 5911
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 11 13 7,75 22 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 15 7 13,25 53 7,82 7,82 10,29

Matematik-1 35 0 2 -0,50 -1 -0,30 -0,30 9,08

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 27 23 21,25 18 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe  c  aaE ace A  B debDd  CcdCED eAED

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal BDBDCBBebCaaDedEC   CBdAB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

TYT Matematik   c       d                        

Cevap Anahtarı B ECAEACBBCDCABDBEDACCACDBABDABDBCCCC

TYT Fen    C              b      

Cevap Anahtarı B BDD9BEDCEDBBEAEECEEEDADBA

Soru No 12345678901234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 11 13 31

Türkçe 35 11 13 31
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 0 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 1 3 17
EDEBİ AKIMLAR 6 2 3 33
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 0 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 0 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 3 38
SAF ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 7 60

Tarih-1 8 7 1 88
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 7 1 88
Coğrafya-1 7 2 5 29
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 1 0 100
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 2 0 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 0 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
DİN VE AHİRET 5 4 1 80

TYT Matematik 35 0 2 0

Matematik-1 35 0 2 0
TRİGONOMETRİ 35 0 2 0

TYT Fen 25 1 1 4

Fizik 9 1 0 11
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 1 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 1 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCAN YILMAZ 57 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 149,870 209,230 9 9 9 9 6618
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 12 17 7,75 22 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 0 7 -1,75 -25 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 10 13 6,75 27 7,82 7,82 10,29

Matematik-1 35 1 2 0,50 1 -0,30 -0,30 9,08

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 2 4 1,00 4 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 25 36 16,00 13 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe Dc BbaEeEbabAaceaeDDa a  ad ED DAEc

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal abBDbBBdbeaaaeeECe  CBEdB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

TYT Matematik   c       C                       e

Cevap Anahtarı B ECAEACBBCDCABDBEDACCACDBABDABDBCCCC

TYT Fen d c      D       c    a  

Cevap Anahtarı B BDD9BEDCEDBBEAEECEEEDADBA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 12 17 34

Türkçe 35 12 17 34
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 3 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 2 0 100
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 2 3 33
EDEBİ AKIMLAR 6 1 5 17
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 2 38
SAF ŞİİR 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 13 40

Tarih-1 8 4 4 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 4 4 50
Coğrafya-1 7 0 7 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 0 2 0
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 2 1 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 1 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
DİN VE AHİRET 5 4 1 80

TYT Matematik 35 1 2 3

Matematik-1 35 1 2 3
TRİGONOMETRİ 35 1 2 3

TYT Fen 25 1 4 4

Fizik 9 0 2 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 1 0 13
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 1 0 50
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 2 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 1 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETMERT ALBAYRAK 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 142,993 209,230 15 15 15 15 6946
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 12 21 6,75 19 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 10 12 7,00 28 7,82 7,82 10,29

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 3 -0,75 -9 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 3 0,25 1 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 23 36 14,00 12 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe aACeddE bdbbeCbdBeeaDaDDebdCaDeeA D

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal  DBcCBBbCaaa edbCaA eBdcB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

TYT Fen                  a    bc 

Cevap Anahtarı B BDD9BEDCEDBBEAEECEEEDADBA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 12 21 34

Türkçe 35 12 21 34
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 1 5 17
EDEBİ AKIMLAR 6 2 4 33
FECRİATİ ŞİİRİ 1 1 0 100
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 5 38
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 12 40

Tarih-1 8 5 2 63
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 5 2 63
Coğrafya-1 7 1 5 14
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 0 50
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 2 2 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 2 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
DİN VE AHİRET 5 2 3 40

TYT Fen 25 0 3 0

Fizik 9 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 3 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 1 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHANKAYA 21 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 135,203 209,230 17 17 17 17 7261
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 22 39 12,25 10 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe bBadbcCBceAEcBcebEeDdDedabbdecdcDaa

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal CDBbeBecCcCeecaCEEaAdcBbc

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 2 4 33
EDEBİ AKIMLAR 6 2 4 33
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 1 0 100
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 1 7 13
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 14 44

Tarih-1 8 4 4 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 4 4 50
Coğrafya-1 7 2 5 29
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 1 0 100
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 4 1 80
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
DİN VE AHİRET 5 1 4 20

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TÖNGEL 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 157,138 209,230 8 8 8 8 6207
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 16 19 11,25 32 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 9 14 5,50 22 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 26 33 17,75 15 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe abCedBcDEcbbAacBBeDbDacDaadCEDeDAbD

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal BadcbcBdCaEEDcaE db CBace

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 16 19 46

Türkçe 35 16 19 46
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 3 3 50
EDEBİ AKIMLAR 6 4 2 67
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 5 38
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 14 36

Tarih-1 8 2 6 25
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 4 3 57
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 2 0 100
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 1 2 20
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 1 2 20
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
DİN VE AHİRET 5 2 3 40

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİIAI İLHAN 19 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 167,478 209,230 2 2 2 2 5550
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 13 16 9,00 26 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 16 9 13,75 55 7,82 7,82 10,29

Matematik-1 35 0 2 -0,50 -1 -0,30 -0,30 9,08

Fizik 9 1 1 0,75 8 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 30 28 23,00 19 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe  AeBdeEebE  AbbdBcecDabDCbdCED Dc  

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal BaBDCcBebCEaceBECBAceBEAB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

TYT Matematik   c                             b  

Cevap Anahtarı B ECAEACBBCDCABDBEDACCACDBABDABDBCCCC

TYT Fen         d                

Cevap Anahtarı B BDD9BEDCEDBBEAEECEEEDADBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 13 16 37

Türkçe 35 13 16 37
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 1 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 2 0 100
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 2 2 33
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 4 38
SAF ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 16 9 64

Tarih-1 8 5 3 63
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 5 3 63
Coğrafya-1 7 3 4 43
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 0 2 0
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 1 0 100
NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 4 1 80
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
DİN VE AHİRET 5 4 1 80

TYT Matematik 35 0 2 0

Matematik-1 35 0 2 0
TRİGONOMETRİ 35 0 2 0

TYT Fen 25 0 1 0

Fizik 9 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA SARIŞAHİN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 161,918 209,230 6 6 6 6 5900
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 18 14 14,50 41 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 7 15 3,25 13 7,82 7,82 10,29

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 2 0,50 2 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 26 31 18,25 15 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe bbeBaBEcEaaC C dBdDDDa eCEcCEDaDAbD

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal BbdDbcaebedaDca C  ECaccB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

TYT Fen                       a d

Cevap Anahtarı B BDD9BEDCEDBBEAEECEEEDADBA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 18 14 51

Türkçe 35 18 14 51
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 2 0 100
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 3 2 50
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 1 0 100
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 0 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 4 3 50
SAF ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 15 28

Tarih-1 8 2 6 25
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 1 6 14
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 2 0 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 0 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
DİN VE AHİRET 5 2 3 40

TYT Fen 25 0 2 0

Fizik 9 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 2 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KABAGÖZ 29 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 122,338 209,230 19 19 19 19 7610
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 7 18 2,50 7 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 2 2 1,50 19 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 7 11 4,25 17 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 15 29 7,75 6 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe beaAEcbcbC EEe e  aab DdEa  b bd  a

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal bc D B  ddC d aCdb AdbBeB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB

Soru No 12345678901234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 7 18 20

Türkçe 35 7 18 20
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 0 4 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 4 1 67
EDEBİ AKIMLAR 6 1 4 17
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 0 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 0 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 0 3 0
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 11 28

Tarih-1 8 2 2 25
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 2 2 25
Coğrafya-1 7 1 4 14
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 0 50
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 0 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
Felsefe 5 2 2 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 2 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
DİN VE AHİRET 5 2 3 40

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUTAY ŞATIR 25 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 148,863 209,230 11 11 11 11 6671
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 11 16 7,00 20 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 4 3 3,25 41 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 23 27 16,25 14 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe bA BbBcbEc CAb eBcecDd edEa d  aAE 

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal BbBbCcB CCEaecaEaB bdBa B

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 11 16 31

Türkçe 35 11 16 31
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 4 1 67
EDEBİ AKIMLAR 6 2 4 33
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 0 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 0 4 0
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 11 44

Tarih-1 8 4 3 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 4 3 50
Coğrafya-1 7 3 4 43
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 1 0 100
NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 2 2 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 2 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
DİN VE AHİRET 5 2 2 40

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL ÖZLÜ 11 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 144,653 209,230 14 14 14 14 6865
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 21 4,75 14 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 7,82 7,82 10,29

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 24 34 15,50 13 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe edecEaCcbCbEEBcedcaDacDCd bccE  a e

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal CcaDBBbaedCedcaCEbBAcABCB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB

TYT Fen                         b

Cevap Anahtarı A D9BDDCEBEBEADBECEEEDEBAAD

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 10 21 29

Türkçe 35 10 21 29
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 3 3 50
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 1 5 13
SAF ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 12 52

Tarih-1 8 4 4 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 4 4 50
Coğrafya-1 7 1 6 14
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 4 1 80
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
DİN VE AHİRET 5 4 1 80

TYT Fen 25 0 1 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 1 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN ELİBOL 16 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,768 209,230 5 5 5 5 5845
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 14 19 9,25 26 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 13 10 10,50 42 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 28 29 20,75 17 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe deDdbaacDCbEEBADaEBDdcDeabaceEA a a

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal bDBbBB BeEbDeeaCEbBAa BaB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 14 19 40

Türkçe 35 14 19 40
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 4 2 67
EDEBİ AKIMLAR 6 6 0 100
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 1 0 100
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 1 6 13
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 10 52

Tarih-1 8 5 2 63
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 5 2 63
Coğrafya-1 7 2 5 29
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 4 1 80
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
DİN VE AHİRET 5 2 2 40

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDAN AYDINER 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 148,740 209,230 12 12 12 12 6677
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 13 22 7,50 21 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 25 36 16,00 13 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe ebeBddaeccbCdabBcAcbDdDcdbdCEDdDAED

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal BDBebBedeCEcbddEdBdcCcdAB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 13 22 37

Türkçe 35 13 22 37
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 1 5 17
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 4 4 50
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 14 44

Tarih-1 8 4 4 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 4 4 50
Coğrafya-1 7 2 5 29
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 0 2 0
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 1 0 100
NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 2 3 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 3 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
DİN VE AHİRET 5 3 2 60

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN ŞEN 85 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 111,395 209,230 20 20 20 20 7816
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 26 2,50 7 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 6 19 1,25 5 7,82 7,82 10,29

Matematik-1 35 0 3 -0,75 -2 -0,30 -0,30 9,08

Toplam: 120 16 48 4,00 3 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe eBcbbebacCAddebebbcceaDbdDedDcbEbCD

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal bDccBcececbeceEdEceAacBec

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB

TYT Matematik b                               dd 

Cevap Anahtarı A AEECBCDACBBDCADABEACCCBDDBADBCABCCC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 9 26 26

Türkçe 35 9 26 26
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 3 3 50
EDEBİ AKIMLAR 6 0 6 0
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 5 38
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 19 24

Tarih-1 8 2 6 25
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 1 6 14
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 0 2 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
Felsefe 5 2 3 40
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 2 3 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
DİN VE AHİRET 5 1 4 20

TYT Matematik 35 0 3 0

Matematik-1 35 0 3 0
TRİGONOMETRİ 35 0 3 0

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BİRİNCİ 30 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 140,140 209,230 16 16 16 16 7065
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 22 3,50 10 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 7,82 7,82 10,29

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 23 35 14,25 12 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe aeacCeEabEcCbedaBcecDa DCdcbEc e  a

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal aDBcCaBbCedaedcECBAbCBcAB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

TYT Fen                       b  

Cevap Anahtarı B BDD9BEDCEDBBEAEECEEEDADBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 9 22 26

Türkçe 35 9 22 26
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 2 4 33
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 1 5 13
SAF ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 12 52

Tarih-1 8 4 4 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 4 4 50
Coğrafya-1 7 1 6 14
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 4 1 80
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
DİN VE AHİRET 5 4 1 80

TYT Fen 25 0 1 0

Fizik 9 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 1 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF ŞAHİN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 164,480 209,230 4 4 4 4 5736
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 17 17 12,75 36 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 10 15 6,25 25 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 28 32 20,00 17 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe adbbbedBeCAEEedDdEBDaDDaEbCd EAbDCe

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal bccDBabBddaDccECEbdAceBaB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 17 17 49

Türkçe 35 17 17 49
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 0 4 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 5 1 83
EDEBİ AKIMLAR 6 4 2 67
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 1 0 100
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 4 3 50
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 15 40

Tarih-1 8 3 5 38
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 3 5 38
Coğrafya-1 7 2 5 29
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 3 2 60
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
DİN VE AHİRET 5 2 3 40

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM YEŞİLYURT 51 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 175,633 209,230 1 1 1 1 5021
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 14 14 10,50 30 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 6 2 5,50 69 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 16 9 13,75 55 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 31 23 25,25 21 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe CeDbEcdBeCecEBde EBcCDDab  dDE    e

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal CDBaBBeBCabceBaCEcBAEABeB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 14 14 40

Türkçe 35 14 14 40
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 2 4 33
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 0 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 1 0 100
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 4 1 50
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 16 9 64

Tarih-1 8 6 2 75
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 6 2 75
Coğrafya-1 7 2 5 29
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 1 0 100
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 0 2 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 1 0 100
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 4 1 80
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
DİN VE AHİRET 5 4 1 80

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ZENGİN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 146,430 209,230 13 13 13 13 6779
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 13 21 7,75 22 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 10 15 6,25 25 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 24 36 15,00 13 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe eBcbEDaBDdAbccceeEBDCDcbdebEacdEae 

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal bbcDBcbadEbDcdabEdBAdcBCB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 13 21 37

Türkçe 35 13 21 37
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 2 4 33
EDEBİ AKIMLAR 6 2 4 33
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 1 0 100
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 5 38
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 15 40

Tarih-1 8 2 6 25
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 2 5 29
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 1 0 100
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
Felsefe 5 3 2 60
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 3 2 60
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
DİN VE AHİRET 5 3 2 60

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEREF CAN SÖNMEZOĞLU 26 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 130,508 209,230 18 18 18 18 7427
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 8 19 3,25 9 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 7,82 7,82 10,29

Matematik-1 35 0 1 -0,25 -1 -0,30 -0,30 9,08

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 2 0,50 2 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 18 29 10,75 9 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe ee AbcaB dA bB eC Be babaadbDdA c e

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal C BDBebB  b  e C d  dABeB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB

TYT Matematik     d                              

Cevap Anahtarı A AEECBCDACBBDCADABEACCCBDDBADBCABCCC

TYT Fen                   a     b

Cevap Anahtarı A D9BDDCEBEBEADBECEEEDEBAAD

Soru No 12345678901234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 8 19 23

Türkçe 35 8 19 23
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 1 3 17
EDEBİ AKIMLAR 6 2 3 33
FECRİATİ ŞİİRİ 1 1 0 100
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 0 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 1 5 13
SAF ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 8 5 2 63
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 5 2 63
Coğrafya-1 7 0 2 0
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 0 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 0 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 0 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 0 0
Felsefe 5 1 1 20
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 1 1 20
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
DİN VE AHİRET 5 3 2 60

TYT Matematik 35 0 1 0

Matematik-1 35 0 1 0
TRİGONOMETRİ 35 0 1 0

TYT Fen 25 0 2 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 2 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 1 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR ZAFER 5 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 165,895 209,230 3 3 3 3 5658
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 18 16 14,00 40 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 9 14 5,50 22 7,82 7,82 10,29

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,92 0,92 2,18

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,11 0,11 2,80

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 -0,39 -0,39 2,21

TYT Fen 25 1 2 0,50 2 0,64 0,64 7,19

Toplam: 120 28 32 20,00 17 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe eebbEcaBaCAEaBdDCEaDabDCEbCcDEAbD e

Cevap Anahtarı A CBDAEDCBDCAEEBADCEBDCDDCEDCEDEAEDCD

TYT Sosyal bDBbdaecedbDcaaCEE  ccBCB

Cevap Anahtarı A CDBDBBABCECDABECEEBAEABCB

TYT Fen                       d a

Cevap Anahtarı A D9BDDCEBEBEADBECEEEDEBAAD

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 18 16 51

Türkçe 35 18 16 51
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 0 4 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 5 1 83
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 1 0 100
EDEBİYATIN TANIMI 1 1 0 100
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 3 4 38
SAF ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 14 36

Tarih-1 8 2 6 25
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 1 6 14
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
Felsefe 5 3 0 60
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 3 0 60
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
DİN VE AHİRET 5 3 2 60

TYT Fen 25 0 2 0

Fizik 9 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 2 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE AKAR 61 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 149,245 209,230 10 10 10 10 6654
Puanı Hesaplanan: 20 20 20 8008

Katılımlar: 20 20 20 20 8429

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 12 21 6,75 19 7,64 7,64 8,97

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 2,91 2,91 3,86

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,35 0,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,41 2,41 2,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,15 2,15 3,22

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 7,82 7,82 10,29

Toplam: 120 25 34 16,50 14 16,23 16,23 31,74

TYT Türkçe aeacCeEabEcCbedaBcecD  DCdcbEcaaAED

Cevap Anahtarı B DACBCBEDEEDCACEBBADDDCDDCEECEDCDAED

TYT Sosyal BDBcCaBbCedaedcECBAbeBdbB

Cevap Anahtarı B BDBDCBBACCEEDABECBAECBEAB

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 12 21 34

Türkçe 35 12 21 34
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAM İŞARETLERİ 2 1 1 50
SERVETİFÜNUN ŞİİRİ 6 2 4 33
EDEBİ AKIMLAR 6 3 3 50
FECRİATİ ŞİİRİ 1 0 1 0
EDEBİYATIN TANIMI 1 0 1 0
HİKAYE İNCELEME(YAPI) 8 1 5 13
SAF ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 13 48

Tarih-1 8 5 3 63
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 8 5 3 63
Coğrafya-1 7 1 6 14
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI 2 1 1 50
BİYOÇEŞİTLİLİK 1 0 1 0
NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYENİN NÜFUS POLİTİKALARI 1 0 1 0
TÜRKİYEDE KIR YERLEŞMELERİ 1 0 1 0
TÜRKİYEDE NÜFUSUN GELECEĞİ 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
MS 6.YY - MS 2.YY FELSEFESİ 5 4 1 80
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
DİN VE AHİRET 5 2 3 40

TYT Fen 25 0 0 0

Fizik 9 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek
büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
PERİYODİK ÖZELLİKLER 2 0 0 0
ATOMUN KUANTUM MODELİ 3 0 0 0
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ YAPI,GÖREV VE İŞLEYİŞİ 2 0 0 0
ENDOKRİN BEZLERİ VE BU BEZLERİN SALGILADIKLARI HORMONLAR 2 0 0 0
DUYU ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 4 0 0 0
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