
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DENEME-2 14 14 14 9306

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,6 14,9 9,89 13,4 8,0 11,39 11,0 13,2 7,67 10,0 8,4 7,91 48,0 44,5 36,86 217,970

Okul Ortalaması 10,4 23,9 4,39 9,6 14,4 6,05 6,2 23,8 0,29 4,4 16,1 0,37 30,6 78,1 11,10 136,510

KATILIMLAR

1 0 EDANUR ARABACI 10A 18 17 13,75 14 11 11,25 7 28 0,00 1 5 -0,25 40 61 24,75 178,015 1 1 1 1 6192

2 0 ANIL İLHAN 10A 17 18 12,50 11 12 8,00 4 8 2,00 2 7 0,25 34 45 22,75 174,940 2 2 2 2 6365

3 0 HAVVA ŞEN 10A 10 24 4,00 7 17 2,75 10 25 3,75 6 19 1,25 33 85 11,75 140,645 3 3 3 3 8050

4 0 İREMNUR BAL 10A 10 25 3,75 11 14 7,50 6 11 3,25 27 50 14,50 140,468 4 4 4 4 8057

5 0 ABDULKADİR GÜLDAL 10A 10 25 3,75 14 11 11,25 7 28 0,00 4 21 -1,25 35 85 13,75 139,575 5 5 5 5 8093

6 0 KADİR İMRAN 10A 11 24 5,00 12 13 8,75 5 30 -2,50 8 17 3,75 36 84 15,00 138,588 6 6 6 6 8136

7 104 BEYZA BAYSAL 10A 10 25 3,75 7 18 2,50 8 27 1,25 8 17 3,75 33 87 11,25 134,175 7 7 7 7 8280

8 148 KEREM ÖZENEN 10A 9 26 2,50 13 11 10,25 6 29 -1,25 4 21 -1,25 32 87 10,25 127,105 8 8 8 8 8485

9 153 SELMAN ENES UÇAR 10A 8 27 1,25 7 18 2,50 9 26 2,50 6 19 1,25 30 90 7,50 124,688 9 9 9 9 8559

10 0 TEVRAT ELMALI 10A 11 24 5,00 9 15 5,25 6 29 -1,25 4 21 -1,25 30 89 7,75 123,280 10 10 10 10 8603

11 152 KILIÇ OĞUZHANTS 10A 13 19 8,25 13 12 10,00 2 33 -6,25 2 23 -3,75 30 87 8,25 119,820 11 11 11 11 8700

12 0 ESMABERATİYEÖZDEMİR10A 7 21 1,75 5 11 2,25 3 7 1,25 2 7 0,25 17 46 5,50 118,123 12 12 12 12 8740

13 0 CEMİL CAN GÖSTERİŞLİ10A 6 29 -1,25 7 18 2,50 10 25 3,75 4 21 -1,25 27 93 3,75 115,200 13 13 13 13 8806

14 0 SEMİH SOYLU 10A 5 30 -2,50 5 20 0,00 4 14 0,50 14 64 -2,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DENEME-2 14 14 14 9306

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,62 14,94 9,89 4,36 2,53 3,72 2,15 3,29 1,33 2,98 1,41 2,63 3,90 0,76 3,71 10,96 13,17 7,67 2,78 3,46 1,92 3,13 2,25 2,57 4,10 2,72 3,42 47,98 44,53 36,86 217,970

Okul Ortalaması 10,36 23,86 4,39 2,79 4,86 1,57 2,64 4,07 1,62 1,64 3,14 0,86 2,57 2,29 2,00 6,23 23,77 0,29 1,77 6,31 0,19 0,85 4,77 -0,35 1,77 5,00 0,52 30,62 78,07 11,09 136,510

KATILIMLAR

1 0 EDANUR ARABACI 10A 18 17 13,75 5 3 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 28 0,00 1 5 -0,25 40 61 24,75 178,015 6192

2 0 ANIL İLHAN 10A 17 18 12,50 3 5 1,75 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 8 2,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 45 22,75 174,940 6365

3 0 HAVVA ŞEN 10A 10 24 4,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 10 25 3,75 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 33 85 11,75 140,645 8050

4 0 İREMNUR BAL 10A 10 25 3,75 3 5 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 6 1,50 3 5 1,75 27 50 14,50 140,468 8057

5 0 ABDULKADİR GÜLDAL 10A 10 25 3,75 5 3 4,25 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 28 0,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 7 -0,75 35 85 13,75 139,575 8093

6 0 KADİR İMRAN 10A 11 24 5,00 3 5 1,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 30 -2,50 4 5 2,75 3 5 1,75 1 7 -0,75 36 84 15,00 138,588 8136

7 104 BEYZA BAYSAL 10A 10 25 3,75 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 8 27 1,25 2 7 0,25 2 6 0,50 4 4 3,00 33 87 11,25 134,175 8280

8 148 KEREM ÖZENEN 10A 9 26 2,50 5 3 4,25 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 29 -1,25 2 7 0,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 32 87 10,25 127,105 8485

9 153 SELMAN ENES UÇAR 10A 8 27 1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 9 26 2,50 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 30 90 7,50 124,688 8559

10 0 TEVRAT ELMALI 10A 11 24 5,00 2 6 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 29 -1,25 1 8 -1,00 1 7 -0,75 2 6 0,50 30 89 7,75 123,280 8603

11 152 KILIÇ OĞUZHANTS 10A 13 19 8,25 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 33 -6,25 2 7 0,25 0 8 -2,00 0 8 -2,00 30 87 8,25 119,820 8700

12 0 ESMABERATİYEÖZDEMİR 10A 7 21 1,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 7 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 17 46 5,50 118,123 8740

13 0 CEMİL CAN GÖSTERİŞLİ 10A 6 29 -1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 10 25 3,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 7 -0,75 27 93 3,75 115,200 8806

14 0 SEMİH SOYLU 10A 5 30 -2,50 2 6 0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 14 0,50 14 64 -2,00
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DENEME-2 14 14 14 9306

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,62 14,94 9,89 4,36 2,53 3,72 2,15 3,29 1,33 2,98 1,41 2,63 3,90 0,76 3,71 10,96 13,17 7,67 2,78 3,46 1,92 3,13 2,25 2,57 4,10 2,72 3,42 47,98 44,53 36,86 217,970

Okul Ortalaması 10,36 23,86 4,39 2,79 4,86 1,57 2,64 4,07 1,62 1,64 3,14 0,86 2,57 2,29 2,00 6,23 23,77 0,29 1,77 6,31 0,19 0,85 4,77 -0,35 1,77 5,00 0,52 30,62 78,07 11,09 136,510

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 0 EDANUR ARABACI 10A 18 17 13,75 5 3 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 28 0,00 1 5 -0,25 40 61 24,75 178,015 6192

2 0 ANIL İLHAN 10A 17 18 12,50 3 5 1,75 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 8 2,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 45 22,75 174,940 6365

3 0 HAVVA ŞEN 10A 10 24 4,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 10 25 3,75 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 33 85 11,75 140,645 8050

4 0 İREMNUR BAL 10A 10 25 3,75 3 5 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 6 1,50 3 5 1,75 27 50 14,50 140,468 8057

5 0 ABDULKADİR GÜLDAL 10A 10 25 3,75 5 3 4,25 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 28 0,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 7 -0,75 35 85 13,75 139,575 8093

6 0 KADİR İMRAN 10A 11 24 5,00 3 5 1,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 30 -2,50 4 5 2,75 3 5 1,75 1 7 -0,75 36 84 15,00 138,588 8136

7 104 BEYZA BAYSAL 10A 10 25 3,75 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 8 27 1,25 2 7 0,25 2 6 0,50 4 4 3,00 33 87 11,25 134,175 8280

8 148 KEREM ÖZENEN 10A 9 26 2,50 5 3 4,25 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 29 -1,25 2 7 0,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 32 87 10,25 127,105 8485

9 153 SELMAN ENES UÇAR 10A 8 27 1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 9 26 2,50 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 30 90 7,50 124,688 8559

10 0 TEVRAT ELMALI 10A 11 24 5,00 2 6 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 29 -1,25 1 8 -1,00 1 7 -0,75 2 6 0,50 30 89 7,75 123,280 8603

11 152 KILIÇ OĞUZHANTS 10A 13 19 8,25 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 33 -6,25 2 7 0,25 0 8 -2,00 0 8 -2,00 30 87 8,25 119,820 8700

12 0 ESMABERATİYEÖZDEMİR 10A 7 21 1,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 7 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 17 46 5,50 118,123 8740

13 0 CEMİL CAN GÖSTERİŞLİ 10A 6 29 -1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 10 25 3,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 7 -0,75 27 93 3,75 115,200 8806

14 0 SEMİH SOYLU 10A 5 30 -2,50 2 6 0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 14 0,50 14 64 -2,00
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR GÜLDAL 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 139,575 217,970 5 5 5 5 8093
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 7 28 0,00 0 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 4 21 -1,25 -5 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 35 85 13,75 11 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe eBbDbcBdecaBCAeCeedbccbbDcdCbadBedc

Cevap Anahtarı A CBDDDABECBEBCABCBDEDBDECDACCDCEBDCA

TYT Sosyal eADECdaAcBBbdEEAEdccdABDc

Cevap Anahtarı A CADECBBADB9ECE9AECBEAABDE

TYT Matematik aCdbaedcbdaeebCAdDCbadcabDaecdbBcad

Cevap Anahtarı A ECECCBCDDCCBCDCABDCEBEDDEDEDDBDBBCC

TYT Fen badCdbacBeAbceeacbdeabdCa

Cevap Anahtarı A AEECAEBDBBAEDCCEBDCDBEACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 3 4 43
HİKAYE 2 0 2 0
MESNEVİ 3 0 3 0
İLAHİ 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 1 4 20
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 11 56

Tarih-1 8 5 3 63
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 5 3 63
Coğrafya-1 7 4 3 57
KAYAÇLAR 1 0 1 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 1 0 100
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
Felsefe 5 2 3 40
FELSEFEYİ TANIMA 5 2 3 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 3 2 60

TYT Matematik 35 7 28 20

Matematik-1 35 7 28 20
SAYMA VE OLASILIK 35 7 28 20

TYT Fen 25 4 21 16

Fizik 9 2 7 22
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimya 8 1 7 13
KİMYASAL YASALAR 1 0 1 0
TEMEL YASALAR 5 1 4 20
MOL KAVRAMI 2 0 2 0
Biyoloji 8 1 7 13
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 1 3 25
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL İLHAN 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 174,940 217,970 2 2 2 2 6365
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 17 18 12,50 36 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 4 8 2,00 6 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 2 7 0,25 1 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 34 45 22,75 19 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe bebDDeBECeEBeAeCeDdaBDECecdCDecBeac

Cevap Anahtarı A CBDDDABECBEBCABCBDEDBDECDACCDCEBDCA

TYT Sosyal CeDcadaAa AbbECbdCBaA BDd

Cevap Anahtarı A CADECBBADB9ECE9AECBEAABDE

TYT Matematik d   dBCDe          ac  b D  c  c   

Cevap Anahtarı A ECECCBCDDCCBCDCABDCEBEDDEDEDDBDBBCC

TYT Fen eEbb  abc             Ad 

Cevap Anahtarı A AEECAEBDBBAEDCCEBDCDBEACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 17 18 49

Türkçe 35 17 18 49
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 0 3 0
HALK HİKAYELERİ 7 5 2 71
HİKAYE 2 0 2 0
MESNEVİ 3 2 1 67
İLAHİ 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 3 2 60
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 2 1 67
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 12 44

Tarih-1 8 3 5 38
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 3 5 38
Coğrafya-1 7 3 3 43
KAYAÇLAR 1 0 1 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 0 0
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
Felsefe 5 2 3 40
FELSEFEYİ TANIMA 5 2 3 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 3 1 60

TYT Matematik 35 4 8 11

Matematik-1 35 4 8 11
SAYMA VE OLASILIK 35 4 8 11

TYT Fen 25 2 7 8

Fizik 9 1 6 11
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 0 0 0
KİMYASAL YASALAR 1 0 0 0
TEMEL YASALAR 5 0 0 0
MOL KAVRAMI 2 0 0 0
Biyoloji 8 1 1 13
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 1 1 25
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAYSAL 104 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 134,175 217,970 7 7 7 7 8280
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 7 18 2,50 10 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 8 27 1,25 4 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 2 6 0,50 6 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 8 17 3,75 15 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 33 87 11,25 9 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe aaedBbbdEBdecdCDbacbdDeebCedeCDCeda

Cevap Anahtarı B DDCBBEDAEBCBABCDCBBDEDDAECCECCDCABD

TYT Sosyal eEacccCcccbaCBcbdEcdBbaAd

Cevap Anahtarı B DECABACBBDCE99ECBEEABDEAA

TYT Matematik ceEaeedBCccCCccCccabbbbceacccccbbBB

Cevap Anahtarı B ECECCDCBCBDCCABCDEBDCEDEDDBDEDDCCBB

TYT Fen aaAaaAaaabbbBbBbbDeDdeEEe

Cevap Anahtarı B ECAEBAEBDAEDBEBCCDBDCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 0 3 0
HALK HİKAYELERİ 7 1 6 14
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
MESNEVİ 3 1 2 33
HİKAYE 2 0 2 0
İLAHİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 3 2 60
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 18 28

Tarih-1 8 2 6 25
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 2 5 29
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
KAYAÇLAR 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
Felsefe 5 1 4 20
FELSEFEYİ TANIMA 5 1 4 20
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 2 3 40

TYT Matematik 35 8 27 23

Matematik-1 35 8 27 23
SAYMA VE OLASILIK 35 8 27 23

TYT Fen 25 8 17 32

Fizik 9 2 7 22
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 8 2 6 25
TEMEL YASALAR 5 1 4 20
MOL KAVRAMI 2 0 2 0
KİMYASAL YASALAR 1 1 0 100
Biyoloji 8 4 4 50
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 2 2 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 1 1 50
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİL CAN GÖSTERİŞLİ 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 115,200 217,970 13 13 13 13 8806
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 6 29 -1,25 -4 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 7 18 2,50 10 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 10 25 3,75 11 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 2 6 0,50 6 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 4 21 -1,25 -5 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 27 93 3,75 3 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe bbaBBEbeaBeeddbcddccaaedddeabebCbBe

Cevap Anahtarı B DDCBBEDAEBCBABCDCBBDEDDAECCECCDCABD

TYT Sosyal baaAdbbeaDeaCAcaebaAebEcA

Cevap Anahtarı B DECABACBBDCE99ECBEEABDEAA

TYT Matematik EaEadbaeeBaddAcebEBbCcadabeDEbadaBe

Cevap Anahtarı B ECECCDCBCBDCCABCDEBDCEDEDDBDEDDCCBB

TYT Fen decEabadecEbeEeaaeaaedacA

Cevap Anahtarı B ECAEBAEBDAEDBEBCCDBDCCEEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 6 29 17

Türkçe 35 6 29 17
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 1 6 14
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
MESNEVİ 3 1 2 33
HİKAYE 2 0 2 0
İLAHİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 0 2 0
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 0 5 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 18 28

Tarih-1 8 1 7 13
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 1 7 13
Coğrafya-1 7 3 4 43
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
KAYAÇLAR 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
Felsefe 5 1 4 20
FELSEFEYİ TANIMA 5 1 4 20
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 2 3 40

TYT Matematik 35 10 25 29

Matematik-1 35 10 25 29
SAYMA VE OLASILIK 35 10 25 29

TYT Fen 25 4 21 16

Fizik 9 1 8 11
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 8 2 6 25
TEMEL YASALAR 5 1 4 20
MOL KAVRAMI 2 1 1 50
KİMYASAL YASALAR 1 0 1 0
Biyoloji 8 1 7 13
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 1 3 25
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ARABACI 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,015 217,970 1 1 1 1 6192
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 18 17 13,75 39 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 7 28 0,00 0 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 1 5 -0,25 -1 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 40 61 24,75 21 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe dBaDDABEbecBCbdCecdbBeECDAaCaeEBbCc

Cevap Anahtarı A CBDDDABECBEBCABCBDEDBDECDACCDCEBDCA

TYT Sosyal dADECBaeacCdbdBAEdBbcABDE

Cevap Anahtarı A CADECBBADB9ECE9AECBEAABDE

TYT Matematik cabeCdbccCacebCbcbaEdabDbDbDadbccdb

Cevap Anahtarı A ECECCBCDDCCBCDCABDCEBEDDEDEDDBDBBCC

TYT Fen Acbdbd                   

Cevap Anahtarı A AEECAEBDBBAEDCCEBDCDBEACE

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 18 17 51

Türkçe 35 18 17 51
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 5 2 71
HİKAYE 2 1 1 50
MESNEVİ 3 1 2 33
İLAHİ 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 3 2 60
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 2 1 67
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 11 56

Tarih-1 8 5 3 63
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 5 3 63
Coğrafya-1 7 2 5 29
KAYAÇLAR 1 0 1 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
Felsefe 5 3 2 60
FELSEFEYİ TANIMA 5 3 2 60
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 4 1 80

TYT Matematik 35 7 28 20

Matematik-1 35 7 28 20
SAYMA VE OLASILIK 35 7 28 20

TYT Fen 25 1 5 4

Fizik 9 1 5 11
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimya 8 0 0 0
KİMYASAL YASALAR 1 0 0 0
TEMEL YASALAR 5 0 0 0
MOL KAVRAMI 2 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 0 0 0
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMABERATİYEÖZDEMİR 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 118,123 217,970 12 12 12 12 8740
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 7 21 1,75 5 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 0 3 -0,75 -9 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 5 11 2,25 9 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 3 7 1,25 4 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 2 7 0,25 1 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 17 46 5,50 5 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe bdDDccBca EB c ed   BebbDe ebedabeb

Cevap Anahtarı A CBDDDABECBEBCABCBDEDBDECDACCDCEBDCA

TYT Sosyal ed    d  a a d dc Bdc BeE

Cevap Anahtarı A CADECBBADB9ECE9AECBEAABDE

TYT Matematik   Eb   caC       b E d a      c    

Cevap Anahtarı A ECECCBCDDCCBCDCABDCEBEDDEDEDDBDBBCC

TYT Fen da        b      DbceE a 

Cevap Anahtarı A AEECAEBDBBAEDCCEBDCDBEACE

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 7 21 20

Türkçe 35 7 21 20
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 1 33
HALK HİKAYELERİ 7 2 4 29
HİKAYE 2 0 2 0
MESNEVİ 3 1 1 33
İLAHİ 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 2 2 40
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 11 12

Tarih-1 8 0 3 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 0 3 0
Coğrafya-1 7 0 3 0
KAYAÇLAR 1 0 0 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
İÇ KUVVETLER 1 0 0 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 0 1 0
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
Felsefe 5 1 3 20
FELSEFEYİ TANIMA 5 1 3 20
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 2 2 40

TYT Matematik 35 3 7 9

Matematik-1 35 3 7 9
SAYMA VE OLASILIK 35 3 7 9

TYT Fen 25 2 7 8

Fizik 9 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimya 8 0 1 0
KİMYASAL YASALAR 1 0 0 0
TEMEL YASALAR 5 0 1 0
MOL KAVRAMI 2 0 0 0
Biyoloji 8 2 4 25
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 1 2 25
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA ŞEN 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 140,645 217,970 3 3 3 3 8050
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 24 4,00 11 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 7 17 2,75 11 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 10 25 3,75 11 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 6 19 1,25 5 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 33 85 11,75 10 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe abaBBcDe BbeeadeeaBbEcDcdbbEabDCece

Cevap Anahtarı B DDCBBEDAEBCBABCDCBBDEDDAECCECCDCABD

TYT Sosyal Dcecd*eedcbbBEaada ABadAA

Cevap Anahtarı B DECABACBBDCE99ECBEEABDEAA

TYT Matematik dCEbacCBdccbaAeCDcBaadDdbDccdaebbad

Cevap Anahtarı B ECECCDCBCBDCCABCDEBDCEDEDDBDEDDCCBB

TYT Fen aecaaAcBebcaccdeCcaDbbdEA

Cevap Anahtarı B ECAEBAEBDAEDBEBCCDBDCCEEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 10 24 29

Türkçe 35 10 24 29
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 4 3 57
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
MESNEVİ 3 0 2 0
HİKAYE 2 0 2 0
İLAHİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 0 2 0
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 3 2 60
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 17 28

Tarih-1 8 1 7 13
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 1 7 13
Coğrafya-1 7 2 5 29
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
KAYAÇLAR 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
Felsefe 5 1 3 20
FELSEFEYİ TANIMA 5 1 3 20
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 3 2 60

TYT Matematik 35 10 25 29

Matematik-1 35 10 25 29
SAYMA VE OLASILIK 35 10 25 29

TYT Fen 25 6 19 24

Fizik 9 2 7 22
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 8 1 7 13
TEMEL YASALAR 5 1 4 20
MOL KAVRAMI 2 0 2 0
KİMYASAL YASALAR 1 0 1 0
Biyoloji 8 3 5 38
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 2 2 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR BAL 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 140,468 217,970 4 4 4 4 8057
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 6,05 6,05 11,39

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 6 11 3,25 13 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 27 50 14,50 12 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe aabcaaacEBCBbBabaaaDEacdbbCdCCbedaa

Cevap Anahtarı B DDCBBEDAEBCBABCDCBBDEDDAECCECCDCABD

TYT Sosyal ccadaACBeeeaEEaeBaEABbdAA

Cevap Anahtarı B DECABACBBDCE99ECBEEABDEAA

TYT Fen EacaBeaBe        bBabCcEe

Cevap Anahtarı B ECAEBAEBDAEDBEBCCDBDCCEEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 2 5 29
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
MESNEVİ 3 2 1 67
HİKAYE 2 0 2 0
İLAHİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 0 5 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 2 1 67
HİKAYE İNCELEME 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 14 44

Tarih-1 8 3 5 38
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 3 5 38
Coğrafya-1 7 2 5 29
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
KAYAÇLAR 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
FELSEFEYİ TANIMA 5 3 2 60
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 3 2 60

TYT Fen 25 6 11 24

Fizik 9 3 6 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 8 0 0 0
TEMEL YASALAR 5 0 0 0
MOL KAVRAMI 2 0 0 0
KİMYASAL YASALAR 1 0 0 0
Biyoloji 8 3 5 38
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 1 3 25
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR İMRAN 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 138,588 217,970 6 6 6 6 8136
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 11 24 5,00 14 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 5 30 -2,50 -7 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 4 5 2,75 31 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 3 5 1,75 22 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 8 17 3,75 15 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 36 84 15,00 13 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe cbaBBaaecBCeeBaDCecDccabbCecaCeacBe

Cevap Anahtarı B DDCBBEDAEBCBABCDCBBDEDDAECCECCDCABD

TYT Sosyal DcCAdcddBbCcBDdCdaEdBeEcA

Cevap Anahtarı B DECABACBBDCE99ECBEEABDEAA

TYT Matematik deaeCcdBbeabbeaeaadceacbDcebEaabbdB

Cevap Anahtarı B ECECCDCBCBDCCABCDEBDCEDEDDBDEDDCCBB

TYT Fen bCAEeeEeeeaDBdBdaeaaeCcbd

Cevap Anahtarı B ECAEBAEBDAEDBEBCCDBDCCEEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 11 24 31

Türkçe 35 11 24 31
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 3 4 43
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
MESNEVİ 3 1 2 33
HİKAYE 2 0 2 0
İLAHİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 1 4 20
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 13 48

Tarih-1 8 3 5 38
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 3 5 38
Coğrafya-1 7 4 3 57
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 1 0 100
KAYAÇLAR 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
Felsefe 5 2 3 40
FELSEFEYİ TANIMA 5 2 3 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 3 2 60

TYT Matematik 35 5 30 14

Matematik-1 35 5 30 14
SAYMA VE OLASILIK 35 5 30 14

TYT Fen 25 8 17 32

Fizik 9 4 5 44
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 8 3 5 38
TEMEL YASALAR 5 1 4 20
MOL KAVRAMI 2 1 1 50
KİMYASAL YASALAR 1 1 0 100
Biyoloji 8 1 7 13
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 1 3 25
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÖZENEN 148 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 127,105 217,970 8 8 8 8 8485
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 26 2,50 7 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 6 29 -1,25 -4 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 0 8 -2,00 -25 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 4 21 -1,25 -5 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 32 87 10,25 9 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe CcbaebBbdeaBbcaeBDEacebbededeeaBDCb

Cevap Anahtarı A CBDDDABECBEBCABCBDEDBDECDACCDCEBDCA

TYT Sosyal eeDECBaAeeCEbcEAE acdABDa

Cevap Anahtarı A CADECBBADB9ECE9AECBEAABDE

TYT Matematik adaCbebaaaCedebcdeacdEDaaecbDecBadb

Cevap Anahtarı A ECECCBCDDCCBCDCABDCEBEDDEDEDDBDBBCC

TYT Fen AbbacdBeedbacaebcDabdaAaa

Cevap Anahtarı A AEECAEBDBBAEDCCEBDCDBEACE

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 9 26 26

Türkçe 35 9 26 26
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 1 0 100
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 0 3 0
HALK HİKAYELERİ 7 2 5 29
HİKAYE 2 1 1 50
MESNEVİ 3 0 3 0
İLAHİ 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
HİKAYE TÜRLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 0 5 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 11 52

Tarih-1 8 5 3 63
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 5 3 63
Coğrafya-1 7 3 4 43
KAYAÇLAR 1 0 1 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 2 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
Felsefe 5 2 2 40
FELSEFEYİ TANIMA 5 2 2 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 3 2 60

TYT Matematik 35 6 29 17

Matematik-1 35 6 29 17
SAYMA VE OLASILIK 35 6 29 17

TYT Fen 25 4 21 16

Fizik 9 2 7 22
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 0 8 0
KİMYASAL YASALAR 1 0 1 0
TEMEL YASALAR 5 0 5 0
MOL KAVRAMI 2 0 2 0
Biyoloji 8 2 6 25
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 2 2 50
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KILIÇ OĞUZHANTS 152 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 119,820 217,970 11 11 11 11 8700
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 13 19 8,25 24 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 2 33 -6,25 -18 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 0 8 -2,00 -25 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 0 8 -2,00 -25 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 2 23 -3,75 -15 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 30 87 8,25 7 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe CcDbebBEaB B  BCebcacebbDedeDeaBDCb

Cevap Anahtarı A CBDDDABECBEBCABCBDEDBDECDACCDCEBDCA

TYT Sosyal eeDECBaAeeCEbdEAEeacdABDa

Cevap Anahtarı A CADECBBADB9ECE9AECBEAABDE

TYT Matematik bCcebceccbaaecbdabacddbbdDabccaaabb

Cevap Anahtarı A ECECCBCDDCCBCDCABDCEBEDDEDEDDBDBBCC

TYT Fen bccbbcaDBcccabdaebdcacbba

Cevap Anahtarı A AEECAEBDBBAEDCCEBDCDBEACE

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 13 19 37

Türkçe 35 13 19 37
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 1 0 100
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 2 1 67
HALK HİKAYELERİ 7 2 5 29
HİKAYE 2 0 2 0
MESNEVİ 3 2 0 67
İLAHİ 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 2 3 40
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 12 52

Tarih-1 8 5 3 63
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 5 3 63
Coğrafya-1 7 3 4 43
KAYAÇLAR 1 0 1 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 2 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
Felsefe 5 2 3 40
FELSEFEYİ TANIMA 5 2 3 40
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 3 2 60

TYT Matematik 35 2 33 6

Matematik-1 35 2 33 6
SAYMA VE OLASILIK 35 2 33 6

TYT Fen 25 2 23 8

Fizik 9 2 7 22
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimya 8 0 8 0
KİMYASAL YASALAR 1 0 1 0
TEMEL YASALAR 5 0 5 0
MOL KAVRAMI 2 0 2 0
Biyoloji 8 0 8 0
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 0 4 0
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMAN ENES UÇAR 153 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 124,688 217,970 9 9 9 9 8559
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 8 27 1,25 4 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 7 18 2,50 10 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 9 26 2,50 7 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 6 19 1,25 5 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 30 90 7,50 6 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe dBaaedBcbeEcdcdadcdcdDdCbAdbaCdBeac

Cevap Anahtarı A CBDDDABECBEBCABCBDEDBDECDACCDCEBDCA

TYT Sosyal bdcEadeAbdCceECdcbacdcBDd

Cevap Anahtarı A CADECBBADB9ECE9AECBEAABDE

TYT Matematik bCcaCdbcDaCadebeaDaaaEbacDaecBcecCa

Cevap Anahtarı A ECECCBCDDCCBCDCABDCEBEDDEDEDDBDBBCC

TYT Fen daaCecabBaAcaaebdbeDBEbdb

Cevap Anahtarı A AEECAEBDBBAEDCCEBDCDBEACE

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 8 27 23

Türkçe 35 8 27 23
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 1 6 14
HİKAYE 2 0 2 0
MESNEVİ 3 1 2 33
İLAHİ 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 1 4 20
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 1 0 100
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 18 28

Tarih-1 8 2 6 25
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 3 4 43
KAYAÇLAR 1 0 1 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
Felsefe 5 0 5 0
FELSEFEYİ TANIMA 5 0 5 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 2 3 40

TYT Matematik 35 9 26 26

Matematik-1 35 9 26 26
SAYMA VE OLASILIK 35 9 26 26

TYT Fen 25 6 19 24

Fizik 9 2 7 22
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimya 8 1 7 13
KİMYASAL YASALAR 1 0 1 0
TEMEL YASALAR 5 1 4 20
MOL KAVRAMI 2 0 2 0
Biyoloji 8 3 5 38
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 1 3 25
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SOYLU 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 5 30 -2,50 -7 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 5 20 0,00 0 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 4 14 0,50 1 0,29 0,29 7,67

Toplam: 120 14 64 -2,00 -2 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe bbddcaeecBeccdaaeBBDcbaAabeadbeadee

Cevap Anahtarı B DDCBBEDAEBCBABCDCBBDEDDAECCECCDCABD

TYT Sosyal DaCbddaceebdACbecaceBaddd

Cevap Anahtarı B DECABACBBDCE99ECBEEABDEAA

TYT Matematik cdaaeeCcCdeCbbeacE                 

Cevap Anahtarı B ECECCDCBCBDCCABCDEBDCEDEDDBDEDDCCBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 5 30 14

Türkçe 35 5 30 14
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 0 3 0
HALK HİKAYELERİ 7 0 7 0
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
MESNEVİ 3 0 3 0
HİKAYE 2 1 1 50
İLAHİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 1 4 20
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 20 20

Tarih-1 8 2 6 25
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 2 5 29
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
KAYAÇLAR 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
Felsefe 5 0 5 0
FELSEFEYİ TANIMA 5 0 5 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 1 4 20

TYT Matematik 35 4 14 11

Matematik-1 35 4 14 11
SAYMA VE OLASILIK 35 4 14 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TEVRAT ELMALI 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 123,280 217,970 10 10 10 10 8603
Puanı Hesaplanan: 13 13 13 9058

Katılımlar: 14 14 14 14 9306

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 11 24 5,00 14 4,39 4,39 9,89

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 1,57 1,57 3,72

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 1,62 1,62 1,33

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,86 0,86 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,00 3,71

TYT Sosyal 25 9 15 5,25 21 6,05 6,05 11,39

Matematik-1 35 6 29 -1,25 -4 0,29 0,29 7,67

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,19 0,19 1,92

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 -0,35 -0,35 2,57

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,52 0,52 3,42

TYT Fen 25 4 21 -1,25 -5 0,37 0,37 7,91

Toplam: 120 30 89 7,75 6 11,05 11,05 36,27

TYT Türkçe abaBcEecEdCdAebDaecDbDabdadEbCaCbce

Cevap Anahtarı B DDCBBEDAEBCBABCDCBBDEDDAECCECCDCABD

TYT Sosyal abCdeddBe* cDEdaBEcABccAe

Cevap Anahtarı B DECABACBBDCE99ECBEEABDEAA

TYT Matematik dedbaeCdeBcCbAadabcaabcccbaDcbbeaBc

Cevap Anahtarı B ECECCDCBCBDCCABCDEBDCEDEDDBDEDDCCBB

TYT Fen abcdedcBabcDedcbabcDedcbA

Cevap Anahtarı B ECAEBAEBDAEDBEBCCDBDCCEEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 35 11 24 31

Türkçe 35 11 24 31
GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ 3 1 2 33
HALK HİKAYELERİ 7 2 5 29
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ 1 0 1 0
MESNEVİ 3 2 1 67
HİKAYE 2 0 2 0
İLAHİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DEDE KORKUT HİKAYELERİ 2 1 1 50
HİKAYE TÜRLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 5 1 4 20
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
TÜRKÇENİN EVRELERİ 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ  ŞİİRİ 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 15 36

Tarih-1 8 2 6 25
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 8 2 6 25
Coğrafya-1 7 2 4 29
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(İÇ KUVVETLER) 1 0 1 0
KAYAÇLAR 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ(DIŞ KUVVETLER) 2 1 1 50
İÇ KUVVETLER 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
FELSEFEYİ TANIMA 5 3 2 60
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ 5 2 3 40

TYT Matematik 35 6 29 17

Matematik-1 35 6 29 17
SAYMA VE OLASILIK 35 6 29 17

TYT Fen 25 4 21 16

Fizik 9 1 8 11
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve
güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 8 1 7 13
TEMEL YASALAR 5 0 5 0
MOL KAVRAMI 2 1 1 50
KİMYASAL YASALAR 1 0 1 0
Biyoloji 8 2 6 25
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 4 2 2 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME 2 0 2 0
CANLILARDA HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİKLERİ 1 0 1 0
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