
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF DENEME-2 24 24 24 12314

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 15,5 9,00 13,8 9,3 11,43 11,6 13,7 8,21 9,5 10,4 6,90 47,8 48,8 35,54 216,750

Okul Ortalaması 9,9 23,1 4,09 8,4 15,5 4,55 7,1 22,7 1,41 7,2 15,2 3,36 32,6 76,5 13,41 144,020

KATILIMLAR

1 135 HÜLYA GÜLSÜM YÜKSEL-9A 19 11 16,25 20 4 19,00 6 3 5,25 12 7 10,25 57 25 50,75 254,155 1 1 1 1 3379

2 112 İLKBAL AYDIN -9A 11 24 5,00 11 13 7,75 13 22 7,50 12 13 8,75 47 72 29,00 190,818 2 2 2 2 6771

3 109 EFTAL ÇİMEN -9A 9 26 2,50 14 11 11,25 13 20 8,00 5 20 0,00 41 77 21,75 172,468 3 3 3 3 7935

4 115 MEHMET CEBECİOĞLU -9A 10 25 3,75 11 14 7,50 11 24 5,00 11 14 7,50 43 77 23,75 171,963 4 4 4 4 7978

5 129 SONGÜL KARAALİ -9A 8 21 2,75 9 7 7,25 11 21 5,75 10 15 6,25 38 64 22,00 168,018 5 5 5 5 8229

6 114 SUDENUR ŞEN -9A 8 17 3,75 13 10 10,50 8 19 3,25 8 13 4,75 37 59 22,25 165,695 6 6 6 6 8417

7 133 TUANA DUMAN -9A 9 16 5,00 13 10 10,50 2 9 -0,25 11 9 8,75 35 44 24,00 164,483 7 7 7 7 8495

8 120 PINAR TAYLAN -9A 10 22 4,50 6 18 1,50 10 15 6,25 9 14 5,50 35 69 17,75 159,958 8 8 8 8 8808

9 108 BÜŞRA AYDEMİR -9A 12 15 8,25 12 10 9,50 3 18 -1,50 3 2 2,50 30 45 18,75 153,633 9 9 9 9 9230

10 118 MERTDAĞ -9A 10 25 3,75 13 12 10,00 6 29 -1,25 9 16 5,00 38 82 17,50 145,600 10 10 10 10 9739

11 0 ŞEVVAL ÖZDEMİR -9A 10 25 3,75 11 14 7,50 1 9 -1,25 11 14 7,50 33 62 17,50 145,025 11 11 11 11 9788

12 127 ŞÜKRÜ AKGÜMÜŞ -9A 13 22 7,50 8 17 3,75 8 27 1,25 4 21 -1,25 33 87 11,25 139,225 12 12 12 12 10141

13 111 HİLAL TAYLAN -9A 8 21 2,75 8 11 5,25 5 22 -0,50 10 12 7,00 31 66 14,50 137,695 13 13 13 13 10213

14 113 İRFAN EREN  *HŞİ -9A 6 29 -1,25 4 21 -1,25 11 24 5,00 10 15 6,25 31 89 8,75 128,500 14 14 14 14 10742

15 125 SELİN CAN -9A 11 24 5,00 7 18 2,50 6 29 -1,25 8 17 3,75 32 88 10,00 127,913 15 15 15 15 10775

16 134 ZEYNEP DURSUN -9A 13 22 7,50 4 21 -1,25 5 30 -2,50 6 19 1,25 28 92 5,00 116,063 16 16 16 16 11302

17 126 SENAN R ÖZTÜRK -9A 11 24 5,00 7 18 2,50 6 29 -1,25 2 15 -1,75 26 86 4,50 115,043 17 17 17 17 11332

18 122 RÜMEYSA ARABACI -9A 7 28 0,00 6 19 1,25 8 27 1,25 7 18 2,50 28 92 5,00 114,500 18 18 18 18 11349

19 101 ALİTÜRK -9A 10 25 3,75 4 21 -1,25 7 28 0,00 6 19 1,25 27 93 3,75 113,300 19 19 19 19 11395

20 106 BAHAR TANK -9A 7 28 0,00 6 17 1,75 8 22 2,50 1 9 -1,25 22 76 3,00 112,398 20 20 20 20 11429

21 119 NURCAN ORHAN -9A 8 27 1,25 6 19 1,25 6 29 -1,25 3 22 -2,50 23 97 -1,25 96,538 21 21 21 21 11785

22 116 MELİH İLHAN -9A 9 26 2,50 2 23 -3,75 2 33 -6,25 6 19 1,25 19 101 -6,25 75,425 22 22 22 22 11854

23 132 TALHA TÜRK -9A 9 26 2,50 5 20 0,00 7 28 0,00 4 21 -1,25 25 95 1,25

24 0 ASE M  ÜNĞ    İ* -9A 9 26 2,50 2 23 -3,75 7 28 0,00 4 21 -1,25 22 98 -2,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF DENEME-2 24 24 24 12314

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,86 15,46 9,00 5,74 3,73 4,81 4,52 4,32 3,44 3,48 1,24 3,17 11,63 13,68 8,21 2,86 3,80 1,91 3,94 3,06 3,17 2,71 3,55 1,82 47,74 48,84 35,53 216,750

Okul Ortalaması 9,88 23,13 4,09 3,46 6,08 1,94 2,75 6,58 1,10 2,21 2,79 1,51 7,08 22,71 1,41 2,17 6,13 0,64 3,29 4,08 2,27 1,71 5,00 0,46 32,55 76,50 13,42 144,020

KATILIMLAR

1 135 HÜLYA GÜLSÜM YÜKSEL-9A 19 11 16,25 8 2 7,50 7 2 6,50 5 0 5,00 6 3 5,25 4 3 3,25 7 1 6,75 1 3 0,25 57 25 50,75 254,155 3379

2 112 İLKBAL AYDIN -9A 11 24 5,00 4 5 2,75 5 5 3,75 2 3 1,25 13 22 7,50 4 5 2,75 7 1 6,75 1 7 -0,75 47 72 29,00 190,818 6771

3 109 EFTAL ÇİMEN -9A 9 26 2,50 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 13 20 8,00 3 6 1,50 2 6 0,50 0 8 -2,00 41 77 21,75 172,468 7935

4 115 MEHMET CEBECİOĞLU -9A 10 25 3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 3 2 2,50 11 24 5,00 5 4 4,00 4 4 3,00 2 6 0,50 43 77 23,75 171,963 7978

5 129 SONGÜL KARAALİ -9A 8 21 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 11 21 5,75 3 6 1,50 6 2 5,50 1 7 -0,75 38 64 22,00 168,018 8229

6 114 SUDENUR ŞEN -9A 8 17 3,75 6 3 5,25 4 5 2,75 3 2 2,50 8 19 3,25 1 5 -0,25 4 4 3,00 3 4 2,00 37 59 22,25 165,695 8417

7 133 TUANA DUMAN -9A 9 16 5,00 5 4 4,00 5 4 4,00 3 2 2,50 2 9 -0,25 2 4 1,00 7 1 6,75 2 4 1,00 35 44 24,00 164,483 8495

8 120 PINAR TAYLAN -9A 10 22 4,50 2 7 0,25 2 8 0,00 2 3 1,25 10 15 6,25 2 5 0,75 5 3 4,25 2 6 0,50 35 69 17,75 159,958 8808

9 108 BÜŞRA AYDEMİR -9A 12 15 8,25 6 4 5,00 4 3 3,25 2 3 1,25 3 18 -1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 30 45 18,75 153,633 9230

10 118 MERTDAĞ -9A 10 25 3,75 7 3 6,25 3 7 1,25 3 2 2,50 6 29 -1,25 3 6 1,50 4 4 3,00 2 6 0,50 38 82 17,50 145,600 9739

11 0 ŞEVVAL ÖZDEMİR -9A 10 25 3,75 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 1 9 -1,25 3 6 1,50 5 3 4,25 3 5 1,75 33 62 17,50 145,025 9788

12 127 ŞÜKRÜ AKGÜMÜŞ -9A 13 22 7,50 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 8 27 1,25 1 8 -1,00 0 8 -2,00 3 5 1,75 33 87 11,25 139,225 10141

13 111 HİLAL TAYLAN -9A 8 21 2,75 2 6 0,50 2 4 1,00 4 1 3,75 5 22 -0,50 4 4 3,00 3 3 2,25 3 5 1,75 31 66 14,50 137,695 10213

14 113 İRFAN EREN  *HŞİ -9A 6 29 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 11 24 5,00 3 6 1,50 4 4 3,00 3 5 1,75 31 89 8,75 128,500 10742

15 125 SELİN CAN -9A 11 24 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 6 29 -1,25 3 6 1,50 5 3 4,25 0 8 -2,00 32 88 10,00 127,913 10775

16 134 ZEYNEP DURSUN -9A 13 22 7,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 5 30 -2,50 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 28 92 5,00 116,063 11302

17 126 SENAN R ÖZTÜRK -9A 11 24 5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 6 29 -1,25 0 9 -2,25 2 6 0,50 26 86 4,50 115,043 11332

18 122 RÜMEYSA ARABACI -9A 7 28 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 8 27 1,25 3 6 1,50 2 6 0,50 2 6 0,50 28 92 5,00 114,500 11349

19 101 ALİTÜRK -9A 10 25 3,75 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 7 28 0,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 2 6 0,50 27 93 3,75 113,300 11395

20 106 BAHAR TANK -9A 7 28 0,00 1 8 -1,00 2 7 0,25 3 2 2,50 8 22 2,50 1 8 -1,00 0 1 -0,25 22 76 3,00 112,398 11429

21 119 NURCAN ORHAN -9A 8 27 1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 6 29 -1,25 0 9 -2,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 23 97 -1,25 96,538 11785

22 116 MELİH İLHAN -9A 9 26 2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 33 -6,25 1 8 -1,00 2 6 0,50 3 5 1,75 19 101 -6,25 75,425 11854

23 132 TALHA TÜRK -9A 9 26 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 7 28 0,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 7 -0,75 25 95 1,25

24 0 ASE M  ÜNĞ    İ* -9A 9 26 2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 7 28 0,00 0 9 -2,25 2 6 0,50 2 6 0,50 22 98 -2,50

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DÜZCE ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF DENEME-2 24 24 24 12314

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,86 15,46 9,00 5,74 3,73 4,81 4,52 4,32 3,44 3,48 1,24 3,17 11,63 13,68 8,21 2,86 3,80 1,91 3,94 3,06 3,17 2,71 3,55 1,82 47,74 48,84 35,53 216,750

Okul Ortalaması 9,88 23,13 4,09 3,46 6,08 1,94 2,75 6,58 1,10 2,21 2,79 1,51 7,08 22,71 1,41 2,17 6,13 0,64 3,29 4,08 2,27 1,71 5,00 0,46 32,55 76,50 13,42 144,020

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2
DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİTÜRK 101 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 113,300 216,750 19 19 19 19 11395
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 4 21 -1,25 -5 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 7 28 0,00 0 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 3 5 1,75 22 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,46 0,46 1,82

Fen 25 6 19 1,25 5 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 27 93 3,75 3 13,42 13,42 35,15

Türkçe bbceaeDbeCdaEBaDcaEdbcEcaBEacbeEada

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal adbcdabdaeeabcdEeAccaecAB

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik aeebdCbdacebDeADaCEcedbeaEdaedcabde

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen aeCabecaeaCdbaCcDbECdaece

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 0 2 0
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EDEBİ METİN 1 1 0 100
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 1 0 100
HİKAYEDE YAPI 2 0 2 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 2 0
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 2 1 67
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 1 0 100
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 4 21 16

Tarih-1 10 0 10 0
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 0 9 0
Coğrafya-1 10 2 8 20
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 0 3 0
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
BİLGİ VE İNANÇ 5 2 3 40

Matematik 35 7 28 20

Matematik-1 35 7 28 20
MANTIK 16 4 12 25
KÜMELER 16 3 13 19
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 6 19 24

Fizik 9 1 8 11
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Kimya 8 3 5 38
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 1 0 100
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 1 0 100
Biyoloji 8 2 6 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 1 1 50
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASE M  ÜNĞ    İ* 0 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 26 2,50 7 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 2 23 -3,75 -15 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 7 28 0,00 0 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 0 9 -2,25 -25 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,46 0,46 1,82

Fen 25 4 21 -1,25 -5 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 22 98 -2,50 -2 13,42 13,42 35,15

Türkçe baebDceAecBecadEBDcabdadEcCacdeaedB

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal eDCabbaebacbdbdeaedbeaaae

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik abdeadcAebDEacabdbeadbecAbCabdeDBaa

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen adccaebeeCDaceedcaebadABe

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 9 26 26

Türkçe 35 9 26 26
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 0 2 0
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 2 23 8

Tarih-1 10 2 8 20
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 1 8 11
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 0 10 0
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 0 3 0
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 4 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
BİLGİ VE İNANÇ 5 0 5 0

Matematik 35 7 28 20

Matematik-1 35 7 28 20
MANTIK 16 3 13 19
KÜMELER 16 3 13 19
SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33

Fen 25 4 21 16

Fizik 9 0 9 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 2 6 25
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
Biyoloji 8 2 6 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR TANK 106 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 112,398 216,750 20 20 20 20 11429
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 7 28 0,00 0 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 6 17 1,75 7 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 8 22 2,50 7 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,82

Fen 25 1 9 -1,25 -5 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 22 76 3,00 3 13,42 13,42 35,15

Türkçe AaeAacabeeBeBcdbBaedacbadaCacaaaeaB

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal  cCadbacaaaeBadbBac ABBae

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik aacbDEcdCdaEacecAaaecAaE     Eccabe

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen adbcbBecbb               

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 7 28 20

Türkçe 35 7 28 20
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 1 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 0 2 0
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 2 0
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 3 0 3 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 6 17 24

Tarih-1 10 1 8 10
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 0 8 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 2 7 20
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 0 3 0
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 1 0 100
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 2 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
BİLGİ VE İNANÇ 5 3 2 60

Matematik 35 8 22 23

Matematik-1 35 8 22 23
MANTIK 16 5 11 31
KÜMELER 16 3 8 19
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 1 9 4

Fizik 9 1 8 11
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kimya 8 0 1 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 0 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 0 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 0 0
ATOM MODELLERİ 1 0 0 0
BİLEŞİKLER 1 0 0 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 0 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 0 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AYDEMİR 108 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 153,633 216,750 9 9 9 9 9230
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 12 15 8,25 24 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 12 10 9,50 38 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 3 18 -1,50 -4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 2 0 2,00 25 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,82

Fen 25 3 2 2,50 10 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 30 45 18,75 16 13,42 13,42 35,15

Türkçe  A B  DecedBcaB eCE eadBadaCDCB  aa

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal ddADEeAACcC C aE bBecCDee

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik cbdCcd aaa a  b c a  dcc  EC b   eb

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen E   cc   DC              

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 12 15 34

Türkçe 35 12 15 34
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 0 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 0 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 2 1 67
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 1 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 0 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 1 0
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 0 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 0 0

Sosyal 25 12 10 48

Tarih-1 10 6 4 60
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 6 3 67
Coğrafya-1 10 4 3 40
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 0 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 0 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 2 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
BİLGİ VE İNANÇ 5 2 3 40

Matematik 35 3 18 9

Matematik-1 35 3 18 9
MANTIK 16 1 10 6
KÜMELER 16 2 6 13
SAYI KÜMELERİ 3 0 2 0

Fen 25 3 2 12

Fizik 9 1 2 11
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Kimya 8 2 0 25
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 0 0 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 0 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 0 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 0 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 0 0
ATOM MODELLERİ 1 0 0 0
Biyoloji 8 0 0 0
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 0 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFTAL ÇİMEN 109 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 172,468 216,750 3 3 3 3 7935
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 26 2,50 7 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 14 11 11,25 45 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 13 20 8,00 23 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 0 8 -2,00 -25 0,46 0,46 1,82

Fen 25 5 20 0,00 0 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 41 77 21,75 18 13,42 13,42 35,15

Türkçe AedeCeDbaCaBEdaeaeadccbacdEbbCaddEb

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal CdADEDbACDabCdeEDcBaBdcAe

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik Bb dACeEBdaCbedDbCaDeAbcdEEdCbaabc 

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen abCdeeDCbaaBcDedcbabcdebc

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 9 26 26

Türkçe 35 9 26 26
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EDEBİ METİN 1 1 0 100
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 2 1 67
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 0 2 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 2 0
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 14 11 56

Tarih-1 10 8 2 80
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 7 2 78
Coğrafya-1 10 4 6 40
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 2 2 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
BİLGİ VE İNANÇ 5 2 3 40

Matematik 35 13 20 37

Matematik-1 35 13 20 37
MANTIK 16 7 8 44
KÜMELER 16 6 10 38
SAYI KÜMELERİ 3 0 2 0

Fen 25 5 20 20

Fizik 9 3 6 33
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kimya 8 2 6 25
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
Biyoloji 8 0 8 0
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TAYLAN 111 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 137,695 216,750 13 13 13 13 10213
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 8 21 2,75 8 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 8 11 5,25 21 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 5 22 -0,50 -1 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 4 4 3,00 33 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 3 3 2,25 28 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,46 0,46 1,82

Fen 25 10 12 7,00 28 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 31 66 14,50 12 13,42 13,42 35,15

Türkçe daAdabCbaa eBcca DeCaBbe  dd CeEa d

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal ccCaAdd  bDC  ee eb ABBCa

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik C dbedaAedDaea a aedbeCa eb  d  ccC

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen bdDBeBcA bD b BcDaCbEedeC

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 8 21 23

Türkçe 35 8 21 23
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 1 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 2 0 100
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 3 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 0 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 10 2 6 20
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 1 6 11
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 2 4 20
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 1 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 0 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 1 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
BİLGİ VE İNANÇ 5 4 1 80

Matematik 35 5 22 14

Matematik-1 35 5 22 14
MANTIK 16 3 11 19
KÜMELER 16 1 11 6
SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33

Fen 25 10 12 40

Fizik 9 4 4 44
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kimya 8 3 3 38
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 0 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 0 0
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
Biyoloji 8 3 5 38
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 1 1 50
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA GÜLSÜM YÜKSEL 135 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,155 216,750 1 1 1 1 3379
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 19 11 16,25 46 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 20 4 19,00 76 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 6 3 5,25 15 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 4 3 3,25 36 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 7 1 6,75 84 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,46 0,46 1,82

Fen 25 12 7 10,25 41 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 57 25 50,75 42 13,42 13,42 35,15

Türkçe eB ADeCbBace  eEBDeCaeDB BCB CDEbEB

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal ADCdAAEDaCDCeCCcBDE ABBCD

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik b BD             b         C EdD  C

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen CEbB deA CDCADBbD b aA  b

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 19 11 54

Türkçe 35 19 11 54
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 1 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 0 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HİKAYE İNCELEME 1 1 0 100
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 3 1 0 33
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 1 0 100
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 20 4 80

Tarih-1 10 8 2 80
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 7 2 78
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 7 2 70
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 3 0 100
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 2 0 100
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 2 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 5 5 0 100

Matematik 35 6 3 17

Matematik-1 35 6 3 17
MANTIK 16 2 1 13
KÜMELER 16 2 1 13
SAYI KÜMELERİ 3 2 1 67

Fen 25 12 7 48

Fizik 9 4 3 44
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 7 1 88
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 1 0 100
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
Biyoloji 8 1 3 13
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 1 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKBAL AYDIN 112 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,818 216,750 2 2 2 2 6771
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 11 24 5,00 14 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 11 13 7,75 31 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 13 22 7,50 21 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 4 5 2,75 31 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 7 1 6,75 84 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,46 0,46 1,82

Fen 25 12 13 8,75 35 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 47 72 29,00 24 13,42 13,42 35,15

Türkçe AAeBababBdcBbdBcadacaedBeecCDCcaBba

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal bCAe DbbCaCaCBCcbbBeBaeAe

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik aeCacdDdBEedecAceeEbCAAebdECbeccCBa

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen EcbBAcDbcDCBAcCADaEdbabac

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 11 24 31

Türkçe 35 11 24 31
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 1 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 2 0
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 11 13 44

Tarih-1 10 4 5 40
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 4 4 44
Coğrafya-1 10 5 5 50
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 1 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 1 0 100
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
BİLGİ VE İNANÇ 5 2 3 40

Matematik 35 13 22 37

Matematik-1 35 13 22 37
MANTIK 16 5 11 31
KÜMELER 16 6 10 38
SAYI KÜMELERİ 3 2 1 67

Fen 25 12 13 48

Fizik 9 4 5 44
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Kimya 8 7 1 88
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 1 0 100
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 1 0 100
Biyoloji 8 1 7 13
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN EREN  *HŞİ 113 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 128,500 216,750 14 14 14 14 10742
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 6 29 -1,25 -4 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 4 21 -1,25 -5 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 11 24 5,00 14 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,46 0,46 1,82

Fen 25 10 15 6,25 25 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 31 89 8,75 7 13,42 13,42 35,15

Türkçe eAABababaedccacccdbBbcdabcEaeCabdca

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal eadDccdcbDabeedEaddacCaea

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik cDaCbbDdeEabDcbeceabbAbbCdEaCAdadBe

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen dcecAccCAaeBADbdDdaddBCaA

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 6 29 17

Türkçe 35 6 29 17
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 0 2 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 4 21 16

Tarih-1 10 2 8 20
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 2 7 22
Coğrafya-1 10 1 9 10
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 0 3 0
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 4 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
BİLGİ VE İNANÇ 5 1 4 20

Matematik 35 11 24 31

Matematik-1 35 11 24 31
MANTIK 16 5 11 31
KÜMELER 16 5 11 31
SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33

Fen 25 10 15 40

Fizik 9 3 6 33
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kimya 8 4 4 50
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 1 0 100
Biyoloji 8 3 5 38
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CEBECİOĞLU 115 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 171,963 216,750 4 4 4 4 7978
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 11 14 7,50 30 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 11 24 5,00 14 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 5 4 4,00 44 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,46 0,46 1,82

Fen 25 11 14 7,50 30 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 43 77 23,75 20 13,42 13,42 35,15

Türkçe cBeeabacBdBbdDeaaDBCadbeccdBcCDdbac

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal AcCdAbEDadaddCCceDcbAeBbD

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik becDDdBbeeDECDbbcabCbAdEcbadeEabdeb

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen aabBDaAACCedAeBeDbdcEAbda

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 1 0 100
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 1 0 100
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 11 14 44

Tarih-1 10 5 5 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 4 5 44
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 3 7 30
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
BİLGİ VE İNANÇ 5 3 2 60

Matematik 35 11 24 31

Matematik-1 35 11 24 31
MANTIK 16 7 9 44
KÜMELER 16 4 12 25
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 11 14 44

Fizik 9 5 4 56
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 4 4 50
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
Biyoloji 8 2 6 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH İLHAN 116 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 75,425 216,750 22 22 22 22 11854
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 26 2,50 7 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 2 23 -3,75 -15 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 2 33 -6,25 -18 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,46 0,46 1,82

Fen 25 6 19 1,25 5 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 13,42 13,42 35,15

Türkçe cBcAbceeaceCaacdBcBaadeBcdddECabbcB

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal caeaAdcacbadcaCcaaaebcadb

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik ebecebacdaebbaebAcedacbacbaCbadecad

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen bcbcbabcCdcbAbaAbCabbdcBC

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 9 26 26

Türkçe 35 9 26 26
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 1 0 100
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 2 0
ŞİİRDE UYAK 1 1 0 100
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 2 23 8

Tarih-1 10 1 9 10
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 1 8 11
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Coğrafya-1 10 1 9 10
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 4 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
BİLGİ VE İNANÇ 5 0 5 0

Matematik 35 2 33 6

Matematik-1 35 2 33 6
MANTIK 16 1 15 6
KÜMELER 16 1 15 6
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 6 19 24

Fizik 9 1 8 11
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 2 6 25
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
Biyoloji 8 3 5 38
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 1 1 50
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTDAĞ 118 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 145,600 216,750 10 10 10 10 9739
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 13 12 10,00 40 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 6 29 -1,25 -4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,46 0,46 1,82

Fen 25 9 16 5,00 20 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 38 82 17,50 15 13,42 13,42 35,15

Türkçe ABcAaDCeaccbaccaaDcdadceEadccCccbEB

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal ADCdAbEDaCaaeCCbBebeAeBCc

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik dbBDDaaAadeabababaCacdabdbaacceDaaa

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen eEaBacAdaCDdAedeDeCacAdab

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 1 0 100
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 13 12 52

Tarih-1 10 7 3 70
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 6 3 67
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 3 7 30
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
BİLGİ VE İNANÇ 5 3 2 60

Matematik 35 6 29 17

Matematik-1 35 6 29 17
MANTIK 16 4 12 25
KÜMELER 16 1 15 6
SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33

Fen 25 9 16 36

Fizik 9 3 6 33
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 4 4 50
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
Biyoloji 8 2 6 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 1 1 50
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ORHAN 119 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 96,538 216,750 21 21 21 21 11785
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 8 27 1,25 4 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 6 19 1,25 5 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 6 29 -1,25 -4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 0 9 -2,25 -25 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,46 0,46 1,82

Fen 25 3 22 -2,50 -10 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 13,42 13,42 35,15

Türkçe AddBCcceaacedBacBecBedacbecCabedcEb

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal aCebEbAdCeaedabaaeBcdCade

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik ebdeACbEdEebcDAcbacebdcbbadeaceeaea

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen dabdecbdebacbDaecbbCAdebe

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 8 27 23

Türkçe 35 8 27 23
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 2 0 100
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 6 19 24

Tarih-1 10 4 6 40
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 4 5 44
Coğrafya-1 10 1 9 10
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 0 3 0
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
BİLGİ VE İNANÇ 5 1 4 20

Matematik 35 6 29 17

Matematik-1 35 6 29 17
MANTIK 16 6 10 38
KÜMELER 16 0 16 0
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 3 22 12

Fizik 9 0 9 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Kimya 8 1 7 13
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
Biyoloji 8 2 6 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 1 1 50
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR TAYLAN 120 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 159,958 216,750 8 8 8 8 8808
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 22 4,50 13 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 6 18 1,50 6 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 10 15 6,25 18 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 2 5 0,75 8 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 5 3 4,25 53 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,46 0,46 1,82

Fen 25 9 14 5,50 22 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 35 69 17,75 15 13,42 13,42 35,15

Türkçe dAABacaD aBdaB  cdEceebdacdCcacEabD

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal bdcaEDbce CeeaCbabdcabDAe

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik aDaCcaDcB  deDA cCdb Ab   Ea c De a

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen bbC cccC DeBeDeADeaCcdaEe

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 10 22 29

Türkçe 35 10 22 29
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 0 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 0 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 2 0
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 0 3 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 1 0 100
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 6 18 24

Tarih-1 10 2 7 20
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 2 6 22
Coğrafya-1 10 2 8 20
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 4 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
BİLGİ VE İNANÇ 5 2 3 40

Matematik 35 10 15 29

Matematik-1 35 10 15 29
MANTIK 16 6 7 38
KÜMELER 16 4 6 25
SAYI KÜMELERİ 3 0 2 0

Fen 25 9 14 36

Fizik 9 2 5 22
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Kimya 8 5 3 63
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 1 0 100
Biyoloji 8 2 6 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 1 1 50
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ARABACI 122 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 114,500 216,750 18 18 18 18 11349
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 7 28 0,00 0 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 6 19 1,25 5 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 8 27 1,25 4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,46 0,46 1,82

Fen 25 7 18 2,50 10 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 28 92 5,00 4 13,42 13,42 35,15

Türkçe eaceDbabeadaBcabBbdacBDBdeCdaeadabc

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal AadedAdbeaeaBCaAcabcAcdae

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik aeaDDaadeebcCDeDAaadaAdadcbaAb*beaa

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen dEaBcaAbaecCdadAabdaEAcca

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 7 28 20

Türkçe 35 7 28 20
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 1 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 0 2 0
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 1 0 100
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 3 0 3 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 6 19 24

Tarih-1 10 2 8 20
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 2 7 22
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Coğrafya-1 10 3 7 30
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 0 3 0
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 1 0 100
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
BİLGİ VE İNANÇ 5 1 4 20

Matematik 35 8 27 23

Matematik-1 35 8 27 23
MANTIK 16 6 10 38
KÜMELER 16 2 14 13
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 7 18 28

Fizik 9 3 6 33
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 2 6 25
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 1 0 100
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
Biyoloji 8 2 6 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN CAN 125 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 127,913 216,750 15 15 15 15 10775
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 11 24 5,00 14 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 7 18 2,50 10 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 6 29 -1,25 -4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 5 3 4,25 53 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 0 8 -2,00 -25 0,46 0,46 1,82

Fen 25 8 17 3,75 15 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 32 88 10,00 8 13,42 13,42 35,15

Türkçe cAAaabbaBdaBaaceBeaaDabdaecCDCBaBbb

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal CaAbdeccaedbCcadbAaeaCDbB

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik ebbaAbcceaedeecDbCcaebdAdbEdbAdbeec

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen EDaebcbeADaBADeAadbdeadbc

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 11 24 31

Türkçe 35 11 24 31
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 2 0 100
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 7 18 28

Tarih-1 10 2 8 20
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 1 8 11
Coğrafya-1 10 2 8 20
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
BİLGİ VE İNANÇ 5 3 2 60

Matematik 35 6 29 17

Matematik-1 35 6 29 17
MANTIK 16 2 14 13
KÜMELER 16 4 12 25
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 8 17 32

Fizik 9 3 6 33
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Kimya 8 5 3 63
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
Biyoloji 8 0 8 0
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENAN R ÖZTÜRK 126 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 115,043 216,750 17 17 17 17 11332
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 11 24 5,00 14 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 7 18 2,50 10 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 6 29 -1,25 -4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 0 9 -2,25 -25 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,82

Fen 25 2 15 -1,75 -7 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 26 86 4,50 4 13,42 13,42 35,15

Türkçe AadbaaCbdecdaaBaBDcbEBaeEeaBECabaaa

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal AbCaAcabaCaCBdebceabeBeaa

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik aeaebEaedCDEeabebceaaeaacdaaAEdaeae

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen baaaeadcaCbeAeeea        

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 11 24 31

Türkçe 35 11 24 31
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 2 33
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 2 0 100
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 2 0 100
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 3 3 0 100
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 7 18 28

Tarih-1 10 4 6 40
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 3 6 33
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Coğrafya-1 10 2 8 20
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 1 0 100
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 4 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
BİLGİ VE İNANÇ 5 1 4 20

Matematik 35 6 29 17

Matematik-1 35 6 29 17
MANTIK 16 4 12 25
KÜMELER 16 2 14 13
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 2 15 8

Fizik 9 0 9 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 2 6 25
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
Biyoloji 8 0 0 0
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 0 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZDEMİR 0 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 145,025 216,750 11 11 11 11 9788
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 10 25 3,75 11 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 11 14 7,50 30 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 1 9 -1,25 -4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 5 3 4,25 53 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,46 0,46 1,82

Fen 25 11 14 7,50 30 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 33 62 17,50 15 13,42 13,42 35,15

Türkçe cAABacaecdaeEaBcBaadDedeeeEeceBcacD

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal CbADEbcdbebDCadEcbBcBCabB

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik dbC        d   cbacba              

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen EbCdbBcadbCBADCebedbcBeEA

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 10 25 29

Türkçe 35 10 25 29
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 2 0 100
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 2 1 67
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 11 14 44

Tarih-1 10 4 6 40
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 3 6 33
Coğrafya-1 10 4 6 40
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 1 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
BİLGİ VE İNANÇ 5 3 2 60

Matematik 35 1 9 3

Matematik-1 35 1 9 3
MANTIK 16 1 4 6
KÜMELER 16 0 5 0
SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0

Fen 25 11 14 44

Fizik 9 3 6 33
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Kimya 8 5 3 63
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 1 0 100
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
Biyoloji 8 3 5 38
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL KARAALİ 129 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 168,018 216,750 5 5 5 5 8229
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 8 21 2,75 8 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 9 7 7,25 29 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 11 21 5,75 16 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,46 0,46 1,82

Fen 25 10 15 6,25 25 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 38 64 22,00 18 13,42 13,42 35,15

Türkçe  AeebcacBaadbBeccdadDe BecECD   d a

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal CaAe  Ad  C C    bceBCDAe

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik daCbeCDadEbCbcdab EaddAeCaEab dcC D

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen abeaAcDCcDCBADeAeebbcdeEd

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 8 21 23

Türkçe 35 8 21 23
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 2 0
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 1 0 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 0 0
HİKAYE 1 0 0 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 10 3 3 30
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 2 3 22
Coğrafya-1 10 2 3 20
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 0 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 0 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 0 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 3 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
BİLGİ VE İNANÇ 5 4 1 80

Matematik 35 11 21 31

Matematik-1 35 11 21 31
MANTIK 16 5 11 31
KÜMELER 16 4 10 25
SAYI KÜMELERİ 3 2 0 67

Fen 25 10 15 40

Fizik 9 3 6 33
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Kimya 8 6 2 75
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
Biyoloji 8 1 7 13
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR ŞEN 114 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 165,695 216,750 6 6 6 6 8417
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 8 17 3,75 11 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 13 10 10,50 42 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 8 19 3,25 9 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 0,46 0,46 1,82

Fen 25 8 13 4,75 19 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 37 59 22,25 19 13,42 13,42 35,15

Türkçe  AABadaac B bd  e daDc dee CDe  dEa

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal CdAcEbAAC CaC eEccBeBaDAe

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik db  eCcacE bcad DdEeb Ab ddaC B dBe

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen Eb aea  dbCBADdbed CeadEA

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 8 17 23

Türkçe 35 8 17 23
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 1 0 100
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EDEBİ METİN 1 0 0 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 1 1 33
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 1 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 0 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 3 0 0 0
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 0 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 13 10 52

Tarih-1 10 6 3 60
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 5 3 56
Coğrafya-1 10 4 5 40
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 1 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 0 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 1 1 50
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
BİLGİ VE İNANÇ 5 3 2 60

Matematik 35 8 19 23

Matematik-1 35 8 19 23
MANTIK 16 2 10 13
KÜMELER 16 5 7 31
SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33

Fen 25 8 13 32

Fizik 9 1 5 11
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0
Kimya 8 4 4 50
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 1 0 100
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
Biyoloji 8 3 4 38
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 1 1 50
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRÜ AKGÜMÜŞ 127 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 139,225 216,750 12 12 12 12 10141
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 13 22 7,50 21 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 8 17 3,75 15 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 8 27 1,25 4 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 0 8 -2,00 -25 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,46 0,46 1,82

Fen 25 4 21 -1,25 -5 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 33 87 11,25 9 13,42 13,42 35,15

Türkçe dacecDCAaBddecdEBeBabcDedcbabCDEDcB

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal eabCeAbcDeDCBabcdedcbaBCa

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik aeabcdBceeabdbbDAeaCaeadAACebEabdaa

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen dacBacdbaeaabcdeedbaddABC

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 13 22 37

Türkçe 35 13 22 37
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 2 1 67
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 1 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 2 0
ŞİİRDE UYAK 1 1 0 100
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 1 0 100
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 3 0 3 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 8 17 32

Tarih-1 10 3 7 30
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 3 6 33
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Coğrafya-1 10 3 7 30
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 1 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 1 0 100
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 4 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
BİLGİ VE İNANÇ 5 2 3 40

Matematik 35 8 27 23

Matematik-1 35 8 27 23
MANTIK 16 3 13 19
KÜMELER 16 5 11 31
SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0

Fen 25 4 21 16

Fizik 9 1 8 11
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 0 8 0
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
Biyoloji 8 3 5 38
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TÜRK 132 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 26 2,50 7 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 5 20 0,00 0 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 7 28 0,00 0 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,46 0,46 1,82

Fen 25 4 21 -1,25 -5 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 25 95 1,25 1 13,42 13,42 35,15

Türkçe ceeADcCedddbaeBbBDeacBDadeddEebacdc

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal eebaAbbeaeaCdeCbeedDccaCa

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik adcDcbdACaabdbcbbadaadbacAaadbaDcDC

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen bbaBbedAeabdAedeaddcEebce

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 9 26 26

Türkçe 35 9 26 26
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 2 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 2 0 100
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HİKAYE İNCELEME 1 1 0 100
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 0 1 0
HİKAYE 1 0 1 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 1 0

Sosyal 25 5 20 20

Tarih-1 10 1 9 10
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 1 8 11
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Coğrafya-1 10 3 7 30
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 2 1 67
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 3 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
BİLGİ VE İNANÇ 5 1 4 20

Matematik 35 7 28 20

Matematik-1 35 7 28 20
MANTIK 16 3 13 19
KÜMELER 16 2 14 13
SAYI KÜMELERİ 3 2 1 67

Fen 25 4 21 16

Fizik 9 2 7 22
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 1 7 13
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 0 1 0
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
Biyoloji 8 1 7 13
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA DUMAN 133 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 164,483 216,750 7 7 7 7 8495
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 9 16 5,00 14 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 13 10 10,50 42 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 2 9 -0,25 -1 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 7 1 6,75 84 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 0,46 0,46 1,82

Fen 25 11 9 8,75 35 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 35 44 24,00 20 13,42 13,42 35,15

Türkçe ceeBCbDaaeBdba aBCa    BadEe Cc    

Cevap Anahtarı A AAABCADDBCBBEBBDBCEBDBEBDBECDCBEBED

Sosyal edAeEDA CcCDCBbc bcDBdDAe

Cevap Anahtarı A CCADEDAACDCDCBCEDABDBCDAB

Matematik acebddb eE d              E        

Cevap Anahtarı A BDCCACDEBECCDDADDCEDCAAACEECCABDCBD

Fen Ebb*b   ADCaADCADdE e dEe

Cevap Anahtarı A EDCBABDCADCBADCADCECABCEA

Soru No 12345678901234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 9 16 26

Türkçe 35 9 16 26
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 2 0
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 0 0 0
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ŞİİRDE İNCELEME 2 0 0 0
ŞİİRDE UYAK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 3 1 1 33
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 0 0 0
ŞİİR TÜRLERİ 1 0 0 0

Sosyal 25 13 10 52

Tarih-1 10 5 4 50
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 5 3 56
Coğrafya-1 10 5 4 50
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 3 0 100
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 1 0 100
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 1 2 25
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
BİLGİ VE İNANÇ 5 3 2 60

Matematik 35 2 9 6

Matematik-1 35 2 9 6
MANTIK 16 1 9 6
KÜMELER 16 1 0 6
SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0

Fen 25 11 9 44

Fizik 9 2 4 22
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Kimya 8 7 1 88
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 1 0 100
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 1 0 100
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 1 0 100
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 1 0 100
ATOM MODELLERİ 1 1 0 100
Biyoloji 8 2 4 25
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 1 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 1 33
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-2

DÜZCE / ÇİLİMLİ / ÇİLİMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURSUN 134 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 116,063 216,750 16 16 16 16 11302
Puanı Hesaplanan: 22 22 22 11855

Katılımlar: 24 24 24 24 12314

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 35 13 22 7,50 21 4,09 4,09 9,00

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,94 1,94 4,81

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,10 1,10 3,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,51 1,51 3,17

Sosyal 25 4 21 -1,25 -5 4,55 4,55 11,43

Matematik-1 35 5 30 -2,50 -7 1,41 1,41 8,21

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,64 0,64 1,91

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,27 2,27 3,17

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,46 0,46 1,82

Fen 25 6 19 1,25 5 3,36 3,36 6,90

Toplam: 120 28 92 5,00 4 13,42 13,42 35,15

Türkçe cBceDaCcecBbBbeaaDcCaceBdaCBcCabbEB

Cevap Anahtarı B ABAADDCABBBCBDBEBDBCEBDBEBCBECDEDEB

Sosyal cbadbAdcedcbaeCbcabcABedb

Cevap Anahtarı B ADCCAAEDDCDCBCCABDEDABBCD

Matematik aaaceaBceaabdcDabbadEbacccabAaBcdab

Cevap Anahtarı B CCBDDEBACCDECDDDADCCEACEAACCAEBDBDC

Fen dEbBaabcabDbbcabcbeaEcABb

Cevap Anahtarı B CEDBDBAACCDCADBADCCEEAABC

Soru No 12345678901234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 35 13 22 37

Türkçe 35 13 22 37
EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1 0 1 0
LEHÇE ŞİVE VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
EDEBİ METİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI 3 0 3 0
EDEBİ METİN 1 0 1 0
ŞİİRDE NAZIM BİÇİMLERİ 2 1 1 50
NAZIM TÜRLERİ/ŞİİR 1 0 1 0
HİKAYEDE YAPI 2 1 1 50
GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER/METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
ŞİİRDE İNCELEME 2 1 1 50
ŞİİRDE UYAK 1 0 1 0
ADLAR VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HİKAYE İNCELEME 1 0 1 0
HİKAYE ÇEŞİTLERİ 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 3 1 2 33
ŞİİRDE NAZIM TÜRLERİ 1 1 0 100
HİKAYE 1 1 0 100
ŞİİR TÜRLERİ 1 1 0 100

Sosyal 25 4 21 16

Tarih-1 10 1 9 10
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 9 1 8 11
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Coğrafya-1 10 1 9 10
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLERİ 3 1 2 33
COĞRAFYA BİLİMİNİN GELİŞİMİ(COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ) 1 0 1 0
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ 2 0 2 0
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 4 0 4 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
BİLGİ VE İNANÇ 5 2 3 40

Matematik 35 5 30 14

Matematik-1 35 5 30 14
MANTIK 16 1 15 6
KÜMELER 16 3 13 19
SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33

Fen 25 6 19 24

Fizik 9 2 7 22
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimya 8 1 7 13
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1 0 1 0
KİMYA NEDİR? NE İŞE YARAR? 1 1 0 100
ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI 1 0 1 0
KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER 1 0 1 0
ATOM MODELLERİ 1 0 1 0
BİLEŞİKLER 1 0 1 0
ASİT-BAZ -TUZ 1 0 1 0
LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI 1 0 1 0
Biyoloji 8 3 5 38
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER 2 0 2 0
CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 3 1 2 33
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